公告编号：2024-012

证券代码：872752        证券简称：艾茉森        主办券商：万联证券

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 31,428,150 股，占公司总股本 97.56%，可交

易时间为 2024年 5 月 28 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号 股东姓名或名称

是否为

控股股

东、实际

控制人

或其一

致行动

人

董事、监

事、高级

管理人

员任职

情况

本次

解限

售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解除

限售股数

占公司总

股本比例

尚未解除

限售的股

票数量

1
广州珠江钢琴集团股份有限

公司
是 否

A 23,255,900
72.1899% 0

2
广州艾茉森一号投资合伙企

业（有限合伙）
否 否

A 2,420,000
7.5121% 0

3
广州艾茉森二号投资合伙企

业（有限合伙）
否 否

A 1,130,000
3.5077% 0

4 刘春清 否 是 B 262,250 0.8141% 786,750

5
广州广泰新业创业投资有限

公司
否 否

A 1,000,000
3.1042% 0

6 广州东呈电子有限公司 否 否 A 200,000 0.6208% 0

7
桐乡市牧野辉煌艺术策划有

限公司
否 否

A 200,000
0.6208% 0

8 揭阳市创盛电子有限公司 否 否 A 200,000 0.6208% 0

9
福建省华渔教育科技有限公

司
否 否

A 200,000
0.6208% 0

10 易弹乐器（上海）有限公司 否 否 A 150,000 0.4656% 0

11 广州笙达电器有限公司 否 否 A 150,000 0.4656% 0

12
上海知音音乐文化股份有限

公司
否 否

A 120,000
0.3725% 0

13
深圳市润城云端科技有限公

司
否 否

A 120,000
0.3725% 0

14
合肥海知音乐器销售有限责

任公司
否 否

A 120,000
0.3725% 0

15 郑州施特劳斯钢琴有限公司 否 否 A 110,000 0.3415% 0

16 重庆邦楷文化传播有限公司 否 否 A 110,000 0.3415% 0

17 江苏寒舟乐器批发有限公司 否 否 A 100,000 0.3104% 0

18
山东省雷鸣教学设备有限公

司
否 否

A 100,000
0.3104% 0

19
广东辛笛音乐教育咨询有限

公司
否 否

A 100,000
0.3104% 0

20 广州念琴乐器有限公司 否 否 A 100,000 0.3104% 0

21
广州珠江八斗米文化传播有

限公司
否 否

A 100,000
0.3104% 0

22
贵州柏丽乐器文化传播有限

公司
否 否

A 100,000
0.3104% 0

23 徐州语菲文化艺术有限公司 否 否 A 100,000 0.3104% 0

24 南通国乐贸易有限公司 否 否 A 100,000 0.3104% 0

25
信诚立飞（北京）商贸有限

公司
否 否

A 100,000
0.3104% 0

26 上海艾威乐器有限公司 否 否 A 100,000 0.3104% 0

27
重庆市万州区晶品琴行有限

责任公司
否 否

A 90,000
0.2794% 0

28 盐城布拉特商贸有限公司 否 否 A 80,000 0.2483% 0

29 成都天禹鸿图科技有限公司 否 否 A 80,000 0.2483% 0

30 沈阳市序曲乐器有限公司 否 否 A 80,000 0.2483% 0

31 成都海都乐器有限公司 否 否 A 80,000 0.2483% 0

32
广州爱乐王艺术教育有限公

司
否 否

A 50,000
0.1552% 0

33 广州市声鸿电子有限公司 否 否 A 50,000 0.1552% 0

34 湛江市欧亚乐器有限公司 否 否 A 50,000 0.1552% 0

35 温州艺家琴行有限公司 否 否 A 50,000 0.1552% 0

36 陕西侨光乐器有限公司 否 否 A 50,000 0.1552% 0

37 哈尔滨爱琴海琴行有限公司 否 否 A 20,000 0.0621% 0

合计 — 31,428,150 97.56% 786,750

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 31,428,150 97.56%

有限售条件的

股份

1、高管股份 786,750 2.44%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 786,750 2.44%

总股本 32,214,900 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

《股票解除限售申请表》

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2024年 5月 23日

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