证券代码：600277          证券简称：ST 亿利     公告编号：2024-042

债券代码: 163399          债券简称：20 亿利 01

债券代码: 163692          债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

关于公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市的

风险提示公告

重要内容提示：

 公司股票自 2024年 5月 24日收盘价首次低于 1元（当日收盘价为 0.98

元/股）后，后续交易日公司股票连续下跌，截止 2024 年 6 月 11 日，

公司股票收盘价为 0.56 元/股，连续 12 个交易日公司股票收盘价均低

于 1元/股，即使后续 8个交易日连续涨停也不能回归 1元/股以上。按

照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票已锁定交易类

强制退市。

 亿利财务公司对于公司存放在亿利财务公司的 39.06 亿元货币资金的

用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款，近日公司获悉相关贷款已

被划分为次级贷款（不良贷款的一种），公司存款存在重大可收回性风

险。

 公司于 2024 年 6月 10日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告

知书》（编号：证监立案字 0182024001 号），因公司涉嫌信息披露违法

违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》

等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。

 公司敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险，理性投资。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第 9.2.1条规定，在上海证券交易所仅发行 A股股票

的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可

能被上海证券交易所终止上市交易。

公司股票自 2024 年 5 月 24 日收盘价首次低于 1 元（当日收盘价为 0.98 元

/股）后，后续交易日公司股票连续下跌，截止 2024 年 6 月 11 日，公司股票收

盘价为 0.56 元/股，连续 12 个交易日公司股票收盘价均低于 1 元，即使后续 8

个交易日连续涨停也不能回归 1元/股以上。

按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票已锁定交易类强

制退市。

二、公司其他相关重大事项风险提示

1、2023年度，公司经审计归属于母公司股东净亏损为 54,182.06 万元，扣

除非经常性损益后归属于母公司股东净亏损为 67,450.10万元。

2、2024 年 4 月 29 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有持

续经营重大不确定性段落的保留意见《审计报告》。

3、因致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度内部控制出具了

否定意见内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，

公司股票于 2024年 5月 6日起被实施其他风险警示。

4、截至 2023年末，公司及合并报表范围内的分、子公司在亿利财务公司的

存款余额为 390,609.99 万元，已计提减值准备金额为 42,000万元。因亿利财务

公司被列为失信被执行人，以及因资产分类不实、高管人员长期缺位等问题被国

家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚，受亿利资源集团风险化解进度影

响，公司存放亿利财务公司款项可能存在重大可收回性风险。

三、其他事项

公司董事会高度重视并密切关注公司当前股票价格走势，并将按照相关规定

及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险，理性投资。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年 6月 12日