公告编号：2024-043

证券代码：871677        证券简称：韶华文化        主办券商：天风证券

上海韶华文化传播股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后

变动

时间

变动

方式
股数

（股）

占股

本比

例

股数

（股）

占股

本比

例

福建老区

红投资发

展有限公

司

合计持有

股份

700,000 35.00% 600,000 30.00% 2024 年

6月 21

日

大宗交

易

其中：无

限售股份

700,000 35.00% 600,000 30.00%

     有

限售股份

0 0.00% 0 0.00%

郭圣豪 合计持有

股份

500,000 25% 600,000 30.00% 2024 年

6月 21

日

大宗交

易 其中：无

限售股份

500,000 25% 600,000 30.00%

     有

限售股份

0 0.00% 0 0.00%

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定

书的主要内容

2024 年 1 月 30 日，郭圣豪与福建老区红投资发展有限公司签

订了《股份转让协议》，信息披露义务人福建老区红投资发展有限

公司拟通过大宗交易或特定事项协议转让的方式减持挂牌公司

1,200,000股，拥有权益比例拟从 60%变成 0%。

本次权益变动系信息披露义务人福建老区红投资发展有限公

司于 2024 年 6 月 21 日通过大宗交易的方式减持挂牌公司 100,000

股，拥有权益比例从 35%变成 30%。郭圣豪于 2024 年 6 月 21 日通

过大宗交易的方式增持挂牌公司 100,000 股，拥有权益比例从 25%

变成 30%。

（三） 投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称 福建老区红投资发展有限公司

法定代表人 刘忠全

实际控制人 刘忠全

成立日期 2015年 10月 27日

注册资本（单位：

元）
1,000万人民币

住所/通讯地址
福建省龙岩市新罗区西陂街道天平路 58

号 I幢(太古广场)13层 1301

经营范围
对电子商务业、高新技术产业、养老业、农

业、林业、畜牧业、渔业、酒店业、旅游

公告编号：2024-043

业、房地产业、矿业的投资；企业管理咨询

服务、企业形象策划服务、营养健康咨询服

务、财务咨询服务、数据处理和存储服务、

信息技术咨询服务；园林绿化工程服务；国

内广告的设计、制作、发布及代理；多媒体

设计服务；旅游咨询服务；黄酒、白酒、葡

萄酒、啤酒、瓶装饮用水及凉茶的生产及销

售；蔬菜、水果、食用菌及坚果的加工；包

装服务；自营和代理各类商品和技术售；食

用农产品、冷冻食品、中草药、日用品、工

艺品（象牙及其制品除外）、竹制品、电子

产品的批发、零售及网上经营。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

公司类型 有限责任公司

股权结构

序号 股东名称 持股比例

1 林莉 30%

2 刘忠全 30%

3 陈华 20%

4 曾伟明 20%

统一社会信用代码 91350800MA2XN9Y31U

是否属于失信联合

惩戒对象
否

2、郭圣豪基本情况详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《权益

变动报告书（三）》（公告编号：2024-003）。

二、 所涉及后续事项

截止本报告书披露之日，福建老区红投资发展有限公司持有公

司 30%股份，不再是公司第一大股东。根据《股份转让协议》的相

关约定，股份交割将导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人

发生变更，公司第一大股东、控股股东、实际控制人将变更成郭圣

豪，详见公司于 2024年 2月 22日披露的《收购报告书（修订稿）》、

公司于 2024年 1月 31日披露的《第一大股东、控股股东、实际控

制人变更公告》。

本次权益变动涉及《权益变动报告书》、《收购报告书》、《股份

转让协议》。

三、 备查文件目录

(一) 郭圣豪与上海静语投资管理咨询有限公司、福建老区红

投资发展有限公司签订的《股份转让协议》；

(二) 《权益变动报告书》（公告编号：2024-038、2024-039）

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2024年 6月 24日