证券代码: 836024 证券简称: 华源节水

主办券商:首创证券

## 江苏华源节水股份有限公司 股票交易风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

## 重要内容提示:

江苏华源节水股份有限公司(以下简称"公司")因公司股价出现较大波动, 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》的有关规 定, 经公司申请, 公司股票已干 2024年4月25日起申请停牌。

## 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 3 月 29 日-2024 年 4 月 11 日 8 个有成交的交易日内收 盘价涨幅累计达到534.92%。公司股价波动严重偏离市场和行业走势,此次异常 波动引起公司高度重视。2024 年 3 月 29 日涨幅达到 99.99%, 2024 年 4 月 3 日 涨幅达到 100%, 截至 2024 年 4 月 24 日收盘价为 20.0000 元。

## 二、相关风险提示

公司股价波动严重偏离市场和行业走势。公司目前处于新三板创新层,暂不 满足境内交易所上市条件,董事会尚未对上市方式、上市板块等事项进行审议, 未与第三方中介机构签订保荐协议,也暂无筹备上市等重大事项。公司股票击鼓 传花效应明显,存在非理性炒作风险,随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者 注意甄别、理性判断、注意投资风险和交易风险、避免产生较大投资损失。

目前,公司股价异常波动情况仍在核查,该事项仍存在不确定性,公司将根 据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

全国中小企业股份转让系统为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以全 国中小企业股份转让系统披露信息为准。

公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者关注,

并注意投资风险。 特此公告。

> 江苏华源节水股份有限公司 董事会 2024年6月25日