证券代码: 839132 证券简称: 其目股份 主办券商: 西南证券

海南其目科技股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写

姓名	刘焕强
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否	-
	2016 출	2016 年 8 月至 2024 年 1 月 8 日任
最近五年内的工作单位及职务	海南基	其目科技股份有限公司董事长
		兼总经理
现任职单位主要业务	无
现任职单位注册地		无
		本次减持后, 刘焕强直接持
与现任职单位存在产权关系情况	有	股比例从 19.50%变更为
		4%。
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	. 否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否

是否为挂牌公司董事、监事、高级管理	否
人员	ή
是否为失信联合惩戒对象	否

姓名	杨钧杰
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否	-
	2016 4	年 8 月至 2024 年 1 月 8 日,
最近五年内的工作单位及职务	任海南	有其目科技股份有限公司董事
		兼副总经理
现任职单位主要业务		无
现任职单位注册地		无
		本次减持后,杨钧杰直接持
与现任职单位存在产权关系情况	有	股 比例从 15.00%变更为
		0%。
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东		否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东		否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理	否
人员	白
是否为失信联合惩戒对象		否

(二) 信息披露义务人为多人情形的还应填写

各信息披露义务人之间的相互关系
股权关系	无	_
资产关系	无	_

业务关系	无	-
高级管理人员关系	有	刘焕强和杨钧杰为夫妻关系。

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务	刘焕强
人
股份名称	海南其目科技股份有限公司
股份种类		人民币普通股
权益变动方向		减持
权益变动/拟变	V 폭 V ⊟ III
动时间	尚需全国股	转公司审批通过(适用于特定事项协议转让)
拥有权益的股		直接持股 975,000 股,占比 19.50%
份数量及比例	合计拥有	间接持股0股,占比0%
(权益变动	权益
前)	975, 000	一致行动或其他方式拥有权益 0 股,占比 0%
所持股份性质	股,占比	无限售条件流通股 975,000 股,占比 19.50%
(权益变动	19. 50%	有限售条件流通股0股,占比0%
前)		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
拥有权益的股		直接持股 200,000 股,占比 4%
份数量及比例	合计拥有	间接持股0股,占比0%
(权益变动	权益	办公司式其体文子把 专 权关 0 界
后)	200,000	一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0
所持股份性质	股,占比	无限售条件流通股 200,000 股,占比 4%
(权益变动	4%	有限售条件流通股0股,占比0%
后)
本次权益变动
所履行的相关		无
程序及具体时	无
间

(法人或其他
经济组织填
写)

信息披露义务	杨钧杰
股份名称	海南其目科技股份有限公司
股份种类	人民币普通股
权益变动方向		减持
权益变动/拟变	北京人园町
动时间	同希至国版	转公司审批通过(适用于特定事项协议转让)
拥有权益的股		直接持股 750,000 股,占比 15.00%
份数量及比例	合计拥有	间接持股0股,占比0%
(权益变动	权益	一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0%
前)	750,000	一致们
所持股份性质	股, 占比	无限售条件流通股 750,000 股,占比 15.00%
(权益变动	15.00%	有限售条件流通股0股,占比0%
前)		日本日本日加地从○次,日比○□
拥有权益的股		直接持股0股,占比0%
份数量及比例	合计拥有	间接持股0股,占比0%
(权益变动	权益 0	 一致行动或其他方式拥有权益 0 股,占比 0%
后)	股,占比	一致行列以共他刀式拥有权益 U 版, 占比 0%
所持股份性质	0%	无限售条件流通股0股,占比0%
(权益变动	070	有限售条件流通股0股,占比0%
后)
本次权益变动
所履行的相关	无	无
程序及具体时	<i>)</i> L
间

(法人或其他
经济组织填
写)

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

	□通过竞价交易	□通过做市交易
	□通过大宗交易	√通过特定事项协议转让
	□取得挂牌公司发行的新股	□国有股行政划转或变更
	□执行法院裁定	□继承
	□赠与	□投资关系、协议方式
	□其他
in the class and the b	2023 年 6 月 15 日, 收购	均人海南易达控股有限公司
权益(拟)变动方式	分别与刘焕强、杨钧杰签订周	股份转让协议,以现金方式
(可多选)	受让刘焕强、杨钧杰持有的海	再南其目科技股份有限公司
	1,900,000 股,占海南其目和	斗技股份有限公司总股本的
	38.00%。2023 年 12 月 23 日	日已以特定事项协议转让方
	式完成 375,000 股股份 (占总	总股本 7.50%) 的过户登记,
	因剩余股份已达到交割条件。	,拟于近日通过特定事项协
	议转让方式办理剩余股份	1,525,000 股(占总股本
	30.50%)的过户登记。

(二) 权益变动目的

本次交易的目的收购方利用公众公司平台,优化公司整体发展战略,促进公司进一步完善自身治理结构、提高运营质量,提升融资能力,在合适的时候根据法律法规的要求,开拓新业务,寻找新的利润增长点,进而提升公司价值和股东回报。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	刘焕强、杨钧杰
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	否
批准程序	否
批准程序进展	否

五、所涉协议的主要内容

海南易达控股有限公司与刘焕强、杨钧杰签订了《股份转让协议》,协议主要内容如下:

1、协议主体、签订时间

签订时间: 2023 年 6 月 15 日

受让方 (甲方):海南易达控股有限公司

出让方(乙方): 刘焕强、杨钧杰

2、股份转让

甲方向乙方购买的股份份额为: 乙方合法持有的目标公司 1,900,000 股(占公司实际总股本的 38.00%)的股份。

3、股份转让价款及支付方式

乙方将其持有的目标公司 1,900,000 股股份,(其中限售股 1,525,000 股,流通股 375,000 股)占公司总股本的 38.00% 转让给甲方。上述标的股份转让总价款为 1,330,000.00 元(大写:壹佰叁拾叁万元整)。每股交易价格为 0.70元。

在甲方披露本次交易的收购报告书并达到股权交割的条件后的 5 日内, 乙方将持有的目标公司 1,525,000 股流通股通过特定事项协议转让的方式过 户到甲方名下。甲乙双方完成标的股份登记过户手续后 3 个工作日内,甲方 向乙方支付股份转让款。

4、双方应积极配合完成过户,如因监管部门原因导致延期过户,不构成任何一方的违约;且乙方收取的费用应自确定无法过户事项发生之日起 5 日内全额无息退还甲方。若标的股份无法过户的,甲方因本协议获得对目标公司行使相关权利期间,目标公司对内对外行为及产生的债务等均由甲方负责,如

由此给乙方造成的任何损失均由甲方承担赔偿责任。

六、其他重大事项

(一)权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东未发生变动,实际控制人未发生变动。

(二) 其他重大事项

截至本报告书签署之日,本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关 信息进行了如实披露,不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未 披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人刘焕强身份证复印件、杨钧杰身份证复印件
- (二)《股份转让协议》

信息披露义务人: 刘焕强、杨钧杰 2024年7月22日