证券代码：000976         证券简称：*ST 华铁        公告编号：2023-080

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

关于公司主要银行账户被冻结暨被叠加实施其他风险警示

的公告

特别风险提示：

1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）在停牌两个

月内仍无法披露2023年年度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024

年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第9.4.1条第（一）项的规定，公司股

票交易已于2024年7月9日开市起被深圳证券交易所实施退市风险警示，公司简

称由“ST华铁”变更为“*ST华铁”。

2、因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司2022年的

内部控制审计报告被出具否定意见，根据《上市规则》第9.8.1条第（一）项、

第（四）项的规定，公司股票已于2023年5月5日起被深圳证券交易所实施其他

风险警示。公司简称由“华铁股份”变更为“ST华铁”。2024年5月10日，公

司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》

（[2024]11号），根据《行政处罚决定书》的内容和依据《深圳证券交易所股票

上市规则》第9.8.1条第（八）项的规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。

截至本公告披露日，公司其他风险警示相关情形仍未消除，将继续被实施其他风

险警示。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司主要银行账号被冻结，根据《上市规则》第 9.8.1 条第（六）项的

规定，公司股票需被叠加实施“其他风险警示”。本次叠加其他风险警示后，公

司股票简称仍为“*ST华铁”，公司股票代码仍为 000976，公司股票交易日涨

跌幅限制仍为5%，本次被叠加实施“其他风险警示”公司股票将不停牌。

一、公司银行账户被冻结的基本情况

因公司资金紧张，流动性短缺，公司及子公司多笔金融机构贷款逾期违约，

另有一些金融机构对公司及子公司未到期债务申请提前到期，多家金融机构提起

诉讼或仲裁，从而导致公司及子公司主要银行账户被人民法院冻结。

截至本公告披露日，公司 38 个银行账户（基本户、一般户及定期存款户）

被司法冻结，被冻结的公司银行账户基本情况如下：

序

号
账号所属主体 开户行 账号

账户性

质

 截至披露日被

冻结余额（单

位：元）

1
青岛亚通达铁路设

备有限公司
青岛银行市北支行 802750200305466 一般户  8,807,428.30

2
青岛亚通达铁路设

备有限公司

中国银行股份有限公司青

岛市北支行
223404140204 基本户  2,594,281.79

3
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

创兴银行有限公司深圳支

行
8000040260201401

单位定

期存款
 2,460,000.00

4
山东嘉泰交通设备

有限公司

中国建设银行股份有限公

司菏泽西城支行
37001816301050154974 基本户  1,552,660.62

5
山东嘉泰交通设备

有限公司

上海浦东发展银行菏泽分

行
25810078801300002188 一般户  84,793.51

6
青岛亚通达铁路设

备有限公司

中国农业银行股份有限公

司青岛市南第三支行
38040101040057687 一般户  10,856.80

7
青岛亚通达铁路设

备有限公司
农商银行市北第二支行 9020102540242050002359 一般户  8,018.12

8
青岛亚通达铁路设

备有限公司

中国农业银行股份有限公

司青岛市南第三支行
38040101040056598 一般户  4,662.53

9
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

招商银行股份有限公司北

京朝外大街支行
755928361610402 一般户  4,199.82

10
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

上海浦东发展银行股份有

限公司江门新会支行
23830078801100000067 一般户  2,636.72

11
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

中国工商银行股份有限公

司青岛城阳支行
3803027319200719244 一般户  2,438.01

12
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

宁波银行股份有限公司北

京朝阳支行
77150122000010542 一般户  1,877.93

13
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

招商银行股份有限公司北

京朝外大街支行
755928361610629 一般户  1,735.08

14
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

中国农业银行股份有限公

司开平市支行
400001040006185 一般户  1,665.55

15
青岛亚通达铁路设

备制造有限公司
中国建设银行高新区支行 37101006101052501602 一般户  1,411.29

16
青岛亚通达铁路设

备有限公司

上海浦东发展银行青岛城

阳支行
69030155300001765 一般户  1,403.41

17
青岛亚通达铁路设

备有限公司

招商银行股份有限公司青

岛分行
532900151310258 一般户  1,271.05

18
青岛亚通达铁路设

备制造有限公司

招商银行股份有限公司青

岛分行
532906918110666 一般户  1,036.28

19
青岛亚通达铁路设

备制造有限公司

兴业银行股份有限公司青

岛分行营业部
522010100101024953 一般户  989.28

20
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

广发银行股份有限公司北

京车公庄支行
9550880018286200184 一般户  982.82

21
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

创兴银行有限公司深圳支

行
8000040260001801 一般户  847.79

22
青岛亚通达铁路设

备制造有限公司

中国银行股份有限公司青

岛市北支行
213004115460 基本户  618.87

23
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

中信银行股份有限公司北

京三里屯支行
8110701012902222487 一般户  361.84

24
山东嘉泰交通设备

有限公司
工行青岛城阳支行营业部 3803027319200782795 一般户  359.59

25
青岛亚通达铁路设

备有限公司
青岛银行总行 802010201663758 一般户  349.00

26
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

中国银行股份有限公司江

门开平支行
648357748788 基本户  312.59

27
青岛亚通达铁路设

备制造有限公司

上海浦东发展银行青岛城

阳支行
69030078801200001079 一般户  286.12

28
山东嘉泰交通设备

有限公司

中国光大银行股份有限公

司青岛松岭路支行
38260188000065791 一般户  215.69

29
青岛亚通达铁路设

备有限公司

中国农业银行股份有限公

司青岛市南第三支行
38040101040066530 一般户  209.00

30
青岛亚通达铁路设

备制造有限公司
青岛银行市北支行 802750200389656 一般户  117.52

31
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

中国光大银行股份有限公

司北京安定门支行
75110188000141441 一般户  92.48

32
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

中信银行股份有限公司北

京分行
8110701013202305684 一般户  88.55

33
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司
中信银行江门分行营业部 8110901011400795832 一般户  81.05

34
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

中国银行股份有限公司江

门开平卫东(曙光东路)支

行

663970619150 一般户  16.48

35
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司
渤海银行青岛分行营业部 2011000264000188 一般户  5.38

36
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

招商银行股份有限公司深

圳分行营业部
755928361610203 一般户  5.37

37
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

上海浦东发展银行股份有

限公司江门新会支行
23830078801300000066 一般户  -

38
广东华铁通达高铁

装备股份有限公司

中国银行股份有限公司江

门开平支行
727670674407 一般户  -

合计 - 15,548,316.23

二、账户冻结对公司的影响

1、截至本公告披露日，上述账户被冻结金额合计1,554.83万元。主要银行

账户被冻结导致公司无法通过银行账户及时收取货款，对公司的资金运营、经营

管理等造成了重大影响。在被冻结账户解除冻结之前，公司尚不能排除后续或其

他银行账户被冻结的情形。

2、公司预计短期内无法解决金融机构债务逾期事项，且未来或因债务逾期、

债务提前到期问题面临更多的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险。

公司基于谨慎性原则认为：公司被冻结的部分银行账户属于公司主要银行账户，

主要银行账户被冻结对公司生产经营造成重大影响，触及《上市规则》第 9.8.1

条第（六）项规定的需对公司股票交易叠加实施其他风险警示的情形。

三、公司董事会关于争取其他风险警示的意见及具体措施

1、公司将努力采取各项有效措施，积极与债权人、法院等进行沟通，寻求

解决方案，争取获得债权人的理解与支持。并将持续关注账户被冻结事项的进展，

及时履行信息披露义务。

2、公司将积极采取措施改善公司的生产经营和财务状况，努力维持业务稳

定发展，维护公司及全体投资者的合法权益。

四、风险提示

1、因债务逾期，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，

进而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司

资金紧张状况，对公司业务发展造成不利影响。公司或可能存在因债务逾期、资

金紧张面临诉讼仲裁、银行账户冻结、资产被查封等进一步扩大、生产停滞或交

付延迟、被申请破产重整或清算的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。

2、公司在停牌两个月内仍无法披露2023年年度报告，根据《上市规则》第

9.4.1条第（一）项的规定，公司股票交易已于2024年7月9日开市起被深圳证券

交易所实施退市风险警示。若公司股票交易被实施退市风险警示之日起两个月内

仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2023年年度报告，深圳证券交易

所将决定终止公司股票上市交易。请广大投资者理性投资，注意风险。

3、因控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司2022年的

内部控制审计报告被出具否定意见，根据《上市规则》第9.8.1条第（一）项、

第（四）项的规定，公司股票已于2023年5月5日起被深圳证券交易所实施其他

风险警示。2024年5月10日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下

发的《行政处罚决定书》（[2024]11号），根据《行政处罚决定书》的内容和依

据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项的规定，公司股票被

叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日，公司其他风险警示相关情形仍未消

除，将继续被实施其他风险警示。请广大投资者理性投资，注意风险。

4、根据《上市规则》第9.2.1条第一款第（四）项的规定，在深圳证券交易

所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系统连

续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股票上市

交易。截至2024年7月23日，公司股票收盘价已连续十八个交易日低于1元，公

司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，敬请广大投资者理性投资，

注意风险。

5、2024年5月10日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的

《责令改正措施》（〔2024〕24号），根据《上市规则》第九章第四节，若公

司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用资金的，深圳证券交易所将对公

司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深圳证券交易所将对公司股

票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深圳证券交易所将决

定终止公司股票上市交易。

为完成整改，公司须清收全部被控股股东及其他关联方占用的资金。公司控

股股东及其他关联方资产处置，筹措资金尚需时间，完全归还占用上市公司的资

金尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

6、公司因涉嫌未按时披露年度报告等信息披露违法违规被中国证监会立案，

截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见

或决定。请广大投资者理性投资，注意风险。

7、公司控股股东及其一致行动人持有本公司股份质押集中度较高且存在部

分股份被司法冻结的情形。请广大投资者理性投资，注意风险。

8、截至本公告披露日，公司存在投资者诉讼相关事项，其案件最终判决结

果及执行情况尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的最新进展，并积极履

行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

9、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息

披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注本事

项的进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信

息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式

接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人

员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系人：公司董事会办公室

地址：北京市顺义区裕东路7号五层

邮政编码：101318

联系电话：010-80469677

电子邮箱：Htddm@huatie-railway.com

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                          2024 年 07 月 23 日