国信证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市

科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）2022年度向特

定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关

规定，对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如

下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意

深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

〔2023〕1684号），公司本次向特定对象发行股票 41,704,612股，新增股份已于

2024年 1月 26日在深圳证券交易所上市，参与本次发行的公司控股股东、实际

控制人陈登志股票限售期为自股票上市之日起 18 个月，其他发行对象股票限售

期为自股票上市之日起 6个月。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的股东共 13 名，分别为北京合易盈通资产管理有限

公司-合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公

司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、UBS AG、董卫国、

华灿桥、诺德基金管理有限公司、日照中益仁私募基金管理有限公司-中益仁价

值成长 5 号私募证券投资基金、上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿恒星 1 号

私募证券投资基金、深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺定增精选一号私募证

券投资基金、深圳市柳帮资产管理有限公司-柳帮瑞盈 2 号私募证券投资基金、

兴证全球基金管理有限公司、周海虹。

上述 13 名股东承诺，自科信技术本次向特定对象发行股票发行结束之日（即

新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的科

信技术股票，也不由科信技术回购该部分股份。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁

定承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况。

三、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的数量为 39,316,076 股，占公司总股本的 15.75%；

2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日（星期五）；

3、本次解除限售上市流通的股东数量为 13 名；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 名称或姓名
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

股份数量（股）

本次解除限

售数量占公

司总股本的

比例

1

北京合易盈通资产管理有限公

司-合易盈浩景恬精选一号私募

证券投资基金

1,592,356 1,592,356 0.64%

2

北京金泰私募基金管理有限公

司-金泰吉祥一号私募证券投资

基金

2,149,681 2,149,681 0.86%

3 财通基金管理有限公司 2,691,878 2,691,878 1.08%

4 UBS AG 3,662,420 3,662,420 1.47%

5 董卫国 796,178 796,178 0.32%

6 华灿桥 3,582,802 3,582,802 1.43%

7 诺德基金管理有限公司 6,449,044 6,449,044 2.58%

8

日照中益仁私募基金管理有限

公司-中益仁价值成长 5 号私募

证券投资基金

6,369,426 6,369,426 2.55%

9

上海嘉鸿私募基金管理有限公

司-嘉鸿恒星 1 号私募证券投资

基金

1,990,445 1,990,445 0.80%

10

深圳前海聚诺投资管理有限公

司-聚诺定增精选一号私募证券

投资基金

3,742,038 3,742,038 1.50%

序号 名称或姓名
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

股份数量（股）

本次解除限

售数量占公

司总股本的

比例

11

深圳市柳帮资产管理有限公司-

柳帮瑞盈 2 号私募证券投资基

金

3,184,713 3,184,713 1.28%

12 兴证全球基金管理有限公司 1,671,974 1,671,974 0.67%

13 周海虹 1,433,121 1,433,121 0.57%

合计 39,316,076 39,316,076 15.75%

注：各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。

四、本次股份解除限售前后股本变动结构表

股份类型

本次变动前 本次变动增减

（股）

本次变动后

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通

股/非流通股
61,412,677 24.59 -39,316,076 22,096,601 8.85

高管锁定股 19,708,065 7.89 - 19,708,065 7.89

首发后限售股 41,704,612 16.70 -39,316,076 2,388,536 0.96

二、无限售条件流

通股
188,291,935 75.41 39,316,076 227,608,011 91.15

三、总股本 249,704,612 100.00 - 249,704,612 100.00

注：1、各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成；

2、公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际

出具结果为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

本次公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关规定要求。

综上，保荐人对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限

公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

        姚  政                贺玉龙

国信证券股份有限公司

2024 年 7 月 17 日