公告编号：2024-052

证券代码：838470        证券简称：斯维尔          主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 19,714,900 股，占公司总股本 21.81%，涉及自愿

限售股东 20名。

公告编号：2024-052

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号
股东姓名

或名称

是否为

控股股

东、实

际控制

人或其

一致行

动人

是否为控

股股东、

实际控制

人的亲

属，如是，

说明亲属

关系*

是否为公

开发行前

直接持有

10%以上股

份的股东*

是否为公

开发行前

未直接持

有但可实

际支配 10%

以上股份

表决权的

相关主体*

董事、监

事、高级管

理人员任

职情况

截止 2024

年 7月 19

日持股数

量

本次自愿

限售前已

处于限售

登记状态

的股票数

量

本次自愿

限售登记

股票数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限售

期间

本次

限售

后该

股东

所持

的无

限售

条件

股份

数量

1 深圳前海

点赞投资

企业（有

限合伙）

否 不适用 不适用 不适用 无 5,270,000 0 5,270,000 5.83% 2024 年 7

月 26 日至

2027 年 7

月 25日

0

2 深圳众赞

达投资企

业（有限

合伙）

否 不适用 不适用 不适用 无 2,390,000 0 2,390,000 2.64% 2024 年 7

月 26 日至

2027 年 7

月 25日

0

3 彭明 否 不适用 不适用 不适用 董事、副董 5,520,000 4,140,000 1,380,000 1.53% 2024 年 7 0

事长 月 26 日至

2029 年 7

月 25日

4 罗玉文 否 不适用 不适用 不适用 无 5,520,000 0 5,520,000 6.11% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

5 张立杰 否 不适用 不适用 不适用 董事、副总

经理

1,450,000 1,087,500 362,500 0.40% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

6 樊红缨 否 不适用 不适用 不适用 董事、副总

经理、董事

会秘书

1,390,000 1,042,500 347,500 0.38% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

7 蒋瑾瑜 否 不适用 不适用 不适用 无 1,350,000 0 1,350,000 1.49% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

8 林京生 否 不适用 不适用 不适用 无 780,000 0 780,000 0.86% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

9 钟飞云 否 不适用 不适用 不适用 监事 749,900 562,500 187,400 0.21% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

10 张金乾 否 不适用 不适用 不适用 无 500,000 0 500,000 0.55% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

11 朱俊乐 否 不适用 不适用 不适用 董事、总经

理

500,000 375,000 125,000 0.14% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

12 胡魁 否 不适用 不适用 不适用 副总经理 420,000 315,000 105,000 0.12% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

0

月 25日

13 张观宏 否 不适用 不适用 不适用 副总经理 310,000 232,500 77,500 0.09% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

14 李小林 否 不适用 不适用 不适用 无 300,000 0 300,000 0.33% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

15 余涛 否 不适用 不适用 不适用 无 300,000 0 300,000 0.33% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

16 刘罗兵 否 不适用 不适用 不适用 副总经理 250,000 187,500 62,500 0.07% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

17 彭学 否 不适用 不适用 不适用 无 220,000 0 220,000 0.24% 2024 年 7

月 26 日至

0

挂牌公司已于 2024年 7月 24日对上述股票申请限售。

2029 年 7

月 25日

18 秦向群 否 不适用 不适用 不适用 无 200,000 0 200,000 0.22% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

19 邹永强 否 不适用 不适用 不适用 无 200,000 0 200,000 0.22% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

20 彭伟 否 不适用 不适用 不适用 监事、监事

会主席

150,000 112,500 37,500 0.04% 2024 年 7

月 26 日至

2029 年 7

月 25日

0

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

公司 2024 年股票发行完成后，中国中建科创集团有限公司（以下简称“中建科创

集团”）成为公司控股股东，中建科创集团通过本次股票发行持有的新增股份在收购完

成后 12 个月内不得转让，但是，认购方拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同

主体之间进行转让不受前述 12个月的限制。

根据公司、中建科创集团和公司主要股东共计 20 名（即“丙方”）于 2024 年 6 月

12日签订的《附生效条件的股票发行认购合同之股东协议之补充协议》“2.3.1 丙方的

股权转让限制：本次发行交割日起 5年内，丙方（除员工持股平台丙方 3和丙方 4外的

自然人股东）直接或间接地出售、质押或以其他方式处置其直接或间接在公司中所持有

的股份的，必须征得乙方的事先书面同意；本次发行交割日起 3年内，员工持股平台丙

方 3和丙方 4直接或间接地出售、质押或以其他方式处置其直接或间接在公司中所持有

的股份的，必须征得乙方的事先书面同意；公司应将丙方的股权转让限制承诺在本次发

行交割日后 10 日内在证券登记结算结构办理股票限售登记，员工持股平台丙方 3 和丙

方 4 限售期为 3 年，丙方自然人股东限售期为 5 年；若乙方和/或其关联方不再是公司

的实际控制人，则丙方的股权转让限制承诺自动失效；各方同意，乙方对丙方的拟转让

股份享有优先购买权”的约定，股东深圳前海点赞投资企业（有限合伙）、深圳众赞达

投资企业（有限合伙）限售期间为 2024年 7月 26 日至 2027年 7月 25日；股东彭明、

罗玉文、张立杰、樊红缨、蒋瑾瑜、林京生、钟飞云、张金乾、朱俊乐、胡魁、张观宏、

李小林、余涛、刘罗兵、彭学、秦向群、邹永强、彭伟限售期间为 2024 年 7 月 26日至

2029年 7月 25日。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 17,230,100 19.0598%

有限售条件的股

份

1、高管股份 10,739,900 11.8804%

2、个人或基金 9,370,000 10.3651%

3、其他法人 53,060,000 58.6947%

4、其他 0 0.0000%

有限售条件股份合计 73,169,900 80.9402%

总股本 90,400,000 100.0000%

五、 其他情况

公司将及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完成自愿限售登记。

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2024年 7月 24日

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