关于实际控制人的一致行动人所持公司股份将被二次拍卖的提示性公告

1

证券代码：002656          证券简称：ST 摩登        公告编号：2024-075

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于实际控制人的一致行动人所持公司股份

将被二次拍卖的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告披露日，公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下

简称“瑞丰集团”）占用上市公司资金余额为 24,193.38 万元。公司于 2024 年 7

月 24 日披露的《关于收到广东证监局责令改正措施决定后的进展暨风险提示的

公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年

修订）》（以下简称“上市规则”）第九章第四节，若公司未能按照责令改正要

求在六个月内清收 24,193.38 万元被占用资金的，深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将

对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将

决定终止公司股票上市交易。

2、根据上市规则的规定，公司必须清收被原控股股东占用的全部资金，否

则公司将被终止股票上市交易。公司实际控制人林永飞已是失信状态，公司原

控股股东瑞丰集团已进入破产清算程序，存在无法筹措偿还全部资金偿还占款

的风险。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31

日披露了《关于实际控制人的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的公告》（公

告编号：2024-056）。公司实际控制人一致行动人李恩平持有的公司首发后限售

股票的 23,446,674 股股票及红利（占公司总股本 3.29%）于 2024 年 7 月 3 日 10

时至 2024 年 7 月 4 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台（网址：

htttp://sf.taobao.com，户名：呼和浩特市中级人民法院）上进行公开网络司法拍

卖活动。

公司于 2024 年 7 月 5 日披露了《关于实际控制人的一致行动人所持公司股

          关于实际控制人的一致行动人所持公司股份将被二次拍卖的提示性公告

2

份被司法拍卖流拍暨重大风险提示的公告》（公告编号：2024-069）。根据淘宝

网司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖的公司实际控制人的一致行动人李恩

平持有的公司首发后限售的 23,446,674 股股票及红利已流拍。

公司经查询拍卖网络平台获悉上述股份将在拍卖网络平台上进行第二次公

开拍卖，现将本次拍卖的基本情况公告如下：

一、股东股份被拍卖的基本情况

（一）本次股份被冻结或拍卖等基本情况

1、标的名称：被执行人持有的公司首发后限售的 23,446,674 股股票及红利；

2、起拍价：31,055,256 元人民币；

3、保证金：3,800,000 元人民币；

4、增价幅度：10,000 元人民币。

二、拍卖标的涉及的承诺情况

基于对公司可持续发展的信心及对公众股东负责的态度，股东李恩平承诺自

2022 年 5 月 30 日起至 2025 年 5 月 29 日止，自愿锁定其持有的公司股票，不主

动减持该部分股票。若违反上述承诺，股东李恩平将减持股份的全部所得上交公

司，并承担由此引发的一切法律责任。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的规定，

股票受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》规定，承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、

遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相

关承诺。

股东

名称

是否为控股

股东或第一

大股东及其

一致行动人

本次司法拍卖

股份数量（股）

占其所持

股份比例

占公司总

股本比例

是否为限

售股及限

售类型

拍卖人 原因

李恩平 否 23,446,674 100.00% 3.29% 是
呼和浩特市

中级人民法院

司法

拍卖

合计 - 23,446,674 100.00% 3.29% - - -

三、本次拍卖对公司的影响

1、截至本公告披露日，李恩平持有公司股份 23,446,674 股，占公司总股本

的 3.29%，此次将被拍卖股份占其所持公司股份的 100%，占公司总股本 3.29%。

若上述司法拍卖且过户完成后，公司实际控制人及其一致行动人持股情况将

变动如下：

四、风险提示

本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，不存在公司实际控制人变更的

风险。公司将密切关注后续进展，并就相关事项的进展情况按照相关规定及时履

行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日

股东名称

处置前 处置后

股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例

林永飞 - 0.00% - 0.00%

李恩平 23,446,674 3.29% - 0.00%

合计 23,446,674 3.29% - 0.00%