证券代码：600213          证券简称：*ST 亚星         公告编号：2024-075

扬州亚星客车股份有限公司

关于筹划重大事项的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：为充分保护中小投资者利益，公司本次终止上市事项经股东

大会审议通过后，拟由控股股东潍柴扬州向在现金选择权股权登记日登记在册的

其他 A 股股东提供现金选择权，且现金选择权的行权价格拟在本次停牌前 30 个交

易日的每日加权平均价格的算术平均值与停牌前最后 1 个交易日收盘价的基础上

给予一定溢价。

一、重大事项概述

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日收到控

股股东潍柴（扬州）投资有限公司（以下简称“潍柴扬州”）的函件，基于当前市

场环境及公司情况，提议公司以股东大会决议方式主动撤回公司股票在上海证券

交易所的上市交易（以下简称“本次终止上市”）。

二、重大事项进展情况

截至本公告发布日，本次终止上市工作正在有序推进中，现将该等重大事项

方案的主要内容公告如下：

1．本次终止上市的方案

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.7.1 条规定，亚星客车拟以股东大

会决议方式主动撤回其 A 股股票在上海证券交易所的上市交易，为保护中小投资

者利益，拟由公司控股股东潍柴扬州向其他股东提供现金选择权，并在取得上海

证券交易所终止上市批准后申请在全国中小企业股份转让系统转让。

2．中小股东保护机制

为充分保护投资者的利益，公司本次终止上市方案拟对全体中小股东设置股

东保护机制。公司本次终止上市事项经股东大会审议通过后，拟由潍柴扬州向除

潍柴扬州外的其他在现金选择权股权登记日登记在册的 A 股股东提供现金选择权

（限售或存在权利限制的股份等情形除外）。

公司筹划本次终止上市停牌前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值

为 5.75 元/股，停牌前最后 1 个交易日收盘价为 5.84 元/股，结合市场案例情况，

现金选择权的行权价格拟在 5.84 元/股基础上给予一定溢价，具体价格以提交复牌

申请时的相关公告为准。

3．本次终止上市的审议程序

本次终止上市事项尚需提交公司独立董事专门会议、董事会、股东大会审议

（除须经出席股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过外，还须

经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上通过），并取得相关国有资

产监督管理机构审核批准、上海证券交易所批准。

公司正在积极推进本次终止上市事项的审批工作，截至目前，公司直接控股

股东潍柴扬州已履行完毕内部决策程序并推动上级股东相关国资监管审批程序。

三、风险提示

公司及有关各方正在积极地推进本次重大事项工作，公司将根据本次重大事

项的进展情况及时履行信息披露义务，充分听取中小股东的意见和诉求，及时关

注媒体舆情并答复投资者关心的问题。公司有关信息均以上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准，本次终止上市事项

最终能否通过前述相关审批及实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公

告并注意投资风险。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

                                              2024 年 8 月 5 日