证券代码：600213            证券简称：*ST亚星            公告编号：2024-091

扬州亚星客车股份有限公司

关于本次终止上市事项投资者说明会召开情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日（星期三）

下午 15：00-16：00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

以网络互动方式召开了本次终止上市事项投资者说明会。现将说明会召开情况公告如

下：

一、说明会召开情况

公司于 2024 年 8 月 10 日、2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站

（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《扬州亚星客车股份有限公司关于召开

本次终止上市事项投资者说明会的公告》（公告编号：2024-081）《扬州亚星客车股

份有限公司关于本次终止上市事项投资者说明会变更召开时间的公告》（公告编号：

2024-083）。

2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 15:00-16:00，公司董事长胡海华先生、董事兼

总经理田亮先生、独立董事徐高彦女士、财务总监王秀菊女士、董事会秘书盛卫宁先

生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行

了回答。

二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下（含预征集的问题）：

问题一：为什么潍柴（扬州）投资有限公司（以下简称“潍柴（扬州）”）要将

现金选择权的价格定为每股 6.42 元？定价依据是什么？

答：目前的现金选择权价格的行权价格为 6.42 元/股，本次现金选择权相较本次终

止上市停牌前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值 5.75 元溢价率约为 12%，

较停牌前最后 1 个交易日收盘价为 5.84 元/股溢价率约 10%，该定价是公司在综合考虑

法规要求、过往案例、保护投资者利益几方面因素后的决策结果。

问题二：有部分投资者高价购入股票，购入价格明显高于此次现金选择权的价格，

他们在股东大会上投反对票，是否会导致现有方案无法实行？针对这样的投资者，控

股股东是否会用更高溢价收购他们的股权？

答：1.本次终止上市事项（含现金选择权行权价格）已取得上级国资股东单位批复，

尚待股东大会审议通过；

2.亚星客车 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东净资产为负值，公司股票

已被上交所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.1 条之规定，

若公司 2024 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将被上交所终止上市。若《关

于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》未能获得股东大会审议通

过，可能损害中小股东利益。请各位股东在股东大会表决时做出慎重决策。若股东大

会不能通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，本次股

东大会的异议股东及其他股东将不能获得现金选择权。

问题三：1.如果股东大会方案通过，大概什么时候开始现金选择权行权？2.现金选

择权行使后，大概什么时候资金到账？

答：公司本次现金选择权股权登记日拟定为 2024 年 9 月 5 日，待公司股东大会审

议通过后，公司将另行确定现金选择权申报日，具体时间请以公司公告为准，后续资

金到账时间请及时关注账户变动，感谢您的关注。

问题四：1.能否增加通过上交所交易系统参加投票？2.现金选择权的大致申报时间

是什么时候？

答：1.本次股东大会将采用现场投票结合上海证券交易所网络投票系统进行投票，

采用网络投票方式的投资者可以通过交易系统投票平台或者互联网投票平台进行投

票；

2.公司本次现金选择权股权登记日拟定为 2024 年 9 月 5 日，待公司股东大会审议

通过后，公司将另行确定现金选择权申报日，具体时间请以公司公告为准，感谢您的

关注。

问题五：现金选择行使后有其他额外费用吗？比例能占多少？

答：根据上海证券交易所相关规定，通过交易所交易系统进行现金选择权申报的，

指定交易的证券公司将参照 A 股买卖收费标准向投资者收取相关税费。

问题六：1.终止上市的原因是什么？是否与公司不断地诉讼及业绩有关？终止上

市尚需股东大会同意，公司预计的股权回购价为多少？控股股东是否有足够多的流动

资金？3.后续，主动退市事宜是否会出现变故？目前进展如何？

答：1.公司本次终止上市的原因已在公告中披露，2023 年度经审计的期末归属于

上市公司股东净资产为负值，已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上

市规则》，若公司 2024 年度经审计的期末净资产为负值，公司面临强制退市风险。新

“国九条”提出“必须始终践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，更

加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益”。基于当前市场环境及客车行业发展

情况，公司控股股东提议实施主动退市，相比强制退市，更有利于保护中小股东利益，

稳定资本市场秩序，体现国有企业责任担当。

2.目前的现金选择权价格的行权价格为 6.42 元/股。本次终止上市方案中，由亚星

客车的控股股东潍柴（扬州）向包括异议股东在内的、除潍柴（扬州）外的现金选择

权股权登记日登记在册的全体 A 股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外）提

供现金选择权，能够保证资金来源，维护全体中小股东利益。

3.公司正在积极推进本次终止上市事项的审批工作，本次终止上市尚需提交股东大

会审议，股东大会审议通过后，尚需获得上交所的决定，在取得上交所终止上市决定

后公司将申请在全国中小企业股份转让系统转让。后续工作安排请您随时关注公司公

告。

问题七：1.对于一家已经是负净资产的上市公司，选择主动退市或被动退市，对

于大股东来说会有怎样的利弊？2.作为国资背景上市公司，控股股东预计需要准备多

少资金才能完成本次主动退市？3.对于中长期持有公司股票的中小投资者来说，今年

的股价已经下跌了 30%多，选择现金选择权是否意味者浮亏变成了止损？目前的行权

价格是否起到了保护投资者尤其中小投资者的利益？

答：1.公司本次终止上市的原因已在公告中披露，2023 年度经审计的期末归属于

上市公司股东净资产为负值，已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上

市规则》，若公司 2024 年度经审计的期末净资产为负值，公司面临强制退市风险。新

“国九条”提出“必须始终践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，更

加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益”。基于当前市场环境及客车行业发展

情况，公司控股股东提议实施主动退市，相比强制退市，更有利于保护中小股东利益，

稳定资本市场秩序，体现国有企业责任担当。

2.目前的现金选择权价格的行权价格为 6.42 元/股。公司本次终止上市事项经股东

大会审议通过后，由潍柴（扬州）向包括异议股东在内的、除潍柴（扬州）外现金选

择权股权登记日登记在册的全体 A 股股东提供现金选择权（限售或存在权利限制的股

份等情形除外）。扣除潍柴（扬州）持有的公司 178,200,000 股股份，在现金选择权申

报时间内，潍柴（扬州）预计将为不超过 107,800,000 股股份提供现金选择权，具体以

现金选择权实施情况为准。

3.目前的现金选择权价格的行权价格为 6.42 元/股，本次现金选择权相较本次终止

上市停牌前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值 5.75 元溢价率约为 12%，

较停牌前最后 1 个交易日收盘价为 5.84 元/股溢价率约 10%，该定价是公司在综合考虑

法规要求、过往案例、保护投资者利益几方面因素后的决策结果。现金选择权行权价

格存在一定程度的合理溢价，体现了对公司中小股东利益的保护。

问题八：为了确保 8月 26 日股东大会的议案顺利通过，公司可否参照去年经纬纺

机的做法：发布“董事会关于公开征集表决权的公告”，公司提前征集流通股东的表

决权，做到心中有数？

答：感谢您的建议。本次股东大会将采用现场投票结合上海证券交易所网络投票

系统进行投票，为充分保障中小股东利益，公司也提请各位股东积极参与股东大会投

票。

问题九：请问用什么方式参与投票？交易系统可以直接投票吗？

答：本次股东大会将采用现场结合网络系统进行投票。您可以登陆交易系统投票

平台，进入开户证券公司交易软件后，查找网络投票一栏选择 600213*ST 亚星进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）账户注册后进行投票。

三、 其他事项

投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次终止上市

事项投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展并积

极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二Ｏ二四年八月十五日