证券代码：000851       证券简称：高鸿股份         公告编号：2024-109

大唐高鸿网络股份有限公司

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司主要银行账号被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年

修订）第 9.8.1 条第（六）项的规定，公司股票需被叠加实施“其他风险警示”。本

次叠加其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST 高鸿”，公司股票代码仍为 000851，

公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%，本次被叠加实施“其他风险警示”公司股票不停

牌。

2、大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称：“公司”）因中审亚太会计师事务所

对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了无法表示意见的

内控审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1

条第一款之“（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计

报告或者鉴证报告；”规定，公司股票交易被实施其他风险警示（ST）。

3、公司 2021 年至 2023 年度连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净

利润孰低者为负值，且 2023 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根

据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 条第一款之“（七）

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审

计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；”规定，公司股票交易被实施其他风险

警示（ST）。

  一、公司银行账户被冻结的基本情况

公司近期收到江苏省常州市新北区人民法院送达的 12 份《民事裁定书》，对应案

件号为：(2024)苏 0411 民初 1894-1905 号共 12 个案件，新北区人民法院同意原告常

州实道商贸有限责任公司的财产保全申请。该 12 个案件的具 体 内 容 详 见 公 司

2024 年 08 月 07 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼进展

的公告》。

公司在收到上述《民事裁定书》后，对公司及子公司银行账户进行全面核查，获

悉近期部分银行账户被冻结。

截至 2024 年 08 月 13 日，公司及子公司共计 126 个银行账户，其中 38 个银行

账户（基本户、一般户及募集资金专户）被司法冻结，被冻结的公司银行账户基本情

况如下：

编

号
公司名称 开户行 账号 账户性质

实际账户冻结

金额（元）

1
大唐高鸿网络股

份有限公司

北京银行广源支

行
01**********20109000936 一般存款账户 3,019,532.60

2
大唐高鸿网络股

份有限公司

兴业银行花园路

支行
32********** 一般存款账户 30,083,679.04

3
大唐高鸿网络股

份有限公司

兴业银行花园路

支行
32**********294130

募集资金存款账

户
107,303,542.12

4
大唐高鸿网络股

份有限公司

建设银行城北支

行
52**********50001182 基本存款账户 386,045.24

5
大唐高鸿网络股

份有限公司

华夏银行贵阳分

行中山西路支行
18**********47231 一般存款账户 399,417.02

6
大唐高鸿网络股

份有限公司
中国进出口银行 13**********1286948 一般存款账户 500,307.02

7
大唐高鸿网络股

份有限公司

交通银行上地支

行
11**********001567802

募集资金存款账

户
4,089,356.27

8
大唐高鸿网络股

份有限公司

浦发银行北京复

兴路支行
91**********00022 一般存款账户 22,145.87

9
大唐高鸿网络股

份有限公司

兴业银行花园路

支行
32**********311032 一般存款账户 15,645.87

10
大唐高鸿网络股

份有限公司

光大银行清华园

支行
35**********39919 一般存款账户 56,044.14

11
大唐高鸿网络股

份有限公司

民生银行正义路

支行
63********** 一般存款账户 120.12

12
大唐高鸿网络股

份有限公司

中国邮政储蓄银

行紫竹院路支行
91**********528899 一般存款账户 922.15

13
大唐高鸿网络股

份有限公司

中信银行贵阳乌

当支行
81**********0118896 一般存款账户 1,460,244.48

14
大唐高鸿网络股

份有限公司

中信银行贵阳乌

当支行
81**********0133839 保证金专户 445.01

15
大唐高鸿网络股

份有限公司

中信银行新兴支

行
81**********2601309 一般存款账户 10,652.62

16
大唐高鸿网络股

份有限公司

北京银行新源支

行
20**********00102890917 一般存款账户 100,189.60

17
大唐高鸿网络股

份有限公司

中国建设银行贵

阳黔灵山支行
52**********00003243 一般存款账户 67.81

18
大唐高鸿网络股

份有限公司

渤海银行贵阳分

行营业部
20**********0196 一般存款账户 301.32

19
大唐高鸿网络股

份有限公司

贵阳银行兆丰支

行
11**********00799 一般存款账户 1,237.05

20
大唐高鸿网络股

份有限公司

宁波银行丰台支

行
77**********65762 一般存款账户 4,281.35

21

北京大唐高鸿数

据网络技术有限

公司

交行北京太平庄

支行
11**********002051020 基本存款账户 10,588,376.29

22

北京大唐高鸿数

据网络技术有限

公司

民生银行电子城

支行
69********** 一般存款账户 412,610.88

23

北京大唐高鸿数

据网络技术有限

公司

宁波银行北京分

行营业部
77**********01913 一般存款账户 212,864.82

24

北京大唐高鸿数

据网络技术有限

公司

浦发银行北京复

兴路支行
91**********00024 一般存款账户 0

25

北京大唐高鸿数

据网络技术有限

公司

中信银行北京新

兴支行
81**********2601297 一般存款账户 954.05

26
大唐高鸿信息技

术有限公司

江苏银行世纪城

支行
32**********07283 一般存款账户 153,487.18

27
大唐高鸿信息技

术有限公司

北京银行广安支

行
20**********00028149742 一般存款账户 2,843,482.20

28
大唐高鸿信息技

术有限公司

北京银行广安支

行
20**********00033754784 一般存款账户 3,860,702.24

29
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

中国光大银行南

京湖北路支行
76**********31721 基本存款账户 5.00

30
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

上海浦东发展银

行南京分行
93**********17871 一般存款账户 900.15

31
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

渤海银行股份有

限公司南京分行
20**********0191 一般存款账户 103.83

32
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

中国民生银行股

份有限公司南京

栖霞支行

60********** 一般存款账户 33.09

33
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

南京银行股份有

限公司百子亭支

行

01**********0271 一般存款账户 0

34
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

江苏银行股份有

限公司南京新街

口支行

31**********40344 一般存款账户 606.17

35
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

中国建设银行股

份有限公司南京

徐庄软件园支行

32**********00000709 一般存款账户 157.63

36
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

中国银行股份有

限公司南京定淮

门支行

51********** 一般存款账户 0

37
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

广州银行股份有

限公司南京城北

支行

81**********013 一般存款账户 0

38
江苏高鸿鼎恒信

息技术有限公司

中国工商银行股

份有限公司南京

钟山支行

43**********0414602 一般存款账户 51.11

合计 165,528,511.34

二、账户冻结对公司的影响

1、截至本公告披露日，上述账户被冻结金额合计 16,552.85 万元，占公司经

审计净资产的 4.73%。本次被冻结的银行账户有基本户、一般户、募集资金存款账

户，对公司的资金运营、经营管理等造成了一定的影响，经慎重判断，公司基于谨

慎原则认为，属于主要银行账户被冻结的情形，触及《深圳证券交易所股票上市规

则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（六）项的规定，公司股票交易将被叠加实施其

他风险警示。本次叠加其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST 高鸿”，公司股票

代码仍为“000851”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。本次叠加其他风险警示，

公司股票不停牌。

2、公司主要银行账户被冻结致公司无法使用相关账户内的资金，在被冻结账

户解除冻结之前，公司尚不能排除后续或其他银行账户被冻结的情形。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

截止本公告日，公司已聘请专业的律师团队，进一步了解相关事实、收集有利证

据并积极做好应诉工作。与此同时，公司将积极与法院进行沟通、协商，妥善解决银

行账户资金冻结事项，并通过采取一切合法的、可行的措施降低诉讼带来的不利影响、

尽全力取得胜诉结果，争取在短期内了结公司涉诉案件，恢复正常经营，维护公司及

全体股东的合法权益。

四、风险提示

1.债务逾期风险

公司合并范围内在金融机构融资净额共计 128,631.50 万元，占公司 2023 年 12

月 31 日经审计净资产的 36.76%。公司及下属子公司累计共存在 101 笔逾期债务，截

至本公告日，债务逾期累计余额为 109,329.39 万元(其中本金 108,641.50 万元，利

息 687.89 万元)，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.24%，其中公司为上

述 99 笔逾期债务提供连带责任保证担保，共计 94,128.14 万元，占公司 2023 年 12

月 31 日经审计净资产的 26.90%。

具体内容详见公司于 2024 年 08 月 02 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于被担保人贷款逾期的公告》。

2.诉讼风险

公司与常州实道商贸有限责任公司诉讼进展情况及公司累计诉讼情况，详见同

日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重大诉讼进展的公告》、《关

于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》，提示投资人注意投资风险。

3.公司被中国证券监督管理委员会立案调查情况

公司于 2024 年 07 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382024092 号），因公司涉嫌信息披

露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法

规，中国证监会决定对公司立案。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 07 月 31 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

五、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者

的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者

问询。

公司联系方式如下：

联系电话：010-62301907

电子邮件：gohigh@gohigh.com.cn

六、其他说明

本公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《证券

时报》为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                                  2024 年 08 月 14 日