证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-051

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司择机减持雅达股份股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024 年 08 月 19 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于

公司择机减持雅达股份股票的议案》，为优化公司的资产结构，提高经

营效益，增加资产流动性，董事会同意公司择机通过北京证券交易所

以竞价交易或大宗交易的方式减持公司所持有的广东雅达电子股份

有限公司（以下简称“雅达股份”）股份总数不超过 200万股（约占

雅达股份总股本比例 1.24%），实施期限为董事会审议通过之日起 12

个月内，并授权公司管理层人员负责办理减持相关具体事宜。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相

关规定，该事项无需股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、交易标的：雅达股份股票

公司名称：广东雅达电子股份有限公司

股票代码：430556

统一社会信用代码：914416006180018812

住所：河源市高埔岗雅达工业园

法定代表人：王煌英

注册时间：1994年 01月 24日

注册资本：人民币 16,131.52万元

经营范围：一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变

压器、整流器和电感器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；

供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造；

电气信号设备装置销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设

备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研

发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系

统装置制造；工业自动控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智

能输配电及控制设备销售；电工器材制造；电工器材销售；物联网设备

制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应

用服务；计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售；

计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

智能控制系统集成；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技

术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设

备销售；计算机系统服务；工业互联网数据服务；工程管理服务；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管

理服务；合同能源管理；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；

工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；教学专用仪器制

造、教学专用仪器销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需

取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口。许可项目：建筑智能化

系统设计；建设工程设计；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产

品销售；电气安装服务。

2、公司持有股份数量：200 万股（约占雅达股份总股本的比例

1.24%）。

3、截止本公告日，公司所持有雅达股份股票不存在质押及冻结的

情形。

三、本次减持事项的基本情况

1、减持主体：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2、减持数量：截至本公告日，公司所持有雅达股份的股票 200

万股（约占雅达股份总股本比例 1.24%）。本次公司拟减持所持有雅

达股份的全部股票。

3、股份来源：首次公开发行前股份。

4、减持方式：以竞价交易或大宗交易方式。

5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

6、减持时间：自董事会审议通过之日起 12个月内。

四、涉及本次交易的其他授权

公司董事会同意授权公司管理层人员负责办理本次减持相关具

体事宜。

五、本次减持的目的和对公司的影响

公司长期坚定看好雅达股份的未来发展及其所处行业的发展前

景，本次减持雅达股份股票是根据公司现阶段实际经营情况做出的

审慎决定。本次减持雅达股份股票有利于公司聚焦主营业务，优化资

产结构，增加资产流动性。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司

业绩的影响情况，具体以审计机构年度审计为准。本次交易符合公司

及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益

的情形。

六、风险提示

本次减持计划将根据市场行情、雅达股份的股价情况决定是否

实施，以及确定具体的实施方式，本次减持计划存在时间、数量、价

格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。由于证券市场股

价波动性大，减持收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的

进展情况，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024年 08月 19日