证券代码：300300       证券简称：ST峡创        公告编号：2024-

041

海峡创新互联网股份有限公司

关于择机减持参股公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟择机通过集中竞

价、大宗交易、询价转让等方式减持不超过 1,100 万股蜂助手股份有限公司（以

下简称“蜂助手”）A股股票，约占蜂助手总股本的 4.99%（占剔除其回购专用

账户的股份数量后的总股本的 5.04%）。

2、本次出售参股公司股权仅为公司初步意向，公司将根据市场情况、蜂助

手股价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和交易价格，能否成交以及

具体交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

3、本次交易事项尚需提交股东大会审议。

4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组、重组上市。

一、本次减持概述

1、公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了

《关于择机减持参股公司股份的议案》，为进一步整合和优化公司资产结构，

提高资产流动性及使用效率，公司拟择机通过集中竞价、大宗交易、询价转让

等方式减持不超过 1,100 万股蜂助手（股票代码：301382）A 股股票，约占蜂

助手总股本的比例为 4.99%（占剔除其回购专用账户的股份数量后的总股本的

5.04%）。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。授权

范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体减持时机、减持数量、减持价格

等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。若本次减持期间，蜂助手

尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应

的调整。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，本次拟减持蜂助手股票

事项应当经过国家出资企业内部程序决定，如果转让的股份可能导致持股比例

低于合理持股比例的，以及一个会计年度内累计转让达到上市公司总股本 5%及

以上的，需要上报国有资产监督管理机构批准。

2、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组、重组上市。

3、本次拟减持参股公司股权仅为公司初步意向，尚未确定交易对手、尚无

明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。

二、交易标的的基本情况

1、公司名称：蜂助手股份有限公司

2、统一社会信用代码：914401015895112324

3、公司类型：其他股份有限公司（上市）

4、注册地址：广州市天河区黄埔大道中 660号之一 901-909房

5、法定代表人：罗洪鹏

6、注册资本：22,038.55万元人民币

7、成立日期：2012年 1月 13日

8、经营范围：一般经营范围：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；信息系统集成

服务；网络技术服务；地理遥感信息服务；物联网技术服务；物联网应用服务；

物联网技术研发；软件开发；市场营销策划；广告发布；业务培训（不含教育培

训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通信设备制造；物联网设备制造；软

件销售；互联网设备销售；物联网设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；移

动终端设备销售；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；互联网销售（除销售

需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；电

子产品销售；办公设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及

器材零售；日用百货销售；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；商务代理

代办服务；居民日常生活服务；停车场服务；安全技术防范系统设计施工服务；

接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；非居住

房地产租赁；许可经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；第二类增值电信业

务；互联网信息服务；网络文化经营。

9、截至 2024年 3月 31日，蜂助手前十名股东持股情况如下：

序

号
股东名称 持股数量（股）

持股比例

（%）

1 罗洪鹏 37,316,720 22.00

2 海峡创新互联网股份有限公司 25,401,600 14.98

3 赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙） 10,161,440 5.99

4 广州诺为特投资合伙企业（有限合伙） 8,702,400 5.13

5 吴雪锋 6,647,280 3.92

6 广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙） 5,880,000 3.47

7 北京华兴金汇资本管理有限公司 4,656,960 2.75

8
光大证券资管-中信银行-光证资管蜂助手员工参

与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划
3,911,111 2.31

9 陈翠琴 3,888,000 2.29

10
天风天睿投资股份有限公司-睿泓天祺咸宁股权

投资合伙企业（有限合伙）
2,820,235 1.66

注：1、上述数据来源于蜂助手在巨潮资讯网上披露的《2024 年一季度报告》。

2、蜂助手于 2024 年 5 月 31 日实施完成 2023 年年度权益分派，蜂助手以资本公积金转增

股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股数 50,801,490 股。转增后，公司持有的蜂助手

股份由 25,401,600 股增加至 33,022,080 股。

10、最近一年又一期主要财务数据

单位：亿元

项目
2024 年 3 月 31 日（未经审

计）
2023 年 12 月 31 日（经审计）

总资产 21.57 20.48

归属于上市公司股东的

净资产
17.15 16.9

总负债 4.34 3.5

应收账款 5.76 5.54

项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）

营业收入 3.46 11.79

营业利润 0.36 1.59

归属于上市公司股东的

净利润
0.33 1.42

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净

利润

0.32 1.32

经营活动产生的现金流

量净额
-1.46 -2.29

11、截至本公告披露日，公司持有蜂助手股票 33,022,080股，占蜂助手总股

本的 14.98%（占剔除其回购专用账户的股份数量后的总股本的 15.13%），上述

股票已于 2024年 5月 17日起上市流通。其中 28,904,000股处于质押状态，待质

押解除后方可流通。除此之外，其他股票资产不存在其他抵押、质押或者其他第

三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情况。经公

司查询，蜂助手不是失信被执行人。

三、本次减持事项的基本情况

1、减持原因：进一步整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效

率。

2、拟减持股份来源：2014年至 2019年，公司通过协议转让、送股、转增股

本等方式陆续取得蜂助手 25,401,600 股股份，占其首次公开发行前股份总额的

19.97%。2024 年 5 月 31 日蜂助手实施完成 2023 年年度权益分派，蜂助手以资

本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。因此，公司持有的蜂助手股

份由 25,401,600股增加至 33,022,080股，为蜂助手首次公开发行前已发行的股份

及上市后资本公积金转增的股份。

3、减持股份数量和比例：不超过 1,100 万股蜂助手 A 股股票，约占蜂助手

总股本的比例为 4.99%（占剔除其回购专用账户的股份数量后的总股本的 5.04%）。

（若本次减持期间，蜂助手尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，

则减持股份数进行相应的调整。）

4、减持方式：集中竞价、大宗交易、询价转让等方式。

5、授权减持期间：自股东大会审议通过本事项之日起 12个月内有效。

6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。

7、董事会拟提请股东大会授权管理层办理本次减持相关事项。

8、公司将向蜂助手转达《关于计划减持股份的告知函》。

四、本次出售的目的及对公司的影响

公司择机出售蜂助手股票资产，有利于整合和优化公司资产结构，提高资产

流动性及使用效率。由于证券市场股价波动性大，收益有较大的不确定性，公司

目前尚无法准确估计减持蜂助手股票资产对公司业绩的具体影响，具体以会计师

事务所出具的年度审计报告为准。后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露

义务。

五、风险提示

本次出售参股公司股权仅为公司初步意向，公司将根据市场情况、蜂助手股

价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和交易价格，能否成交以及具体

交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日