证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代码：002123         证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简称：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网科技        公告编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：2024
068

梦网云科技集团股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

特别风险提示：

公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数

量比例为 87.75%，请投资者注意相关风险。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股

东余文胜先生关于其所持有的公司部分股份进行了质押的通知，现将有关情况公

告如下：

一、股东股份质押的基本情况

（一）股东股份质押基本情况

股东名

称

是否为控股

股东或第一

大股东及其

一致行动人

本次质押

数量（股）

占其所

持股份

比例

（%）

占公司

总股本

比例

（%）

是否

为限

售股

是否

为补

充质

押

质押起

始日

质押到

期日
质权人

质押

用途

余文胜 是 2,000,000 1.77% 0.25% 否 是

2024年

8 月 23

日

2024 年

10月 16

日

陶澍
补充

质押

合计 -- 2,000,000 1.77% 0.25% -- -- -- -- -- --

（二）股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，余文胜先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：

股东名称
持股数量

（股）

持股比

例（%）

本次质

押前质

押股份

本次质

押后质

押股份

占其

所持

股份

占公司总

股本比例

（%）

已质押股份 未质押股份

情况 情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数量

（股）

数量

（股）

比例

（%）
已质押股

份限售和

冻结数量

（股）

占已质

押股份

比例

（%）

未质押

股份限

售和冻

结数量

（股）

占未质

押股份

比例

（%）

余文胜 113,187,375 14.14
98,520,0

00

100,520,

000
88.81 12.56 0 0 0 0

拓牌鼎汇

3 号私募

证券投资

基金

190,000 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0

拓牌鼎汇

4 号私募

证券投资

基金

1,180,000 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 114,557,375 14.31
98,520,0

00

100,520,

000
87.75 12.56 0 0 0 0

注：上述限售股相关内容不包括高管锁定股情况。

二、控股股东股份质押情况

1、控股股东本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。

2、余文胜先生未来半年内合计到期的质押股份累计数量为 90,520,000 股，

占其及一致行动人合计持有公司股份的 79.02%，占公司总股本的 11.31%，对应

融资余额为 6.60 亿元；未来一年内合计到期的质押股份累计数量为 100,520,000

股，占其及一致行动人合计持有公司股份的 87.75%，占公司总股本的 12.56%，

对应融资余额为 7.10 亿元。还款资金来源为自有资金还款、到期借新还旧，具

备资金偿付能力。

3、余文胜先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的

情形。

4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，

控股股东余文胜先生不存在须履行的业绩补偿义务。

5、控股股东及其一致行动人基本情况

余文胜，男，中国国籍，住所位于深圳市南山区。2015 年 10 月至今，任梦

网云科技集团股份有限公司董事长。余文胜先生控制的核心企业或资产的主营业

务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标等数据，详见公司登载于

指定信息披露媒体有关定期报告及临时公告等文件。

余文胜先生及其一致行动人拓牌鼎汇 3 号私募证券投资基金、拓牌鼎汇 4 号

私募证券投资基金合计持有公司股份 114,557,375 股。

控股股东及其一致行动人不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，综

合考虑资金实力及融资渠道等因素，目前控股股东不存在相关偿债风险。

6、控股股东本次股票质押不存在新获得资金，系为补充质押。

7、控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可

控范围之内，本次股份质押若出现平仓风险时，控股股东及其一致行动人将及时

采取包括但不限于追加质押股份、追加担保物或追加保证金等措施应对上述风险。

8、控股股东及其一致行动人与公司最近一年又一期发生的资金往来、关联

交易、担保等重大利益往来情况，公司已按中国证监会、深圳证券交易所及其他

相关法律的规定及时履行了信息披露义务，不存在侵害上市公司利益的情形。具

体可参阅公司登载于指定信息披露媒体有关定期报告及临时公告等文件。

三、其他说明

公司于 2024 年 6 月 26 日披露了《关于控股股东、实际控制人签署<质押股

票处置过户协议><质押股票处置协议>暨办理证券非交易过户的提示性公告》（公

告编号：2024-061），于 2024 年 6 月 29 日披露了《关于控股股东、实际控制人

完成证券非交易过户的公告》（公告编号：2024-063），自质押股票处置事项发

生后六个月内，余文胜先生所质押的其他公司股份预计不存在因违约而被处置的

情况，公司将持续关注控股股东股份质押及质押风险情况，并按规定及时做好相

关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

证券质押登记证明。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

                                        2024 年 8 月 28 日