证券代码：600526       证券简称：菲达环保       公告编号：临2024-042

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4

月27日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议

案》，同意公司根据《上市公司章程指引（2023修订）》《上海证券交易所股票

上市规则（2024年4月修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份》等规定以及公司注册资本变更的实际情况修订《公司章程》部分条款，并

办理相关工商登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《公司章程》修订内容

序号 修订前 修订后

第三条  公司于2002年7月2日经中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监

发行字[2002]72号批准，首次向社会公众发行

人民币普通股4000万股，并于2002年7月22日在

上海证券交易所上市流通；经2003年度股东大

会批准，公司资本公积金转增股本0.4股／股，

共计4000万股，其中，新增可流通股份1600万

股，于2004年6月17日在上海证券交易所上市流

通；公司于2013年1月31日经中国证监会证监许

第三条  公司于2002年7月2日经中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监

发行字[2002]72号批准，首次向社会公众发行

人民币普通股4000万股，并于2002年7月22日在

上海证券交易所上市流通；经2003年度股东大

会批准，公司资本公积金转增股本0.4股／股，

共计4000万股，其中，新增可流通股份1600万

股，于2004年6月17日在上海证券交易所上市流

通；公司于2013年1月31日经中国证监会证监许

可［2013］80号批准，非公开发行新股6344.4725

万股，已于2013年3月22日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公

司上海分公司”）完成股权登记手续，于2014

年3月24日在上海证券交易所上市流通；经2013

年度股东大会批准，公司以资本公积金向全体

股东每10股转增股本10股，共计转增

203,444,725股，于2014年5月28日在上海证券

交易所上市流通；公司于2015年1月29日经中国

证监会证监许可［2015］166号批准，非公开发

行新股14051.5222万股，已于2015年4月14日在

中登公司上海分公司完成股权登记手续，于

2015年4月15日在上海证券交易所上市；公司于

2022年4月15日经中国证监会证监许可〔2022〕

810号批准，购买资产发行的新股152,317,067

股，于2022年5月17日在中登公司上海分公司完

成股权登记手续，于2022年5月18日在上海证券

交易所上市，非公开发行新股164,221,401股，

于2022年8月31日在中登公司上海分公司完成

股权登记手续，于2022年9月1日在上海证券交

易所上市；公司于2023年7月10日经2023年第三

次临时股东大会批准，实施2023年限制性股票

激励计划，向267名激励对象定向增发

23,210,000股，于2023年9月8日在中登公司上

海分公司完成股权登记手续，于2023年9月11

日在上海证券交易所上市。

可［2013］80号批准，非公开发行新股6344.4725

万股，已于2013年3月22日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公

司上海分公司”）完成股权登记手续，于2014

年3月24日在上海证券交易所上市流通；经2013

年度股东大会批准，公司以资本公积金向全体

股东每10股转增股本10股，共计转增

203,444,725股，于2014年5月28日在上海证券

交易所上市流通；公司于2015年1月29日经中国

证监会证监许可［2015］166号批准，非公开发

行新股14051.5222万股，已于2015年4月14日在

中登公司上海分公司完成股权登记手续，于

2015年4月15日在上海证券交易所上市；公司于

2022年4月15日经中国证监会证监许可〔2022〕

810号批准，购买资产发行的新股152,317,067

股，于2022年5月17日在中登公司上海分公司完

成股权登记手续，于2022年5月18日在上海证券

交易所上市，非公开发行新股164,221,401股，

于2022年8月31日在中登公司上海分公司完成

股权登记手续，于2022年9月1日在上海证券交

易所上市；公司于2023年7月10日经2023年第三

次临时股东大会批准，实施2023年限制性股票

激励计划，向267名激励对象定向增发

23,210,000股，于2023年9月8日在中登公司上

海分公司完成股权登记手续，于2023年9月11

日在上海证券交易所上市；公司于2024年6月18

日向48名激励对象授予2023年限制性股票激励

计划预留股份，定向增发2,550,000股，于2024

年7月5日在中登公司上海分公司完成股权登记

手续，于2024年7月8日在上海证券交易所上市。

2
第六条  公司注册资本为人民币887,153,140

元。

第六条  公司注册资本为人民币889,703,140

元。

3
第二十条  公司股份总数为：887,153,140股，

全部为人民币普通股。

第二十条  公司股份总数为：889,703,140股，

全部为人民币普通股。

4
在第三章第三节“股份转让”第三十条后面新

增四条规定。

新增：

第三十一条  持有公司股份5%以上的股东自持

股比例低于5%之日起90日内，通过集中竞价交

易、大宗交易方式继续减持的，仍应当遵守证

券交易所关于大股东减持的规定。

第三十二条  本公司存在下列情形之一的，控

股股东、实际控制人不得通过证券交易所集中

竞价交易、大宗交易方式减持股份，但已经按

照证券交易所相关规定披露减持计划，或者中

国证监会另有规定的除外：

  （一）最近3个已披露经审计的年度报告的

会计年度未实施现金分红或者累计现金分红金

额低于同期年均归属于本公司股东净利润的

30%的，但其中净利润为负的会计年度不纳入计

算；

  （二）最近20个交易日中，任一日股票收

盘价（向后复权）低于最近一个会计年度或者

最近一期财务报告期末每股归属于本公司股东

的净资产的。

第三十三条  本公司持股5%以上的股东，因离

婚、法人或者非法人组织终止、公司分立等分

配股份的，股份过出方、过入方应当合并计算

判断大股东身份，在股份过户后持续共同遵守

证券交易所关于大股东减持的规定。本公司控

股股东进行股份分配的，股份过出方、过入方

还应当在股份过户后持续共同遵守证券交易所

关于控股股东减持的规定。

  本公司董监高因离婚分割股份后进行减持

的，股份过出方、过入方在该董监高就任时确

定的任期内和任期届满后6个月内，各自每年转

让的股份不得超过各自持有的本公司股份总数

的25%，并应当持续共同遵守证券交易所关于董

监高减持的规定。

  本公司控股股东、董监高因离婚、法人或

者非法人组织终止、公司分立等拟分配股份的，

应当及时披露相关情况。控股股东分配股份过

户前，本公司应当督促股份过出方、过入方商

定并披露减持额度分配方案；未能商定的，各

方应当按照各自持股比例确定后续减持额度并

披露。

  法律、行政法规、中国证监会另有规定的，

从其规定。

第三十四条  本公司股东因司法强制执行或者

股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违

约处置等导致减持股份的，应当根据具体减持

方式分别适用证券交易所的相关规定。

5

第二二六条 公司利润分配政策如下：

在满足利润分配条件的情况下，公司实行

持续稳定的利润分配政策。公司利润分配应重

视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持

续发展。

（一）公司应保证电话、网络、传真等各

种通讯方式的畅通，在制定或修改利润分配政

第二二六条 公司利润分配政策如下：

在满足利润分配条件的情况下，公司实行

持续稳定的利润分配政策。公司利润分配应重

视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持

续发展。

（一）公司应保证电话、网络、传真等各

种通讯方式的畅通，在制定或修改利润分配政

策、利润分配方案前应充分听取中小股东的意

见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（二）公司利润分配可以采取现金或者股

票股利分红方式。

（三）现金分红政策

1、在具备下列现金分红条件的前提下，公

司每三年须实施现金分红一次以上，且最近三

年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年

实现的年均可分配利润的 30％。

上述“年”均指会计年度。

2、现金分红条件：

① 股利分配不得超过累计可分配利润的

范围；

② 当年每股收益不低于 0.10 元或距离上

次分红年度之后累计实现每股收益不低于 0.20

元；

③ 经审计，公司每股累计可供分配利润不

低于 0.50 元；（删除本条）

④ 审计机构出具标准无保留意见的审计

报告；

⑤ 公司资产负债率不高于 70％；

⑥ 公司经营性现金流不影响公司后续持

续经营；

⑦ 公司未发生亏损或未发布预亏提示性

公告；

⑧ 公司无重大投资计划或重大现金支出

等事项发生（募集资金项目除外）。

……

策、利润分配方案前应充分听取中小股东的意

见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（二）公司利润分配可以采取现金或者股

票股利分红方式。

（三）现金分红政策

1、在具备下列现金分红条件的前提下，公

司每三年须实施现金分红一次以上，且最近三

年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年

实现的年均可分配利润的 30％。

上述“年”均指会计年度。

2、现金分红条件：

① 股利分配不得超过累计可分配利润的

范围；

② 当年每股收益不低于 0.10 元或距离上

次分红年度之后累计实现每股收益不低于 0.20

元；

③ 审计机构出具标准无保留意见的审计

报告；

④公司资产负债率不高于 70％；

⑤ 公司经营性现金流不影响公司后续持

续经营；

⑥ 公司未发生亏损或未发布预亏提示性

公告；

⑦ 公司无重大投资计划或重大现金支出

等事项发生（募集资金项目除外）。

……

除上述修订及因修订引起的部分条款序号调整外，《公司章程》其余内容不

变；上述修订尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》同期发布于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机

关的最终核准结果为准。

特此公告。

                           浙江菲达环保科技股份有限公司

                                   董  事  会

                                2024年8月28日