证券代码：688786            证券简称：悦安新材         公告编号：2024-034

江西悦安新材料股份有限公司

关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划

时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东

赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞和投资”）持有公司股份

3,869,652 股，占减持计划公告时公司总股本的 4.5209%；赣州瑞智股权投资合伙企业

（有限合伙）（以下简称“瑞智投资”）持有公司股份 1,483,100 股，占减持计划公告

时公司总股本的 1.7327%；萍乡瑞岚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞岚

投资”）持有公司股份 730,300 股,占减持计划公告时公司总股本的 0.8532%。瑞和投

资、瑞智投资、瑞岚投资均系由深圳德财基金管理有限公司担任执行事务合伙人的有

限合伙企业，三者构成一致行动人，合计持有公司股份 6,083,052 股，占减持计划公告

时公司总股本的 7.1068%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2022 年 8 月 26 日起上市

流通。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2024 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江西

悦安新材料股份有限公司关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：

2024-020），公司股东瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资因自身资金需求,拟通过集中竞

价、大宗交易的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过 2,567,856 股，占减

持计划公告时公司总股本比例不超过 3.0000%。其中，通过集中竞价方式减持股份，减

持期间为上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持股份合计数量不超过

855,952 股，即不超过减持计划公告时公司总股本的 1%。其中瑞和投资以集中竞价方

式减持数量不超过 544,503 股,即不超过减持计划公告时公司总股本的 0.6361%；瑞智

投资以集中竞价方式减持数量不超过 208,688 股,即不超过减持计划公告时公司总股

本的 0.2438%；瑞岚投资以集中竞价方式减持数量不超过 102,761 股,即不超过减持计

划公告时公司总股本的 0.1201%。通过大宗交易方式减持股份，减持期间为上述公告

披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内,减持股份合计数量不超过 1,711,904 股,即不超

过减持计划公告时公司总股本的 2%。其中瑞和投资以大宗交易方式减持数量不超过

1,089,005 股,即不超过减持计划公告时公司总股本的 1.2723%；瑞智投资以大宗交易方

式减持数量不超过 417,377 股,即不超过减持计划公告时公司总股本的 0.4876%；瑞岚

投资以大宗交易方式减持数量不超过 205,522 股,即不超过减持计划公告时公司总股

本的 0.2401%。

公司于 2024年 5月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023

年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-023），本次转增股本方案以实施权益

分派股权登记日的公司总股本 85,595,240 股为基数，以资本公积金向全体股东每股

转增 0.4股，转增后公司总股本为 119,833,336 股；股东瑞和投资、瑞智投资、瑞岚

投资的持股数量及拟减持股份数量相应发生变化。

公司于 2024 年 8 月 27 日收到股东瑞和投资及其一致行动人瑞智投资、瑞岚投资

出具的《赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）、赣州瑞智股权投资合伙企业（有

限合伙）、萍乡瑞岚股权投资合伙企业（有限合伙）关于减持计划时间届满暨减持结

果的告知函》。截至 2024 年 8 月 26 日，本次减持计划实施时间区间届满。现将相关

减持情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例

当前持股股份来

源

赣州瑞和股权投资合伙

企业（有限合伙）

5%以上非第一

大股东
3,869,652 4.5209%

IPO 前取得：

3,869,652 股

赣州瑞智股权投资合伙

企业（有限合伙）

5%以上非第一

大股东
1,483,100 1.7327%

IPO 前取得：

1,483,100 股

萍乡瑞岚股权投资合伙

企业（有限合伙）

5%以上非第一

大股东
730,300 0.8532%

IPO 前取得：

730,300 股

注：“持股比例”按减持计划公告时公司股本总数计算。

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称
持股数量

（股）
持股比例 一致行动关系形成原因

第一组

赣州瑞和股权投资合伙

企业（有限合伙）
3,869,652 4.5209%

瑞和投资、瑞智投资、瑞

岚投资均为深圳德财基金

管理有限公司担任执行事务

合伙人的有限合伙企业，三

者构成一致行动人关系。

赣州瑞智股权投资合伙

企业（有限合伙）
1,483,100 1.7327%

萍乡瑞岚股权投资合伙

企业（有限合伙）
730,300 0.8532%

合计 6,083,052 7.1068% —

注：“持股比例”按减持计划公告时公司股本总数计算。

二、减持计划的实施结果

（一）股东及其一致行动人因以下原因披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股数

量（股）

当前持股

比例

赣州瑞和股权投资合伙

企业（有限合伙）
1,603,045 1.4045%

2024/5/21～

2024/8/16

集中竞价交

易、大宗交易
19.50－33.12

39,923,247.9

3

未完成：

603,866 股
3,734,468 3.1164%

赣州瑞智股权投资合伙

企业（有限合伙）
500,000 0.4172%

2024/6/18～

2024/7/31
大宗交易 19.50－23.44

10,868,000.

00

未完成：

376,491 股
1,576,340 1.3154%

萍乡瑞岚股权投资合伙

企业（有限合伙）
341,700 0.2851%

2024/6/18～

2024/7/31

集中竞价交

易、大宗交易
19.50－28.34

8,026,866.7

6

未完成：

89,896 股
680,720 0.5681%

注：1、以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

2、经公司 2024 年 5 月 13日召开的 2023年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以资本公积

向全体股东每 10 股转增 4 股。2024 年 5 月 30 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的相关公告。权益分派实施完毕后，公司总股本由 85,595,240股变更至 119,833,336股，瑞和投资由本次转增前持股数量 3,669,652，增加 1,467,861 股，

变更为 5,137,513 股；瑞智投资由本次转增前持股数量 1,483,100，增加 593,240 股，变更为 2,076,340 股；瑞岚投资由本次转增前持股数量 730,300，增加

292,120 股，变更为 1,022,420 股。“当前持股数量（股）”和“当前持股比例”按照转增后的持股数量和总股本计算填列；“减持比例”按照转增前后分

别减持数量及总股本计算后加总。

5

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致  √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日 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