公告编号：2024-023

证券代码：835851       证券简称：资旗源       主办券商：恒泰长财证券

北京资旗源信息技术股份有限公司

关于股东拟持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式
股数

（股）

占股本

比例

股数

（股）

占股本

比例

李 宏

志

合计持

有股份

8,500,000 70.83% 215,000 1.79%       特定

事项

协议

转让

其中：

无限售

股份

2,125,000 17.71% 215,000 1.79%

     有

限售股

份

6,375,000 52.12% 0 0%

刘 秀

花

合计持

有股份

1,500,000 12.50% 0 0%       特定

事项

协议

转让

其中：

无限售

股份

375,000 3.13% 0 0%

     有

限售股

份

1,125,000 9.37% 0 0%

李林 合计持

有股份

1,000,000 8.33% 0 0%       特定

事项

协议

转让

其中：

无限售

股份

250,000 2.08% 0 0%

     有

限售股

份

750,000 6.25% 0 0%

2024 年 9 月 2 日，公司股东李宏志、刘秀花、李雪梅、李林、段辉、王

涛、杜巍与风和日丽（大连）企业管理有限公司（以下简称“风和日丽”）签署

了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，同日与李宏志、刘秀花、李雪梅、

李林、段辉、杜巍签署了《股份质押协议》。风和日丽拟通过特定事项协议转让

方式受让李宏志持有资旗源的 8,285,000 股股份（其中 6,375,000 股为限售

股，1,910,000 股为无限售流通股）、刘秀花持有资旗源的 1,500,000 股股份

（其中 1,125,000股为限售股，375,000 股为无限售流通股）、李林持有资旗

源的 1,000,000 股股份（其中 750,000 股为限售股，250,000股为无限售流

通股）、段辉持有资旗源的 180,000股股份（其中 135,000股为限售股，45,000

股为无限售流通股）、王涛持有资旗源的 319,600 股股份（其中 0股为限售股，

319,600股为无限售流通股）、杜巍持有资旗源的 215,000股股份（其中 161,250

股为限售股，53,750 股为无限售流通股）、李雪梅持有资旗源的 285,400 股股

份（其中 214,050股为限售股，71,350股为无限售流通股），转让股份占公司

总股份的 98.21%，上述拟受让的限售股，在解除限售后过户到风和日丽名下。

在股份过户完成前，转让方将上述股份表决权委托给风和日丽行使，并将该等

股份及其因送股、公积金转增、配股等产生的派生权益质押给风和日丽。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《收购报告书》。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 风和日丽（大连）企业管理有限公司

法定代表人 王帅

实际控制人 王帅

成立日期 2023年 9月 1日

注册资本（单位：元） 5,000,000

住所/通讯地址
辽宁省大连市中山区新安街 9-2号（1-3层）

373室

经营范围

一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有

资金从事投资活动；财务咨询；信息咨询服务

（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策

划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流

活动；广告发布；广告设计、代理；广告制

作；平面设计；会议及展览服务；项目策划与

公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）

公司类型 其他有限责任公司

股权结构

王帅持有股权 91.00%，孙兴茂持有股权

5.40%，赵星海持有股权 1.80%，薛君子持有

股权 1.80%。

统一社会信用代码 91210202MACW78U33P

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次权益变动系股东的自愿行为，并通过全国中小企业股份转让系统大宗交易

或特定事项协议转让方式交易。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

本次股份变动情况前，资旗源第一大股东、控股股东、实际控制人为李宏志。

本次股份变动情况后，公众公司第一大股东、控股股东变更为风和日丽，

实际控制人变更为王帅。

本次权益变动已同日在全国中小企业股份转让系统披露《收购报告书》《权

益变动报告书》（增持）、《权益变动报告书》（减持）。本次权益变动详情

及投资者基本情况请参见上述报告书。

三、 备查文件目录

股份转让协议

权益变动报告书

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日  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