证券代码：605117        证券简称：德业股份       公告编号：2024-068

宁波德业科技股份有限公司股东集中竞价减持计划

时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股

东宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亨丽创投”）

直接持有公司 10,870,272 股，占公司总股本的 2.53%；宁波梅山保税港区德派创

业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德派创投”）直接持有公司 3,225,600

股，占公司总股本的 0.75%。亨丽创投、德派创投为公司员工持股平台。上述股

份为公司首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得

的股份，并于 2024 年 4 月 22 日解除限售后上市流通。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

1、2024 年 5 月 15 日公司披露《宁波德业科技股份有限公司股东集中竞价

减持股份计划公告》（公告编号：2024-024），因自身资金安排需要，亨丽创投

计划通过集中竞价减持公司股份数不超过 2,633,320股，占公司总股本的 0.6123%，

德派创投计划通过集中竞价减持公司股份数不超过 870,550 股，占公司总股本的

0.2024%。自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 6 月 5 日-

2024 年 9 月 4 日），且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司

股份总数的 0.8147%。自公告披露之日起至减持计划实施期间，若公司有派发红

利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持股份数量、

股权比例将相应进行调整；若减持期间发生公司回购（注销）股份等股本变动情

形，则减持数量上限保持不变。

2、公司实施 2023 年度权益分派以方案实施前的公司总股本 430,080,841 股

为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 172,032,336 股，本次

分配后总股本为 602,113,177 股，具体内容详见 2024 年 5 月 23 日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波德业科技股份有限公司 2023 年年度权

益分派实施公告》（公告编号：2024-027），本次减持主体的减持数量进行相应

调整，亨丽创投可减持公司股份数量同步调整为不超过 3,686,648 股，德派创投

可减持公司股份数量同步调整为不超过 1,218,770 股。

3、公司于 2024 年 9 月 4 日收到亨丽创投、德派创投发来的《关于股份减持

进展的告知函》，截至 2024 年 9 月 4 日，亨丽创投、德派创投通过集中竞价交易

方式分别减持公司股份数量为 3,686,441 股、1,218,700 股（包含减持计划实施期

间获得的转增股份数量），占实际减持时点公司总股本比例为 0.61%、0.20%，本

次减持计划时间区间已届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

亨丽创投 5%以下股东 10,870,272 2.53% IPO 前取得：4,313,600 股

其他方式取得：6,556,672 股

德派创投 5%以下股东 3,225,600 0.75% IPO 前取得：1,280,000 股

其他方式取得：1,945,600 股

注：“持股比例”按减持计划公告时公司股本总数计算。

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 亨丽创投 10,870,272 2.53% 实际控制人张和君先生持有亨丽创投

22.97%的合伙份额并担任亨丽创投普通

合伙人及执行事务合伙人。

德派创投 3,225,600 0.75% 陆亚珠女士持有德派创投 1.00%的合伙份

额并担任德派创投的普通合伙人及执行

事务合伙人，张和君先生持有德派创投

47.44%的合伙份额，张和君先生与陆亚珠

女士系夫妻关系。

合计 14,095,872 3.28% —

注：“持股比例”按减持计划公告时公司股本总数计算。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

亨丽创投 3,686,441 0.61% 2024/6/14～

2024/6/20

集中竞价

交易

68.88－

79.99

273,542,383.52 未完成：

207 股

11,531,940 1.79%

德派创投 1,218,700 0.20% 2024/6/5～

2024/6/20

集中竞价

交易

67－79.9  86,181,396.00 未完成：70

股

3,297,140 0.51%

注 1：“减持数量（股）”按实际减持股份数量填列，“减持比例”按实际减持时点总股本计算填列，“减持价格”以实际减持时点成交价格填列；

注 2：在减持计划期间，公司于 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露了《宁波德业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公

告编号：2024-027），以方案实施前的公司总股本 430,080,841 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 172,032,336 股，本次分配后总

股本为 602,113,177 股。亨丽创投由本次转增前持股数量 10,870,272 股，转增后变为 15,218,381 股；德派创投由本次转增前持股数量 3,225,600 股，转增

后变为 4,515,840 股。“当前持股数量（股）”按照转增后实际持股数量填列；

注 3：在减持计划期间，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,997,120 股，且公司制定的 2022 年股票期权激励计划部分期权行权导致的股本

变动，截至 2024 年 8 月 30 日，公司总股本为 644,616,200 股。“当前持股比例”按照 2024 年 8 月 30 日公司总股本计算填列。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日

	一、 集中竞价减持主体减持前基本情况
	二、 集中竞价减持计划的实施结果
	(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
	(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
	(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持
	(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
	(五) 是否提前终止减持计划