公告编号：2024-056

证券代码：834281        证券简称：威达智能        主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次股票解除限售数量总额为 22,763,030 股，占公司总股本 35.36%，可交

易时间为 2024 年 9 月 10 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓名或

名称

是否为控股

股东、实际

控制人或其

一致行动人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

本次

解限

售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1 陆建忠 是 是 B 4,823,630 7.49% 21,772,495

2 杨爱华 是 否 C 9,084,300 14.11% 0

3 周云燕 否 是 B 135,000 0.21% 427,500

4 郑文戈 否 否 D 300,000 0.47% 0

5 张洁 否 否 D 195,000 0.30% 0

6 仝颖 否 是 B 56,250 0.09% 618,750

7 聂凯 否 否 D 172,500 0.27% 0

8 毛羿 否 否 D 165,000 0.26% 0

9 李淑珍 否 否 D 150,000 0.23% 0

10 李左成 否 否 D 120,000 0.19% 0

11 曹茜 否 是 B 15,000 0.02% 78,750

12 马炜 否 否 D 60,000 0.09% 0

13 李顺发 否 否 D 60,000 0.09% 0

14 吴蕾 否 否 D 60,000 0.09% 0

15 陶春芳 否 否 D 45,000 0.07% 0

16 唐娟 否 否 D 45,000 0.07% 0

17 顾森 否 否 D 45,000 0.07% 0

18 卢雯竹 否 否 D 45,000 0.07% 0

19 孙莹 否 否 D 30,000 0.05% 0

20 顾国天 否 是 B 7,500 0.01% 33,750

21 刘志勇 否 否 D 30,000 0.05% 0

22 王策 否 否 D 30,000 0.05% 0

23 黄伟 否 否 D 22,500 0.03% 0

24 徐地润 否 否 D 15,000 0.02% 0

25

无锡旺威管

理咨询有限

公司

否 否

D 1,875,000

2.91% 0

26 李婷 否 否 D 1,875,000 2.91% 0

27 马翔 否 否 D 1,425,000 2.21% 0

28 胡侃乐 否 否 D 900,000 1.40% 0

29 杨锦 否 否 D 225,000 0.35% 0

30 嵇津蓉 否 否 D 225,000 0.35% 0

31 黄大楠 否 否 D 225,000 0.35% 0

32 阮钧 否 否 D 150,000 0.23% 0

33 钱萍 否 否 D 150,000 0.23% 0

34 张墅 是 否 D 150 0.00% 0

35 王庆 否 否 D 150 0.00% 0

36 许晨 否 否 D 150 0.00% 0

37 马骏 否 否 D 150 0.00% 0

38 杨澄宇 否 否 D 150 0.00% 0

39 唐伟华 否 否 D 150 0.00% 0

40 朱亚君 否 否 D 150 0.00% 0

41 过丽华 否 否 D 150 0.00% 0

42 赵全峰 否 否 D 150 0.00% 0

合计 — 22,763,030 35.36% 22,931,245

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限

售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除

限售；F其他

自愿限售解除情况说明

根据公司 2021 年第一次股票发行时发行对象自愿对发行股票做出的限售承

诺：“本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司。除董事、监事、高级管理人员认购的股份将根据《公司法》、全国股转系统

业务规则进行限售外，认购人自愿作出以下承诺：本次股票发行认购后，认购人

自股票登记完成后完成后 24 个月内不得转让。”

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 35,622,605 55.34%

有限售条件的

股份

1、高管股份 23,943,745 37.20%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 4,800,000 7.46%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 28,743,745 44.66%

总股本 64,366,350 100.00%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的

限售股份

五、备查文件

《关于解除限售公告通知》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日  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