公告编号：2024-039

证券代码：872017        证券简称：八通生物        主办券商：华林证券

上海八通生物科技股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

重要内容提示：

上海八通生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年9月9

日-9月10日最近2个交易日以内收盘价涨幅达到279.355%，触发了股票交易异常

波动标准，公司根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则》的

有关规定，履行了相关信息披露义务。公司股价波动严重偏离市场和行业走

势，上述股价波动引起公司高度重视。

公司是一家专业从事体外诊断试剂研发、生产、销售的公司，主要产品包

括呼吸道病毒抗原检测系列、毒品检测系列，均以定性检测为主。公司主营业

务未发生重大变化，生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策未发生重

大调整，公司暂无重大利好，并非上市公司子公司，请广大投资者理性投资。

公司股票存在非理性炒作风险，随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者

甄别、理性判断、注意投资风险和交易风险，避免产生较大投资损失。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票最近2个有成交的交易日（2024年9月9日至2024年9月10日）以内

收盘价涨幅累计达到279.355%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交

易监控细则》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。公司于2024年9月10日

披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-038）。2024年9月5

日收盘价涨幅达到49.038%。2024年9月10日股票收盘价为5.88元。

二、相关风险提示

截至2024年6月30日，公司未经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产为

1.46元，公司股价波动严重偏离市场和行业走势，近期股价波动引起公司高度

重视。

公司是一家专业从事体外诊断试剂研发、生产、销售的公司，主要产品包

括呼吸道病毒抗原检测系列、毒品检测系列，均以定性检测为主。公司主营业

务未发生重大变化，生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策未发生重

大调整，公司暂无重大利好，并非上市公司子公司，请广大投资者理性投资。

公司目前处于新三板基础层，暂不满足境内交易所上市条件，董事会尚未

对上市方式、上市板块等事项进行审议，未与第三方中介机构签订保荐协议，

也暂无筹备上市等重大事项。

公司股票击鼓传花效应明显，存在非理性炒作风险，随时有快速下跌的可

能。敬请广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资风险和交易风险，避免产

生较大投资损失。

全国中小企业股份转让系统为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以

全国中小企业股份转让系统披露信息为准。公司将按照有关法律和法规的要

求，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整做好信息披露工作。

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2024年 9月 10日