证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2024-056

嘉友国际物流股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人

持股比例变动超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于被动变化及主动减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合

伙）及其一致行动人韩景华、孟联持股比例由 45.33%减少至 44.25%，权益变动

达到 1.08%。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）收到控股股东嘉信益（天津）

资产管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人韩景华、孟联发出的《关于减持

股份的告知函》，因公司提前赎回可转换公司债券（简称“可转债”）、实施差

异化权益分派导致持股比例被动发生变化及韩景华、孟联通过集中竞价交易方式

减持股份，导致嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人

韩景华、孟联持股数量由 225,337,560 股增加至 432,426,018 股，持股比例由

45.33%（按总股本为 497,082,113 股计算）减少至 44.25%（按总股本为

977,149,042 股计算），权益变动达到 1.08%，具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人一：嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）

企业名称：嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：911201163410350929

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：韩景华

成立日期：2015 年 6 月 24 日

注册资本：3,000 万元

主要经营场所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C区二层 209（TG 第 9

号）

经营范围：资产管理；信息系统开发。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）。

2、信息披露义务人二：韩景华

姓名：韩景华

性别：男

国籍：中国

在公司任职情况：董事长

3、信息披露义务人三：孟联

姓名：孟联

性别：女

国籍：中国

在公司任职情况：董事、总裁

（二）本次权益变动情况

权益

变动

明细

变动方式 变动时间
股份种

类
变动数量

变动比

例
变动事由

提前赎回可转

债，持股比例

由 45.33%被动

减少至 45.06%

2022/7/25
人民币

普通股
- -0.27%

2022 年 7 月 25 日，共有

37,765,000 元可转债转股，

公司总股本由 497,082,113

股增加至 500,048,597 股

实施2022年度

差异化权益分

派，持股比例

由 45.06%被动

增加至 45.14%

2023/6/20
人民币

普通股
+90,135,024 +0.08%

以 2023年 6月 20日登记的

总股本 500,048,597 股，扣

除 公 司 回 购 专 用 账 户

3,068,966 股 后 的 股 本

496,979,631 股为基数，每

股派 0.5 元转增 0.4 股，公

司总股本由500,048,597股

增加至 698,840,449 股

实施2023年度

差异化权益分
2024/6/17

人民币

普通股
+126,189,034 +0.06%

以 2024年 6月 17日登记的

总股本 698,840,449 股，扣

派，持股比例

由 45.14%被动

增加至 45.20%

除 公 司 回 购 专 用 账 户

3,068,966 股 后 的 股 本

695,771,483 股为基数，每

股派 0.5 元转增 0.4 股，公

司总股本由698,840,449股

增加至 977,149,042 股

2024 年实施减

持股份计划，

持 股 比 例 由

45.20%减少至

44.25%

2024/7/30-

2024/9/10

人民币

普通股
-9,235,600 -0.95%

2024年7月30日至2024年

9 月 10 日，韩景华和孟联通

过集中竞价交易方式合计

减持公司股份9,235,600股

合计 +207,088,458 -1.08% -

4

本次权益变动前后，嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人韩景华、孟联持有公司股份情况如下：

名称

2022/7/22

本次权益变动前

2022/7/25

提前赎回可转债

2023 年

转增数量

2023/6/20

实施 2022 年度差异化权

益分派

2024 年

转增数量

2024/6/17

实施 2023 年度差异化权

益分派

2024/7/30-

2024/9/10

集中竞价减

持数量

2024/9/10

本次权益变动后

持股数量 占比 持股数量 占比 持股数量 占比 持股数量 占比 持股数量 占比

嘉信益（天

津）资产管理

合伙企业（有

限合伙）

124,207,300 24.99% 124,207,300 24.84% 49,682,920 173,890,220 24.88% 69,556,088 243,446,308 24.91% - 243,446,308 24.91%

韩景华 66,605,717 13.40% 66,605,717 13.32% 26,642,287 93,248,004 13.34% 37,299,202 130,547,206 13.36% 6,435,600 124,111,606 12.70%

孟联 34,524,543 6.95% 34,524,543 6.90% 13,809,817 48,334,360 6.92% 19,333,744 67,668,104 6.93% 2,800,000 64,868,104 6.64%

合计 225,337,560 45.33% 225,337,560 45.06% 90,135,024 315,472,584 45.14% 126,189,034 441,661,618 45.20% 9,235,600 432,426,018 44.25%

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙），实

际控制人仍为韩景华、孟联。

二、所涉及后续事项

本次权益变动情况系股东的正常减持行为，不会导致公司控股股东、实际控

制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

本次权益变动不触及要约收购，亦不涉及披露权益变动报告书的情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日