公告编号：2024-070

证券代码：835737     证券简称：传神语联     主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

CW_TRANSN

LIMITED

合计

持有

股份

11,167,740 6.88% 0 0%   特定

事项

协议

转让 其中：

无限

售股

份

11,167,740 6.88% 0 0%

有限

售股

份

0 0% 0 0%

武汉市龙

腾传神投

资管理有

合计

持有

股份

42,636,972 26.25% 63,914,608 39.35%   特定

事项

协议

限公司、嘉

道传神（湖

北）文化科

技合伙企

业（有限合

伙）、武汉

市传承恒

业投资管

理合伙企

业（有限合

伙）、武汉

市传和伟

业投资管

理合伙企

业（有限合

伙）、武汉

市传世盛

业投资管

理合伙企

业（有限合

伙）

其中：

无限

售股

份

42,636,972 26.25% 63,914,608 39.35% 转让

有限

售股

份

0 0% 0 0%

2024 年 9月 13日，股东 CW_TRANSN LIMITED 与嘉道传神（湖北）文化科技

合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉道传神”）签署了《股份转让协议》。

1、CW_TRANSN LIMITED 拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议

转让方式减持挂牌公司 11,167,740股股份，直接持股比例从 6.88%变为 0.00%；

2、嘉道传神拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式增

持挂牌公司 21,277,636 股股份，直接持股比例从 0.00%变为 13.10%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

2024 年 9 月 13 日，公司股东 CW_TRANSN LIMITED、COSMOS INVESTMENT

LIMITED、纪恒有限公司分别与嘉道传神签署的《股份转让协议》。CW_TRANSN

LIMITED、COSMOS INVESTMENT LIMITED、纪恒有限公司分别将其持有的公司

11,167,740股、6,800,003 股、3,309,893股股份通过特定事项协议转让方式

转让给嘉道传神。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 CW_TRANSN LIMITED

法定代表人 康霈

实际控制人 康霈

成立日期 2015年 4月 1日

注册资本（单位：元） 39.05港元

住所/通讯地址
UNIT 417,4TH FLOOR,LIPPO CENTRE,TOWER

TWO,NO.89 QUEENSWAY,ADMIRALTY,HONG KONG

经营范围 股权类投资

公司类型 私人股份有限公司

股权结构 Chengwei Capital HK Limited 持股 100%

统一社会信用代码 64571716

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 合伙企业基本信息

企业名称 嘉道传神（湖北）文化科技合伙企业（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 何恩培

成立日期 2024年 7月 29日

住所/通讯地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号

未来科技城龙山创新园一期 B2栋 13楼 1308 室

（自贸区武汉片区）

经营范围

一般项目：数字技术服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活

动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨

询服务；融资咨询服务。（除许可业务外，可自

主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

统一社会信用代码 91420100MADT22X899

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次转让完成后，嘉道传神（湖北）文化科技合伙企业（有限合伙）直接持

有股份比例 13.10%。CW_TRANSN LIMITED、COSMOS INVESTMENT LIMITED、纪恒

有限公司直接持股比例分别由 6.88%、4.19%、2.04%减少至 0%。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动不会导致公司第一股东、控股股东、实际控制人发生变化，本

次变化不会对公司产生不利影响。

本次特定事项协议转让，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和

中国证券登记结算有限责任公司提出书面申请，经全国中小企业股份转让系统有

限责任公司确认后由转让双方到中国证券登记结算有限责任公司办理登记过户。

上述股份变动等事项涉及投资者披露权益变动，详见公司于 2024年 9月 13

日披露的《权益变动报告书》。

三、 备查文件目录

1、《权益变动报告书》；

2、《股份转让协议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日  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