公告编号：2024-034

证券代码：870317        证券简称：荻赛尔        主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式
股数

（股）

占股本

比例

股数

（股）

占股本

比例

佛 山

市 宝

捷 精

密 机

械 有

限 公

司

合计

持有

股份

3,250,000 6.2500% 2,500,000 4.8077%

2024

年 9

月 19

日

大宗

交易

其

中：

无限

售股

份

3,250,000 6.2500% 2,500,000 4.8077%

有限

售股

份

0 0% 0 0%

韩欢 合计

持有

股份

9,149,800 17.5958% 7,800,000 15.0000%

2024

年 9

月 19

日

大宗

交易

其

中：

无限

售股

份

2,287,450 4.3989% 937,650 1.8031%

有限

售股

份

6,862,350 13.1968% 6,862,350 13.1968%

林兰 合计

持有

股份

750,000 1.4423% 2,849,800 5.4804%

2024

年 9

月 19

日

大宗

交易

其

中：

无限

售股

份

750,000 1.4423% 2,849,800 5.4804%

有限

售股

份

0 0% 0 0%

佛山市宝捷精密机械有限公司通过大宗交易向林兰转让 750,000 股股票，

本次交易后佛山市宝捷精密机械有限公司持公司股份 2,500,000 股，占公司股

本的 4.8077%。韩欢通过大宗交易向林兰转让 1,349,800 股股票。本次交易后

韩欢持公司股份 7,800,000 股，占公司股本的 15.0000%。本次交易后林兰持

公司股份 2,849,800 股，占公司股本的 5.4804%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 佛山市宝捷精密机械有限公司

法定代表人 杨瑶

实际控制人 杨伟杰

成立日期 2000 年 8 月 12 日

注册资本（单位：元） 30,000,000

住所/通讯地址
佛山市三水区乐平镇创新大道西 5号办公楼、

综合楼、车间一、车间二

经营范围

研发设计、加工、制造、销售：注塑机、普通机

械设备、电路机械配件；销售：塑料原料，五金

商品、交电器材、电子计算机及配件、陶瓷制

品、建筑材料、百货、仪器仪表、化工材料（不

含化学危险品、剧毒物品）、金属材料（不含

贵、废旧金属）；货物进出口（法律、行政法规

禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目

须取得许可后方可经营）。

公司类型 有限责任公司

股权结构

杨伟杰持股 40.63%，佛山市宝捷鑫股权投资合

伙企业(有限合伙)持股 36.25%，杨瑶持股

21.88%，佛山市新捷创业投资有限公司持股

1.25%。

统一社会信用代码 914406057250934438

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 韩欢

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 不适用

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 林兰

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 不适用

是否属于失信联合惩戒对象 否

佛山市宝捷精密机械有限公司通过大宗交易向林兰转让 750,000 股股票，

本次交易后佛山市宝捷精密机械有限公司持公司股份 2,500,000 股，占公司股

本的 4.8077%。韩欢通过大宗交易向林兰转让 1,349,800 股股票。本次交易后

韩欢持公司股份 7,800,000 股，占公司股本的 15.0000%。本次交易后林兰持公

司股份 2,849,800 股，占公司股本的 5.4804%。

二、 所涉及后续事项

本次股份变动不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化，

对公司经营无影响。

不适用

三、 备查文件目录

持股 5%以上股东每人持股变化名单

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日  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