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
广州港股份有限公司

关于全资子公司参与股份回购暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广州港股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司广州港物流有限公

司（下称“物流公司”）参股合资公司中联航运股份有限公司（下称“中联航运”）

计划回购股东部分股份和相应减少注册资本，物流公司拟参与股份回购并减持中

联航运股份。

●回购完成后物流公司所持中联航运股份将减持至 14.707880%。

●本次回购交易构成关联交易。

●本次回购交易未构成重大资产重组。

●本次回购交易不需要提交公司股东大会审批。

●至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间

交易类别相关的关联交易累计金额为 3821.8 万元，累加本次关联交易后达到披

露标准。

一、关联交易概述

中联航运股份有限公司（下称“中联航运”）于 2005年 9月 1日在海南洋浦

注册成立，注册资本为人民币 25,000万元。2018年 7月，公司全资子公司物流

公司以现金 3284 万元的出资额从公开市场取得中联航运 20%股份。2023 年 11

月，物流公司以非公开协议转让方式向广州市穗航实业有限公司（下称“穗航实

业”）转让中联航运 2%股份。转让完成后物流公司持股 18%，穗航实业持股 2%。

2024 年 6 月 25 日，中联航运 2023 年年度股东大会会议审议通过《关于回

购公司部分股份并减少公司注册资本的议案》，同意中联航运以截至 2024年 4月

30日的净资产评估值为依据，回购、注销股东部分股份，并相应减少注册资本。

中联航运本次回购股份共计 98,122,180 股，回购股份将予以注销。物流公司拟

参与中联航运股份回购，减持股份数为 22,661,992 股，预计可获得现金收入约

7,895万元。参与回购后物流公司持股比例将减持至 14.707880%。

中联航运为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

本次回购交易构成关联交易。

本次回购交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组的标准，不构成重大资产重组。

二、关联方即关联交易标的公司情况

1.公司名称：中联航运股份有限公司

2.注册号：91460300774287498U

3.住所：洋浦吉浦路新浦大厦 403A房

4.法定代表人：丁伟

5.注册资本：25,000 万元人民币

6.公司类型：其他股份有限公司

7.经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船，外贸内支线集装箱班轮运输，

国际船舶集装箱运输，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事货物

及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖，船舶管理。（一般经营项目自主经营，

许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动。

8.最近一年又一期的主要财务指标：

截止 2023 年 12 月 31 日，中联航运总资产 376511.36 万元，归属于母公司

所者权益合计为 144855.79 万元，2023 年营业总收入为 232212.68 万元，净利

润为-52541.35 万元。(以上数据经审计。)

截止 2024 年 6 月 30 日，中联航运总资产 360877.88 万元，归属于母公司

所有者权益合计为 104398.26 万元，2024 年 1-6 月营业总收入为 169573.34 万

元，净利润为-40131.54 万元。(以上数据未经审计。)

三、评估情况

物流公司和中联航运共同委托中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有

限公司对中联航运净资产进行了评估，物流公司对评估结果进行了复核。根据评

估机构出具的评估结果，以 2024年 4月 30 日为基准日，中联航运净资产评估值

为 87096.16 万元人民币。按照中联航运股份总数 25000 万股计算，中联航运向

股东回购股份的价格为每股 3.4838464元人民币。

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

为加强全资子公司物流公司股权价值管理，优化物流公司股权结构，并规避

航运市场波动风险，物流公司拟参与中联航运股份回购并减持中联航运股份。

公司本次回购交易不会改变公司与中联航运的业务协同，不会导致公司合并

报表范围发生变动。本次关联交易不会对公司经营造成影响，不会导致新增关联

交易或产生同业竞争。

五、本次关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024年 9月 20 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于物流

公司参与中联航运股份回购的议案》。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2.独立董事专门会议审议情况

2024年 9月 20 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议以 3票

同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于物流公司参与中联航运股份回购的

议案》，并发表意见如下：

公司下属广州港物流有限公司参与中联航运股份有限公司股份回购，有助于

及时回笼股权投资收益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

同意提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

六、其他

前期累计未达到披露标准的事项：

关联交易类别 关联人 关联交易内容 交易金额

出售资产（股权）
广州市穗航实业

有限公司

物流公司向穗航

实业协议转让其

持有的中联航运

2%股份。

交 易 价 格 为

35,856,400.00元

出售资产
广州港国际港航

中心有限公司

广州港船务有限

公司向广州港国

交 易 价 格 为

2,361,556.00元。

际港航中心有限

公司转让一批位

于港航三期地块

上的资产。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议

2.公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2024年 9月 21日