公告编号：2024-023

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、基本情况

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司股

东武胜冠通商贸有限公司（以下简称“冠通商贸”）、武胜新迪商贸有限公司（以

下简称“新迪商贸”）和武胜县杰瑞商贸有限公司（以下简称“杰瑞商贸”）关

于提前解除股票限售的相关通知。

公司 2015 年挂牌前，冠通商贸持有公司股份 4,852,000 股，新迪商贸持有

公司股份 2,640,000 股，杰瑞商贸持有公司股份 2,184,000 股。为支持公司业务

发展，在公司申请挂牌时，股东冠通商贸、新迪商贸和杰瑞商贸自愿承诺：每年

转让的股份不超过其直接、间接持有公司股份总数的 25%，比照《公司法》第一

百四十一条对于董事、监事、高级管理人员的限售规定。公司于《公开转让说明

书》中披露了上述承诺事项。

考虑到股东的意愿和需求，经与冠通商贸、新迪商贸和杰瑞商贸协商后，就

其股份提前解除自愿限售事宜达成一致，并在符合《公司法》及相关规定下，拟

对冠通商贸持有的 3,639,000 股限售股份、新迪商贸持有的 1,980,000 股限售股

份和杰瑞商贸持有的1,638,000股限售股份共计7,257,000股限售股份提前解除

限售。

截止 2024 年 9 月 20 日，冠通商贸、新迪商贸和杰瑞商贸持有股份数量及拟

提前解除限售情况如下：

东、实

际控制

人及一

致行动

人

高级管理

人员

(%) 量（股）

1 武胜冠通商贸

有限公司
是 否 4,852,000 11.1771 3,639,000

2 武胜新迪商贸

有限公司
是 否 2,640,000 6.0815 1,980,000

3 武胜县杰瑞商

贸有限公司
是 否 2,184,000 5.0311 1,638,000

合计 9,676,000 22.2897 7,257,000

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 9 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关

于同意股东武胜冠通商贸有限公司、武胜新迪商贸有限公司和武胜县杰瑞商贸有

限公司所持公司股票提前解除限售》的议案，同意将冠通商贸持有的 3,639,000

股、新迪商贸持有的 1,980,000 股和杰瑞商贸持有的 1,638,000 股共计

7,257,000 股限售股份提前解除限售。该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东

大会审议。公司将按照全国中小企业股份转让系统规定披露后续解除限售的相关

公告。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四

届董事会第十二次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日