公告编号：2024-069

证券代码：871507 证券简称：清科筑成 主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份公司

股票交易风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

重要内容提示

北京清科筑成科技股份公司（以下简称“公司”）因公司股价出现较大波动，

根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则》的有关规定，经公司

申请，公司股票已于 2024年 5月 16日起申请停牌。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 7 日）

以内收盘价涨幅累计达到 138.57%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常

交易监控细则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。公司于 2024

年 5月 7日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-022）。

2024 年 5 月 9 日-5 月 10 日股票在最近 2 个交易日以内收盘价涨幅达到

114.94%；2024年 5月 10日-5月 14日股票在最近 3个交易日以内收盘价涨幅达

到 118.29%，2024年 5月 15日股票收盘价为 18.00元。

公司于 2024年 5月 15日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：

2024-025），同日公司披露了《股票停牌公告》（公告编号：2024-024），公司股

票自 2024年 5月 16日起停牌。

公司分别于 2024年 5月 20日、5月 27日披露了《股票交易风险提示公告》

（公告编号：2024-026、公告编号：2024-032）；2024年 5月 29日披露了《股票

延期复牌公告》（公告编号：2024-033）；2024年 6月 3日披露了《股票交易风险

提示公告》（公告编号：2024-034）；2024年 6月 11日披露了《股票交易风险提

示公告》（公告编号：2024-035）；2024年 6月 12日披露了《股票停牌事项变更

公告》（公告编号：2024-038）；2024年 6月 19日披露了《股票交易风险提示公

告》（公告编号：2024-041）；2024年 6月 25日披露了《股票交易风险提示公告》

（公告编号：2024-042）；2024年 7月 2日披露了《股票交易风险提示公告》（公

告编号：2024-043）；2024年 7月 9日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编

号：2024-044）；2024年 7月 16日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-046）；2024 年 7 月 23 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-047）；2024 年 7 月 30 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-051）；2024 年 8 月 6 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-055）；2024 年 8 月 13 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-056）；2024 年 8 月 20 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-060）。2024 年 8 月 27 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-062）。2024 年 9 月 3 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-066）。2024 年 9 月 10 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-067）。2024 年 9 月 19 日披露了《股票交易风险提示公告》（公告编号：

2024-068）。

二、相关风险提示

经核查发现：存在部分投资者炒作公司股价情况，公司股价偏离市场和行业

走势。公司目前处于新三板创新层，暂不满足境内交易所上市或转板条件，董事

会尚未对上市方式、上市板块等事项进行审议，未与第三方中介机构签订保荐协

议，也暂无筹备上市等重大事项。

公司是一家从事人力资源数字软件平台服务、为行业客户提供数字化施工解

决方案的公司。公司主营业务未发生重大变化，生产经营活动正常，所处的市场

环境、行业政策未发生重大调整，公司暂无重大利好，并非上市公司子公司，请

广大投资者理性投资。

公司股票存在非理性炒作风险，随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注

意甄别、理性判断、注意投资风险和交易风险，避免产生较大投资损失。

全国中小企业股份转让系统为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以全

国中小企业股份转让系统披露信息为准。公司将按照有关法律和法规的要求，认

真履行信息披露义务，及时、准确、完整做好信息披露工作。

公告编号：2024-069

北京清科筑成科技股份公司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会

2024年 9月 24日