证券代码: 872572 证券简称: 富尔特 主办券商: 华泰联合

# 赣州富尔特电子股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为1,719,464股,占公司总股本1.8145%,可交 易时间为 2024 年 9 月 30 日。

## 二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位:股

序号	股东姓 名或名 称	是否为控股 股东、实际 控制人或其 一致行动人	董事、监 事、高级 管理人员 任职情况	本次解 限售原 因	本次解除 限售登记 股票数量	本次解除限售 股数占公司总 股本比例	尚未解除 限售的股 票数量
1	钟春燕	否	董秘	D	0	0%	709,800
2	庞再升	否	副总	D	112,500	0.12%	493,500
3	王志刚	否	-	D	323,200	0.34%	200,000
4	卓军	否	1	D	237,230	0.25%	80,000
5	钟长传	否	1	D	146,088	0.15%	0
6	戚植奇	否	1	D	142,856	0.15%	0
7	剧智华	否	-	D	113,120	0.12%	760,000
8	刘春华	否	-	D	64,640	0.07%	100,000
9	周桂芳	否	1	D	64,640	0.07%	0
10	刘刚	否	-	D	64,640	0.07%	150,000
11	刘滨	否	-	D	53,006	0.06%	0
12	王亮亮	否	-	D	53,006	0.06%	0

	1
13	蔡小勇	否	-	D	51,712	0.05%	0
14	冯兴	否	-	D	51,712	0.05%	0
15	李政平	否	-	D	49,128	0.05%	0
16	刘人清	否	-	D	49,128	0.05%	0
17	钟康	否	-	D	32,320	0.03%	0
18	张小金	否	-	D	24,564	0.03%	0
19	秦立湖	否	-	D	20,686	0.02%	0
20	蔡启平	否	-	D	19,392	0.02%	50,000
21	伍秀娟	否	-	D	12,928	0.01%	10,000
22	陈伟	否	-	D	12,282	0.01%	0
23	于海洋	否	-	D	12,282	0.01%	0
24	何晓文	否	-	D	8,404	0.01%	0
合计					1,719,464	1.81%	2,553,300

注:解除限售原因: A 挂牌前股份批次解除限售; B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售; C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售; D 自愿限售解除限售; E 限制性股票解除限售; F 其他

#### 自愿限售解除情况说明

根据 2019 年 4 月富尔特股票发行情况报告书记载: 钟春燕、庞再升等 24 名参与认购公司股份的自然人自取得本次发行的股票(2019 年 4 月 11 日)起自愿限售三年,三年届满后分三批解除限售,每批次解除限售的股份数量分别为其获得的本次发行的股份总数的30%、30%、40%,每批次解除。限售的时间分别为获得本次发行的股票届满三年、四年、五年,即本次发行的股票持有届满五年后可全部解除限售。

钟春燕、庞再升等 24 名认购 2019 年 4 月发行股份后,该股份于 2022 年 12 月 12 日办理了第一批解除限售,股票解除限售数量总额为 1,601,126 股,占公司总股本 1.6897%。于 2023 年 6 月 7 日办理了第二批解除限售,股票解除限售数量总额为 1,247,886 股,占公司总股本 1.3169%。

截至 2024 年 8 月 30 日,本次发行新增股份已挂牌满五年,以上人员认购 2019 年 4 月 定向发行相关股份数量的 40%可解除限售,其中钟春燕、庞再升因是公司董事/高级管理人 员,将按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售。

#### 三、本次股票解除限售后的股本情况

	股份性质	数量 (股)	百分比
无	限售条件的股份	59,009,395	62.27%
	1、高管股份	30,015,389	31.68%
	2、个人或基金	2,102,000	2.22%
有限售条件的	3、其他法人	3,633,000	3.83%
股份	4、限制性股票	0	0.00%
	5、其他	0	0.00%
	有限售条件股份合计	35,750,389	37.73%
	总股本	94,759,784	100.00%

#### 四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- (三)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益 行为的情况
- (四)在本次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的 限售股份

### 五、备查文件

- 1、解除限售变更登记申报明细清单
- 2、股份解除限售登记申请表

赣州富尔特电子股份有限公司 董事会 2024年9月25日