公告编号：2024-023

证券代码：832017        证券简称：中兴机械        主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

石家庄

中兴冲

剪机床

制造有

限责任

公司

合计持有

股份

3,000,000 5.0420% 2,920,000 4.9076% 2024

年 9月

30 日

竞价

其中：无

限售股份

3,000,000 5.0420% 2,920,000 4.9076%

     有

限售股份

0 0% 0 0%

本次权益变动系信息披露义务人石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司自

愿减持行为，并通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价转让方式进行交易。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司

法定代表人 王彦民

实际控制人 无

成立日期 1992 年 1 月 6 日

公告编号：2024-023

注册资本（单位：元） 8,000,000

住所/通讯地址
河北省石家庄市赵县新寨店镇308国道与明珠路

交叉口北行 50 米路西

经营范围

一般项目：农业机械制造；农林牧渔机械配件制

造；农林牧渔机械配件销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

装卸搬运；通用设备修理；专用设备修理；劳务

服务（不含劳务派遣）；包装服务；金属包装容

器及材料制造；包装材料及制品销售；金属包装

容器及材料销售；进出口代理；货物进出口；非

居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司类型 有限责任公司

股权结构

石家庄中兴机械制造股份有限公司持股

60.875%，刘瑶持股 16.250%，刘振环持股

4.375%，邓彦生持股 3.500%，王瑞福持股

2.500%，刘素娥持股 1.875%，丁小朝持股

1.250%，陈晓霞持股 1.250%，杜书良持股

1.250%，郭庆海持股 1.250%，秦永和持股

1.250%，邬建持股 1.250%，武丽华持股 1.250%，

丁志良持股 0.750%，丁淑凤持股 0.625%，郭风

明持股 0.500%。

统一社会信用代码 91130100104416895K

是否属于失信联合惩戒对象 否

2024 年 9 月 30 日，石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司通过全国中小企

业股份转让系统以集合竞价方式减持公司股份 80,000 股。本次股份减持后石家

庄中兴冲剪机床制造有限责任公司合计拥有权益从 5.0420%减至 4.9076%。

二、 所涉及后续事项

本次股权变动不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化，

不会对公司经营产生影响，不存在应披露而未披露的事项。

本次股东持股情况变动不涉及投资者披露权益变动报告书，不涉及收购报告

书、要约收购报告等文件。

三、 备查文件目录

1、《持股 5%以上股东每日持股变化明细》

2、《持股 5%以上股东每日持股变化名单》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日

	一、 本次持股变动基本情况
	（一） 投资者股份变动情况
	（二） 投资者基本情况
	1、 法人基本信息

	二、 所涉及后续事项
	三、 备查文件目录