证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-061

武汉农尚环境股份有限公司

关于控股股东部分股份被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司控股股东海

南芯联微科技有限公司（以下简称“海南芯联”）持有公司的股份存在被司法冻结

及新增轮候冻结情况，具体事项如下：

一、股东股份被冻结的基本情况

1、本次股份被司法冻结的基本情况

股东名称

是否为

控股股

东或第

一大股

东及其

一致行

动人

本次冻结股

份数量

（万股）

占其所

持股份

比例

占公

司总

股本

比例

是否为

限售股

及限售

类型

冻结日期 解冻日期
司法冻结执行

人

海南芯联 是 1,762.74 30.05% 6.01% 否 2024-10-11 2027-10-10
海口市龙华

区人民法院

2、本次股份新增轮候冻结的基本情况

股东名称

是否为

控股股

东或第

一大股

东及其

一致行

动人

本次轮候冻

结股份数量

（万股）

占其所

持股份

比例

占公

司总

股本

比例

是否为

限售股

及限售

类型

委托日期 轮候期限 轮候机关

海南芯联 是 237.26 4.04% 0.81% 否 2024-10-11 36 个月
海口市龙华

区人民法院

3、本次冻结及轮候冻结股份涉及质押股份的基本情况

上述被司法冻结及新增轮候冻结的股份为质押股份，具体内容详见公司于

2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公

告编号：2023-036）。

二、股东股份累计被冻结的基本情况

1、截至公告披露日，控股股东股份累计被司法冻结情况

股东名称
持股数量

（万股）
持股比例

累计被冻结股份数

量（万股）

占其所持股份

比例

占公司总股本

比例

海南芯联 5,866.00 20% 2,576.32 43.92% 8.78%

2、截至公告披露日，控股股东股份累计被轮候冻结情况

股东名称
持股数量

（万股）
持股比例

累计被轮候冻结股

份数量（万股）

占其所持股份

比例

占公司总股本

比例

海南芯联 5,866.00 20% 651.28 11.10% 2.22%

三、其他情况说明及风险提示

控股股东海南芯联持有的本公司部分股份被司法冻结及轮候冻结事项暂未对

公司持续经营、公司治理产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东、实际控

制人发生变更。公司将持续关注控股股东持有股份的情况，严格按照相关法律法

规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊

登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司质押及司法冻结明细表；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日