公告编号：2024-048

证券代码：873547        证券简称：烟东股份      主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

王 文

华

合计持

有股份

1,299,600 11.40% 5,660,100 49.65% 2024

年 10

月 28

日

投资

关系、

协议

方式

其中：无

限售股

份

1,299,600 11.40% 5,660,100 49.65%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

刘政 合计持

有股份

75,012 6.58% 2,614,590 22.935% 2024

年 10

月 28

日

投资

关系、

协议

方式

其中：无

限售股

份

75,012 6.58% 2,614,590 22.935%

     有 0 0% 0 0%

限售股

份

山 东

恒 泽

农 业

有 限

公司

合计持

有股份

8,550,000 75.00% 2,325,030 20.395% 2024

年 10

月 28

日

投资

关系、

协议

方式

其中：无

限售股

份

6,224,970 54.605% 0 0%

     有

限售股

份

2,325,030 20.395% 2,325,030 20.395%

202 年 10月 28 日,王文华与山东恒泽农业有限公司（以下简称：恒泽农业）

签署了《股份转让协议之解除协议》《表决权委托协议之解除协议》和《股份质

押协议之解除协议》，根据前述协议，王文华解除了对恒泽农业 4,360,50 股即

38.25%的表决权委托，直接持有烟东股份 38.25%的股份并享有包括表决权在内

的完整股东权利，且可通过东营亿运通企业咨询中心（有限合伙）和东营亿远企

业管理中心（有限合伙）间接控制烟东股份 11.40%的股份，王文华合计可控制

烟东股份 49.65%的股份；同时刘政亦解除对恒泽农业 16.36%股份的表决权委托

并签署了《股份转让协议之解除协议》《表决权委托协议之解除协议》和《股份

质押协议之解除协议》。

通过上述协议，王文华实际支配的股份由 11.40%变更为 49.65%，其中直接

持有公司 38.25%的股份，通过东营亿运通企业咨询中心（有限合伙）和东营亿

远企业管理中心（有限合伙）间接控制公众公司 11.40%的股份，合计可控制烟

东股份 49.65%股份，刘政实际支配的股份由 6.58%变更为 22.935%，恒泽农业实

际控制的股份由 75%变更为 20.395%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《收购报告书》。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 山东恒泽农业有限公司

法定代表人 张江华

实际控制人 张江华

成立日期 2022年 2月 25日

注册资本（单位：元） 10,000,000

住所/通讯地址
山东省菏泽市开发区丹阳街道桂陵路中华世纪

城综合楼 602室

经营范围

一般项目：农业园艺服务；智能农业管理；农业

专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企

业管理咨询；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；

园艺产品种植；含油果种植；坚果种植；薯类种

植；草种植；树木种植经营；豆类种植；谷物种

植；金花茶人工培植；农业面源和重金属污染防

治技术服务；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新

鲜水果批发；新鲜水果零售；土壤污染治理与修

复服务；谷物销售；工程和技术研究和试验发展；

城市绿化管理；礼品花卉销售；初级农产品收购；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；农、林、牧、副、渔业专业

机械的销售；休闲观光活动；食品销售（仅销售

预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的

商品）；园林绿化工程施工；畜禽粪污处理利用；

畜禽收购；牲畜销售（不含犬类）；牲畜销售；

宠物销售；食用农产品批发；水产品零售；生物

饲料研发；食用农产品零售；食用农产品初加工；

餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；外卖递送服

务；商业综合体管理服务；小微型客车租赁经营

服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；

水生植物种植；油料种植；中草药种植；非食用

农产品初加工；鲜肉零售；农副产品销售；第二

类医疗器械销售；农业机械服务；会议及展览服

务；职工疗休养策划服务；组织文化艺术交流活

动；旅游开发项目策划咨询；健身休闲活动；体

育竞赛组织；组织体育表演活动；体育赛事策划；

酒店管理；非物质文化遗产保护；婚庆礼仪服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）许可项目：种畜禽经营；转基

因种畜禽经营；活禽销售；牲畜屠宰；生猪屠宰；

餐饮服务；食品互联网销售；食品销售；宠物饲

养；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿

服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

批准文件或许可证件为准）

公司类型 有限责任公司

股权结构 张江华持股 99%，尹苹持股 1%

统一社会信用代码 91371700MA7J209722

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 王文华

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 无

住所/通讯地址 山东省东营市垦利区广兴路 199号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 刘政

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 无

住所/通讯地址
山东省 烟台市 芝罘区

奇山东街水利工程处院内

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次权益变动系为终止恒泽农业对烟东股份的原收购，具体详见同日披露于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《收购报告

书》。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。本

次股份变动情况前，烟东股份第一大股东、控股股东、为山东恒泽农业有限公司，

实际控制人为张江华。

本次股份变动情况后，公众公司第一大股东、控股股东、实际控制人变更为

王文华。

本次权益变动已同日在全国中小企业股份转让系统披露《收购报告书》《权

益变动报告书》（增持）、《权益变动报告书》（减持）。本次权益变动详情及

投资者基本情况请参见上述报告书。

三、 备查文件目录

《收购报告书》

《权益变动报告书》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日

	一、 本次持股变动基本情况
	（一） 投资者股份变动情况
	（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容
	（三） 投资者基本情况
	1、 法人基本信息

	二、 所涉及后续事项
	三、 备查文件目录