证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2024-046

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支

付现金的方式购买上海量羲技术有限公司的控制权，同时募集配套资金（以下简

称“本次交易”）。

鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，

避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司

股票（证券简称：禾信仪器，证券代码：688622）自 2024 年 10 月 23 日（周三）

开市起开始停牌，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月

30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限

公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-041）及《广州禾信仪

器股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2024-043）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关要

求，现将公司截至本次停牌前 1 个交易日（2024 年 10 月 22 日）前 10 大股东的

名称及持股数量、前 10 大流通股股东的名称及持股数量公告和所持股份类别如

下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至公司停牌前一个交易日（即 2024 年 10 月 22 日），公司前十大股东的持

股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持有比例（%）

1 周振 14,609,675 20.87

2 傅忠 9,465,447 13.52

3 昆山市国科创业投资有限公司 6,392,272 9.13

4
共青城同策投资管理合伙企业（有限

合伙）
6,040,000 8.63

5 盈富泰克创业投资有限公司 3,945,860 5.64

6 广州科技金融创新投资控股有限公司 3,871,129 5.53

7
厦门金广叁号股权投资合伙企业（有

限合伙）
2,449,780 3.50

8
福建自贸试验区厦门片区金广 1号股

权投资合伙企业（有限合伙）
850,000 1.21

9
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司－

悦诚同心共享 8号私募证券投资基金
682,059 0.97

10 夏迎松 535,703 0.77

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至公司停牌前一个交易日（即 2024 年 10 月 22 日），公司前十大流通股股

东的持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持有比例（%）

1 周振 14,609,675 20.87

2 傅忠 9,465,447 13.52

3 昆山市国科创业投资有限公司 6,392,272 9.13

4
共青城同策投资管理合伙企业（有限合

伙）
6,040,000 8.63

5 盈富泰克创业投资有限公司 3,945,860 5.64

6 广州科技金融创新投资控股有限公司 3,871,129 5.53

7
厦门金广叁号股权投资合伙企业（有限合

伙）
2,449,780 3.50

8
福建自贸试验区厦门片区金广 1号股权投

资合伙企业（有限合伙）
850,000 1.21

9
珠海市孚悦中诚资产管理有限公司－悦诚

同心共享 8号私募证券投资基金
682,059 0.97

10 夏迎松 535,703 0.77

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日