华源证券

关于烟台园城黄金股份有限公司的风险提示性公告

华源证券作为烟台园城黄金股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督

导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号 类别 风险事项
挂牌公司是否履

行信息披露义务

1 公司治理 其他（董监高离职带来的治理风险） 是

2 信息披露 其他（信息披露风险） 不适用

3 生产经营 其他（持续经营风险） 不适用

4 其他
其他（股价异常波动、收到行政处罚、

主办券商获取信息渠道受限）
是

（二） 风险事项情况

1、董监高离职带来的治理风险

（1）董事人数低于章程规定的人数

公司于 2024年 10月 14日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《董

事会换届选举的议案》等相关议案，根据公司披露的《2024 年第二次临时股东

大会决议公告》，换届后公司第十四次董事会共有 5 名董事，低于《公司章程》

关于董事名额的规定。截至目前，公司仍未采取有效措施，解决上述治理缺陷。

（2）董监高离职带来的治理风险

2024 年 11月 7 日，公司董事会发布公告称，2024年 11月 6日收到董事长、

董事会秘书、董事牟赛英女士递交的辞职报告，收到财务负责人、董事潘海华女

士递交的辞职报告。牟赛英女士和潘海华女士自 2024年 11月 7日起辞职生效。

公司 2024 年第二次临时股东大会共选举产生了 5 名董事，牟赛英女士和潘

海华女士离职后，能有效履职的董事人数仅 3 名。《公司章程》规定：“董事会会

议应有过半数的董事出席方可举行”，故牟赛英女士和潘海华女士的离职可能导

致公司董事会无法正常开会。

依据规定，董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的

三分之二时,公司应当在情形出现两个月内召开临时股东大会。

2、信息披露风险

牟赛英女士、潘海华女士分别作为公司的董事会秘书以及财务负责人，对公

司的三会信息、重大交易、诉讼仲裁、担保交易、关联交易、以及定期报告信息

披露至关重要，前述人员离职对公司信息披露产生重大影响，对主办券商的日常

业务沟通产生重大不利影响。

3、生产经营等相关风险

据公司披露的定期报告，公司账面存在金额较大的往来账款、固定资产以及

对外投资，也存在多个重要子公司和孙公司。公司董事会人员不足，公司重要岗

位人员离职，可能导致公司存在持续经营风险。上述人员的离职，对日常经营、

重要子/孙公司以及公司所属单位的重要财产有效管控，产生重大不利影响。

4、其他风险

（1）股价异常波动

由于公司目前股份市场价格较低，转让股票“每股价格”即使为最小变动单

位人民币 0.01 元，仍致公司股价达到涨跌幅限制。自公司挂牌以来，公司股价

存在连续多个交易日上涨至涨跌幅限制以及连续多个交易日降低至涨跌幅限制。

主办券商未获知园城 3存在其他未公开的重大利空或利好信息，提请投资者注意

投资风险。

（2）收到行政处罚的风险

2024 年 11月 5 日公司发布公告表示，收到中国证券监督管理委员会山东监

管局行政处罚决定书【2024】7 号。公司 2021 年半年度报告、2021 年年度报告

存在虚假记载，涉及收入确认、职工薪酬会计处理等，该处罚对公司偿债能力等

方面有一定影响。

（3）主办券商获取信息渠道受限风险

自公司挂牌以来，主办券商一直督促公司依据相关规则，及时履行信息披露

义务。公司的重要沟通人员离职、治理机制的有效性存在缺陷、主办券商获知公

司信息的渠道受到极大限制，主办券商无法确知上述事项的进展以及公司是否还

存在其他应披露的重大事项。主办券商无法保证公司真实、准确、完整、及时、

公平地履行了信息披露义务。

主办券商将继续积极保持与公司相关人员的沟通，及时确认获知的重大信

息，并督导公司向公众投资者披露。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让办法》的规

定，因上述事项可能影响影响公司信息披露、持续经营能力等风险，公司股票不

存在被终止挂牌的情形。

三、 主办券商提示

主办券商已经履行对园城 3的持续督导义务，多次督促其及时履行相关信息

披露义务,并告知了公司可能面临的风险及处罚。

鉴于公司主要人员大量离职，主办券商可能会失去与公司的联系和沟通渠

道。主办券商无法保证公司对重要子/孙公司以及重要财产的管理均符合公司治

理规范以及相关法律法规要求。主办券商不能保证公司信息披露的真实性、准确

性、完整性、及时性和公平性。

此外，由于公司目前股份市场价格较低，转让股票“每股价格”即使为最小

变动单位人民币 0.01 元，仍致公司股价达到涨跌幅限制。挂牌以来，公司股价

存在连续多个交易日上涨至涨跌幅限制以及连续多个交易日降低至涨跌幅限制，

主办券商未获知园城 3存在未公开的其他重大利空或利好信息，提请投资者注意

投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎

重做出投资决策。

四、 备查文件目录

无

华源证券股份有限公司

2024 年 11 月 11 日  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