证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材   公告编号：2024-097

债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

 关于股东持股比例变动超过 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 持股5%以上股东北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普

润平方”）及北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“普润平方

壹号”）本次权益变动的主要原因为普润平方集中竞价、大宗交易方式减持公司

股份,未触及要约收购。

 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

 因公司可转债进入转股期，本公告中的股东权益变动比例、权益变动后

持股比例按照截至2024年11月10日公司总股本889,124,305股计算。本次权益变

动后，北京普润平方股权投资中心（有限合伙）持股比例由7.71%降至6.35%，北

京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）持股比例由3.98%降至3.95%，合计持

有上市公司股份比例由11.69%降至10.30%。（本公告中的数据尾差为四舍五入所

致）

近日，由于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上

股东普润平方通过大宗交易方式减持公司股份，合计持股比例变动超过1%。现将

本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

1、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）

信息披露

义务人基

本信息

名称
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简

称“普润平方”）

住所
北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街 235 号(中

关村延庆园)

权益变动时间 2024 年 11 月 11 日

权益变动

明细

变动方式 变动日期 股份种类
变动股数

（股）

变动比例

（%）

集中竞价

2023-5-17

至

2024-11-11

人民币普

通股
-4,073,100 -0.46

大宗交易

2023-7-6

至

2024-11-11

人民币普

通股
-7,062,388 -0.79

被动稀释

2023-3-24

至

2024-11-11

人民币普

通股
0 -0.11

2、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）之一致行动人

信息披露义

务人基本信

息

名称
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）（以

下简称“普润平方壹号”）

住所
北京市延庆区湖南东路 1号延庆经济开发区管理

中心 413 室

权益变动时间 2024 年 11 月 11 日

权益变动明

细

变动方式 变动日期 股份种类
变动股数

（万股）

变动比例

（%）

被动稀释

2023-3-24

至

2024-11-11

人民币普

通股
0 -0.03

备注：

（1）北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资

中心（有限合伙）的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业（有限合伙）。

（2）因相关股东主动减持而导致的权益变动情况：2023年5月17日至2024

年11月11日期间，普润平方通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份

11,135,488股，占公司总股本的1.25%。

（3）因公司总股本变动而导致的权益变动情况：①公司以2023年6月5日总

股本490,553,034股为基数实施2022年度利润分配方案，以资本公积金向全体股

东每股转增0.8股，共计转增392,442,427股（实施权益分派不影响持股比例）。

北京普润平方股权投资中心（有限合伙）持股数由37,221,900股增加至

66,999,420股，持股比例不变；北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）持

股数由19,537,786股增加至35,168,015股，持股比例不变。②2023年7月14日，

公司实施股权激励限制性股票回购注销277,200股。③2024年2月27日，公司实施

股权激励限制性股票回购注销169,776股。④2024年9月30日，公司实施股权激励

限制性股票回购注销2,008,260股。⑤2023年3月24日至2024年11月10日“鼎胜转

债”累计转股数量为8,676,651股。

综上，截至2024年11月11日，普润平方及普润平方壹号合计持有公司股份比

例由11.69%（截止2023年3月24日持股比例）降至10.30%，持股变动超过1%。

（4）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等

任何权利限制或被限制转让的情况。

（5）本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法

规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息义务披露人及其一致行动人拥有公司股份的

情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前持股数

量、持股比例

本次权益变动后持股数

量、持股比例

股数（股）
占总股本

（%）
股数（股）

占总股本

（%）

普润平方
无限售条件

股份
37,801,800 7.71 56,443,832 6.35

普润平方壹号
无限售条件

股份
19,537,786 3.98 35,168，015 3.95

合计 - 57,339,586 11.69 91,611,847 10.30

注1：上述“本次权益变动前持股数量、持股比例”为2023年3月24日减持后的持股数

量，持股比例以2023年3月23日总股本490,460,463股计算；“本次权益变动后持股数量、

持股比例”为2024年11月11日减持后的持股数量，持股比例以2024年11月10日总股本

889,124,305股计算。

注2：本公告中的数据尾差为四舍五入所致。

三、其他情况说明

1、持股5%以上股东普润平方及普润平方壹号本次权益变动的主要原因为集

中竞价、大宗交易方式减持公司股份，未触及要约收购。普润平方及普润平方壹

号自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内(即2024年11月1日至2025

年1月31日)，通过集中竞价方式合计减持不超过8,882,339股，减持比例不超过

公司总股本的1%；通过大宗交易方式合计减持不超过17,764,679股，减持比例不

超过公司总股本的2%。截至本公告披露日，该减持计划尚未完成。

2、“鼎胜转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股

数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相

关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

3、本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，未触及要

约收购。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日