证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2024-139

神马实业股份有限公司

 关于持股 5%以上的股东权益变动超过 1%的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动为部分回购股份注销减少股本导致的持股 5%以上股东的

权益被动增加，不属于增减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

 本次权益变动后控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持有公司股份

的比例由 60.75%增加至 62.49%。

一、本次权益变动基本情况

公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届董事会第四

十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易

方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 15,000 万元

（含），不超过人民币 20,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人

民币普通股（A股）股票，用于注销减少公司注册资本，回购的价格不超过人民

币 9.12 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过股份回购

方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于以

集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-102）。

2024年 11月 8 日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份

数量 29,093,620 股，占公司当时总股本的 2.79%，成交的最低价格为 5.97 元/

股，成交的最高价格为 7.80 元/股，支付的总金额为 199,841,235.14 元（不含

交易费用）。具体内容详见公司于 2024年 11 月 12日披露的《关于股份回购实施

结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-136）。

公司已于 2024 年 11 月 12 日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份

29,093,620股，具体内容详见公司于 2024年 11月 12日披露的《关于股份回购

实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-136）。本次股本减少导致控股股

东拥有的权益被动增加，不会导致控股股东、实际控制人发生变化，具体变动情

况如下：

股东名称 变动原因
变动前持股

(股)

变动前持股

占比(%)

变动后持股

(股)

变动后持股

占比(%)

中国平煤神

马控股集团

有限公司

部分回购股

份注销导致

的总股本减

少

634,345,487 60.75 634,345,487 62.49

    注：2024年 11 月 11日 15时收市后的公司总股本为 1,044,185,419股（部

分回购股份注销前）；2024 年 11 月 12 日 15 时收市后的公司总股本为

1,015,091,799股（部分回购股份注销后）。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化，不涉及信息披露义

务人披露权益变动报告书。

特此公告。

      神马实业股份有限公司董事会

    2024年 11月 13日