公告编号：2024-125

证券代码：838927        证券简称：国文股份        主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

杨国安及其

一致行动人

合计持

有股份

28,155,920 41.22% 28,155,920 47.71% 2024

年 11

月 22

日

库存

股注

销 其中：

无限售

股份

8,402,177 12.30% 8,402,177 14.24%

有限售

股份

19,753,743 28.92% 19,753,743 33.48%

王洪滨 合计持

有股份

6,490,909 9.50% 6,490,909 11.00% 2024

年 11

月 22

日

库存

股注

销 其中：

无限售

股份

1,622,727 2.38% 1,622,727 2.75%

     4,868,182 7.13% 4,868,182 8.25%

有限售

股份

国文电气股

份有限公司

回购专用证

券账户

合计持

有股份

9,300,544 13.62% 0 0% 2024

年 11

月 22

日

库存

股注

销 其中：

无限售

股份

9,300,544 13.62% 0 0%

有限售

股份

0 0% 0 0%

本次股份回购期限自 2024 年 9 月 3 日开始至 2024 年 10 月 4 日结束，累计

通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份 9,300,544 股，占公司总股

本的比例为 13.62%。公司已于 2024 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任

公司北京分公司办理完毕上述 9,300,544 股回购股份的注销手续。本次回购股份

注销完成前，公司股份总额为 68,310,066 股，本次回购股份注销完成后，公司

股份总额为 59,009,522 股，公司剩余库存股 0股。

（二） 投资者基本情况

1、 合伙企业基本信息

企业名称 保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）

合伙类型 有限合伙

执行事务合伙人 杨国安

成立日期 2023 年 12 月 15 日

住所/通讯地址
河北省保定市高开区北二环5699号 保定国家大

学科技园 8号楼 409 室

经营范围
一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 杨国安

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址
河北省保定市新市区祥园路 225 号 A 栋 4 单元

1302 号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 杨亚雄

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址
河北省保定市新市区祥园路 225 号 A 栋 4 单元

1302 号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 杨亚惠

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址
河北省保定市新市区祥园路 225 号 A 栋 4 单元

1302 号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 王洪滨

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 不适用

住所/通讯地址 黑龙江省哈尔滨市道外区太古街祥泰花园

是否属于失信联合惩戒对象 否

二、 所涉及后续事项

本次持股情况变动系公司要约回购股份注销所致，第一大股东、控股股东、

实际控制人不变。故本次股权变动不会造成公司第一大股东、控股股东、实际控

制人发生变化，不会对公司经营产生影响，不存在应披露而未披露事项。

本次股东持股情况变动不涉及投资者披露收购报告书、要约收购报告书等文

件。

三、 备查文件目录

（一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《股本结构对照

表》。

国文电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日

	一、 本次持股变动基本情况
	（一） 投资者股份变动情况
	（二） 投资者基本情况
	1、 合伙企业基本信息
	2、 自然人基本信息

	二、 所涉及后续事项
	三、 备查文件目录