证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-065

上海复洁环保科技股份有限公司

关于持股5%以上股东收到中国证券监督管理委员会

立案告知书的公告

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）获悉

公司持股5%以上股东深圳忠天创亿基金管理有限公司（以下简称“忠创基金”）

于2024年11月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下

发的《立案告知书》（证监立案字0032024051号），告知书内容如下，因忠创基

金涉嫌短线交易“复洁环保”，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和

国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对忠创基金立案。

公司持股5%以上股东忠创基金于2024年1月12日至2024年3月13日通过集中竞

价交易方式买入公司股份2,237,899股，买入金额25,442,434.21元；忠创基金于

2024年3月18日通过集中竞价交易方式卖出公司股份177,576股，卖出金额

2,002,330.03元。综上，忠创基金在6个月内买入后卖出其所持公司股份的行为，

构成短线交易。上海证券交易所于2024年5月21日出具了《关于对深圳忠天创亿

基金管理有限公司予以通报批评的决定》（〔2024〕87号）。

本次立案系针对公司持股5%以上股东忠创基金涉及上述事项进行的调查，不

会对公司生产经营活动造成影响。公司将密切关注前述事项的进展，并严格按照

监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。