公告编号：2024-029

证券代码：
09        证券简称：沈信股份
主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

辽 宁

双 宇

企 业

管 理

有 限

责 任

公司

合计持有

股份

30,251,553 48.75% 31,025,061 50.00% 2024

年 12

月 3日

大宗

交易

其中：无

限售股份

2,190,440 3.53% 2,963,948 4.78%

     有

限售股份

28,061,113 45.22% 28,061,113 45.22%

本次权益变动系根据公司 2022 年 12 月 26 日披露的《收购报告书》及收购

方与宋春喜等股东签订的《股份收购框架协议》、《股份转让协议（无限售条件股

份）》中约定进行股票转让。辽宁双宇企业管理有限责任公司通过大宗交易方式，

增持沈阳市电信规划设计院股份有限公司股份 773,508 股，拥有权益比例由

48.75%变为 50.00%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

“本次收购涉及的相关协议为收购人与宋春喜等转让人签署的《股份收购

框架协议》《股份转让协议（无限售条件股份）》，该等协议约定收购人以现金

方式收购转让人持有的沈信股份 48,312,685 股股份（持股比例为 77.86%），收

购总对价为 35,146,166 元。此外，各方还对股份转让方式、交割、表决权委

托及违约责任等相关事项作出了明确的约定。

（一）《股份收购框架协议》的主要内容如下：

第二条  标的股份的转让及交易款项支付

1.交易安排

截至本协议签订时，根据：a）甲方（收购人）保证收购方不存在法律法

规或股转公司规定的禁止收购非上市公众公司的相关情形；同时 b）甲乙（转

让方王启扬、陈馨等 39 人）丙（收购人实际控制人苏宇、朱宇）三方确认，

标的股份的转让总价格为人民币 35,146,166 元。

2.转让方式

（1）鉴于标的股份存在流通股和限售股，本次转让拟分 2 次转让：首次

转让为乙方持有的流通股 28,061,113 股，股份比例为 45.22%；二次转让为乙

方持有的限售股 20,251,572 股，股份比例为 32.64%，在解除限售后进行转让。

（2）股份转让总价款 35,146,166 元，分为两次转让交易款：首次转让交

易款 24,350,795 元，包括：a)全部流通股转让款共计 19,608,191 元；b)乙方

1、乙方 2和乙方 4 所持限售股的 25%转让款共计 3,026,384 元；c)乙方其他方

所持限售股的 50%转让款共计 1,716,220 元；前述 b）和 c）项转让款为保证金，

以上合计 24,350,795 元为首次转让交易款。第二次转让交易款为股份转让总

价款 35,146,166 元扣除首次转让交易款 24,350,795 元的剩余部分即

10,795,371 元。

3.支付方式与转让流程

（1）本次收购过程中，乙方涉及股东人数较多，价格存在差异，以及股

份涉及到限售问题，因此本次收购需按照《全国中小企业股份转让系统股票转

让细则》（“《股票转让细则》”）进行特定事项转让、盘后交易。具体如下：

a）符合特定事项转让方式的，自三方签署的股份转让协议生效，且获得

全国中小企业股份转让系统下发《确认函》之日起【10】个工作日内，甲方应

将 20,583,237 元足额存入甲乙丙三方一致同意的资金托管账户，具体如下：

甲方应当将首次转让交易款项（通过特定事项协议转让方式）15,840,633 元足

额存入甲乙丙三方一致同意的资金托管账户。另根据双方约定，首次转让交易

款除上述交易外，甲方另行向乙方支付保证金 4,742,604 元，前述款项亦应足

额存入甲乙丙三方一致同意的资金托管账户。

b）符合盘后交易方式的，甲乙双方应按照约定的价格进行盘后交易。

c）自收购方将首次转让交易款 20,583,237 足额存入甲乙丙三方一致同意

的资金托管账户之日起【3】个工作日内，乙方应向中登公司申请将标的股份

（流通股）登记至收购方名下，并申请将标的股份（限售股）（20,251,572 股，

股份比例为 32.64%）全部质押给收购方。

d）收购方应授权资金托管方，自乙方将标的股份（流通股）全部登记至

收购方名下以及标的股份（限售股）（20,251,572 股，股份比例为 32.64%）全

部完成股份质押登记之日起【10】个工作日内，资金托管方将首次转让交易款

项（通过特定事项协议转让方式）15,840,633 元和甲方另行向乙方支付的保证

金 4,742,604 元一次性足额支付给乙方。

e）符合特定事项转让方式的，自标的股份（限售股）（20,251,572 股，股

份比例为 32.64%）解除限售之日起【5】个工作日内，乙方应通知收购方对限

售股进行收购，收购方应在收到通知之日起【10】个工作日内，将二次转让交

易款 10,456,962 元足额存入甲乙丙三方一致同意的资金托管账户。

f）符合盘后交易方式的，自标的股份（限售股）解除限售之日起【2】日

内，乙方应将标的股份（限售股）盘后交易涉及先行支付的保证金 338,410 元

退回甲方账户。甲方收到退回的转让交易款后，甲乙双方应按照约定的价格进

行盘后交易。

g）自收购方将二次转让交易款 10,456,962 元足额存入甲乙丙三方一致同

意的资金托管账户之日起【3】个工作日内，乙方应向中登公司申请将标的股

份（限售股）登记至收购方名下。

h）收购方应授权资金托管方，自标的股份（限售股）过户登记至收购方

名下之日起【10】个工作日内，资金托管方应将二次转让交易款 10,456,962

元一次性足额支付给乙方。

（二）《股份转让协议（无限售条件股份）》的主要内容如下：

第二条标的股份的转让及交易款项支付

1.交易安排

截至本协议签订时，甲方保证其不存在法律法规或股转公司规定的禁止收

购非上市公众公司的相关情形；同时，甲乙丙三方确认，根据乙方截至本协议

签署时持有的标的公司股份限售情况，在本协议生效时，甲方受让乙方持有的

标的公司无限售条件股份及转让价款如下（交易总体情况详见附件 2）：

序号 转让股份类型 转让股份数额（股） 转让总价款（元）

1 无限售条件股份 15,575,183 10,092,628

2.支付方式与转让流程

(1)甲乙丙三方一致同意，自本协议生效之日起且获得全国中小企业股份

转让系统核发的《确认函》之日起【10】个工作日内，甲方应将 10,092,628

元足额存入甲乙丙三方一致同意的资金托管账户。

(2)自甲方将10,092,628元足额存入甲乙丙三方一致同意的资金托管账户

之日起【3】个工作日内，乙方应向中登公司正式申请将标的股份登记至甲方

名下，并申请将乙方名下限售股全部质押给甲方。

(3)甲方应授权资金托管方，自乙方将标的股份全部登记至甲方名下以及

乙方名下限售股全部完成股份质押登记之日起【10】个工作日内，资金托管方

将转让交易款 10,092,628 元一次性足额支付给乙方。

附件 2：本次转让具体情况如下：

序号

持有人

名称

证券账户号

码

持有

数量

持有

比例

无限售股

份数量

无限售股

占比

每股

价格

无限售股价

格

乙方1  李鑫 0227993630

1,454

,408

2.34% 1,454,408 2.34% 0.70 1,018,086

乙方2  孙鹏 0227985193

1,274

,633

2.05% 1,274,633 2.05% 0.70 892,243

乙方3  常悦 0228002018

1,176

,585

1.90% 1,176,585 1.90% 0.70 823,610

乙方4  刘波 0227975793

1,176

,585

1.90% 1,176,585 1.90% 0.70 823,610

乙方5  宋春喜 0228022108

931,5

78

1.50% 158,070 0.25% 0.70 110,649

乙方6  金连顺 0227996001

882,4

39

1.42% 882,439 1.42% 0.70 617,707

乙方7  张蔚然 0227990026

882,4

39

1.42% 882,439 1.42% 0.70 617,707

乙方8  李雷 0228017807

882,4

39

1.42% 882,439 1.42% 0.70 617,707

乙方9  伊鸣 0228058578

882,4

39

1.42% 882,439 1.42% 0.70 617,707

乙方10  杨振宇 0228016087

784,3

91

1.26% 784,391 1.26% 0.70 549,074

乙方11  冯毅 0228016037

784,3

91

1.26% 784,391 1.26% 0.70 549,074

乙方12  边勇 0228017028

784,3

91

1.26% 784,391 1.26% 0.70 549,074

乙方13  廖阳 0228015869

784,3

91

1.26% 784,391 1.26% 0.70 549,074

乙方14  周力军 0227975901

784,3

91

1.26% 784,391 1.26% 0.70 549,074

乙方15  王蕾 0227980106

784,3

91

1.26% 784,391 1.26% 0.70 549,074

乙方16  魏继扬 0228001830

490,2

43

0.79% 490,243 0.79% 0.70 343,170

乙方17  李文博 0228016482

294,1

46

0.47% 294,146 0.47% 0.70 205,902

乙方18  李峥 0228017676 242,4 0.39% 49,024 0.08% 0.70 34,317

01

乙方19  毛洪波 0228016399

241,5

93

0.39% 241,593 0.39% 0.70 169,115

乙方20  刘峰 0228016956

196,0

98

0.32% 196,098 0.32% 0.70 137,269

乙方21  于咏 0228053665

196,0

98

0.32% 196,098 0.32% 0.70 137,269

乙方22  孙殿伟 0227990272

195,0

98

0.31% 195,098 0.31% 0.70 136,569

乙方23  汤宇 0228015798

176,4

88

0.28% 176,488 0.28% 0.70 123,542

乙方24  于盛国 0228001890

103,1

34

0.17% 103,134 0.17% 0.70 72,194

乙方25  马全 0228097836

78,43

9

0.13% 78,439 0.13% 0.70 54,907

乙方26  苏国栋 0228017092

78,43

9

0.13% 78,439 0.13% 0.70 54,907

合计 25.10%   10,092,628

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 辽宁双宇企业管理有限责任公司

法定代表人 苏宇

实际控制人 朱宇、苏宇

成立日期 2022 年 7 月 4 日

注册资本（单位：元） 105,000,000

住所/通讯地址 辽宁省沈阳市铁西区路官二街2甲号4016室-30

经营范围 企业管理，企业管理咨询，社会经济

咨询服务，个人商务服务，市场营销策

划（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）

公司类型 有限责任公司

股权结构 朱宇 47.62%；苏宇 47.62%，张欣 4.76%

统一社会信用代码 91210106MABT91E39N

是否属于失信联合惩戒对象 否

本次持股变动情况达到《非上市公众公司收购管理办法》规定的权益变动披

露标准，《权益变动报告书》（公告编号：2024-030）的相关内容。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动未导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化的情

况

本次持股情况变动涉及投资者披露权益变动报告书，具体内容详见公司于

2024 年 12 月 4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-030）。本

次股东持股情况变动涉及收购报告书等文件，均已披露。

三、 备查文件目录

（一）《沈阳市电信规划设计院股份有限公司收购报告书》

（二）《股份收购框架协议》

（三）《股份转让协议（无限售条件股份）》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日  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