证券代码：603966         证券简称：法兰泰克       公告编号：2024-066

债券代码：113598         债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于公司控股股东协议转让部分股份签署补充协议的公告

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金红萍女士拟将其

所持有的公司 18,030,000 股无限售流通股（占公司总股本的 5.0069%），通过

协议转让的方式，转让给黄继承先生。具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日披

露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于控股股东协议转让部分

股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-065）。

根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021 年修订）》

等相关法律法规的规定，金红萍女士于 2024 年 12 月 4 日与黄继承先生签署了

《关于<股份转让协议>之补充协议》。补充协议签订后，本次协议转让的主要内

容如下：

 金红萍女士将其所持有的公司 18,030,000 股无限售流通股（占公司总股

本的 5.0069%），以 7.43 元/股（为本补充协议签署日当天的大宗交易价格范围

的下限，即前一个交易日收盘价的 9 折）的价格，通过协议转让的方式，转让给

黄继承先生，合计股份转让款为 133,962,900.00 元。本次权益变动前金红萍女

士持有公司 63,826,845 股股份，占公司总股本的 17.7245%，本次权益变动后

金红萍女士持有公司 45,796,845 股股份，占总股本的 12.7176%；本次权益变

动前黄继承先生不持有公司股份，本次权益变动后黄继承先生持有公司

18,030,000 股股份，占总股本的 5.0069%。

 本次权益变动不触及要约收购。

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 本次股份协议转让事项尚需取得上海证券交易所合规性审查确认意见，

并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，最终实

施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

 受让方黄继承先生承诺：在协议转让股份过户登记完成后的 24 个月内

不减持本人所持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、

派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日