证券代码：600622        股票简称：光大嘉宝       公告编号：临 2024-075

光大嘉宝股份有限公司

关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果暨权益

变动提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海嘉定建业投资开发有限公司（以下简称“嘉定建

业”）持有光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）无限售条件流通

股 161,678,520 股，占公司总股本的 10.78%。上海嘉定科技投资有限公司（原

企业名称上海嘉定伟业投资开发有限公司，以下简称“嘉定科投”）持有公司无

限售条件流通股 94,540,386 股，占公司总股本的 6.30%。嘉定建业与嘉定科投

为一致行动人，合计持有公司无限售条件流通股 256,218,906股，合计占公司总

股本的 17.08%。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2024年 11月 15日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》，

嘉定建业与嘉定科投计划自上述公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，

通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 14,996,854 股，减持比例合计不超

过公司总股本的 1%，具体内容详见公司临 2024-068号公告。公司于近日收到嘉

定建业与嘉定科投出具的《关于减持股份结果的告知函》，截止本公告披露日，

嘉定建业与嘉定科投通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 14,996,800 股，

合计减持比例占公司总股本的 1%，本次减持计划已实施完毕。

 截止本公告披露日，嘉定建业持有公司无限售条件流通股 154,180,120

股，占公司总股本的 10.28%；嘉定科投持有公司无限售条件流通股 87,041,986

2

股，占公司总股本的 5.80%；嘉定建业与嘉定科投合计持有公司无限售条件流通

股 241,222,106 股，合计占公司总股本的 16.08%。本次权益变动属于嘉定建业

与嘉定科投按照计划实施减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际

控制人发生变化。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

上海嘉定建业投

资开发有限公司

5%以上非第一

大股东

161,678,520 10.78% 协议转让取得：47,366,894股

非公开发行取得：11,193,131股

集中竞价交易取得：10,000股

其他方式取得：103,108,495股（含

送股、资本公积转增股本）

上海嘉定科技投

资有限公司

5%以上非第一

大股东

94,540,386 6.30% 协议转让取得：33,101,217股

其他方式取得：61,439,169股（含

送股、资本公积转增股本）

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 上海嘉定建业投资

开发有限公司

161,678,520 10.78% 双方于 2015年 6月 30日签

订《一致行动协议》

上海嘉定科技投资

有限公司

94,540,386 6.30% 双方于 2015年 6月 30日签

订《一致行动协议》

合计 256,218,906 17.08% —

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完

成情况

当前持股数

量（股）

当前持

股比例

上海嘉定建业投

资开发有限公司

7,498,400 0.50% 2024/12/7～

2024/12/10

集中竞价

交易

4.31－4.63  33,204,514.33 已完成 154,180,120 10.28%

上海嘉定科技投

资有限公司

7,498,400 0.50% 2024/12/7～

2024/12/9

集中竞价

交易

4.41－4.55  33,336,727.84 已完成 87,041,986 5.80%

注:1、本公告在计算比例数据时采用四舍五入，故可能存在尾数差异。

2、嘉定建业与嘉定科投本次计划减持数量均不超过 7,498,427股，实际减持数量均为 7,498,400股，剩余差额均为 27股，差

额因数量不足 100股无法交易。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

三、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本信息

信息披露

义务人基

本信息

股东名称 住所

上海嘉定建业投资开发有限公司 上海市嘉定区云谷路 599弄 6号

302室 JT1193

上海嘉定科技投资有限公司 嘉定区德富路 1288 号 16层-6 室

（二）本次权益变动的具体情况

股东名称 变动方式 变动日期 股份种类 减持股数（股） 减持比例

上海嘉定建

业投资开发

有限公司

集中竞价

交易减持

2024/12/7—

2024/12/10

人民币普通

股

7,498,400 0.50%

上海嘉定科

技投资有限

公司

集中竞价

交易减持

2024/12/7—

2024/12/9

人民币普通

股

7,498,400 0.50%

合计 - - - 14,996,800 1%

四、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司权益的股份情况

股东名称 股份性质
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

上海嘉定建

业投资开发

有限公司

持股总数 161,678,520 10.78% 154,180,120 10.28%

其中：无限售

条件流通股

股份

161,678,520 10.78% 154,180,120 10.28%

上海嘉定科

技投资有限

公司

持股总数 94,540,386 6.30% 87,041,986 5.80%

其中：无限售

条件流通股

股份

94,540,386 6.30% 87,041,986 5.80%

合计

持股总数 256,218,906 17.08% 241,222,106 16.08%

其中：无限售

条件流通股

股份

256,218,906 17.08% 241,222,106 16.08%

五、其他相关事项说明

1、本次权益变动系持股 5%以上非第一大股东嘉定建业和嘉定科投实施已披

露的减持股份计划（详见公司临 2024-068号公告），不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公

司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2024年 12月 12日 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