公告编号：2024-054

1

证券代码：831242 证券简称：摘牌特辰 主办券商：海通证券

深圳市特辰科技股份有限公司

关于股票交易异常波动的风险提示公告

一、重要内容提示

深圳市特辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票股价自 2024 年 12

月 11 日至 2024 年 12 月 17 日期间波动幅度较大，截至 2024 年 12 月 17 日股票

收盘价为 0.12 元人民币每股。

公司主营产品为爬架、机器人爬架、高层建造机器人，请广大投资者理性投

资。公司股票存在非理性炒作风险，敬请广大投资者注意甄别、理性判断、产生

较大投资损失。

二、相关风险提示

公司股票近期交易频繁、股价波动较大，引起公司高度重视。目前，公司因

未能按照规定时间披露 2023 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让 系统挂

牌公司股票终止挂牌实施细则》(以下简称《终止挂牌实施细则》)第十七条的规

定，全国股转公司决定终止公司股票挂牌，公司已于 2024 年 10 月 16 日披露了

《收到公司股票被终止挂牌的决定的公告》（公告编号：2024-042）。

公司于 2024 年 10 月 22 日向全国股转公司提交了复核申请。全国股转公司

于 2024 年 10 月 29 日正式受理公司的复核申请。2024 年 12 月 2 日，全国股转

公司出具《关于维持对深圳市特辰科技股份有限公司股票终止挂牌的决定》（全

国股转公司复核决定书[2024]3 号），作出如下决定：“维持股转发【2024】171

号对深圳市特辰科技股份有限公司的终止挂牌决定。”

公司股票自 2024 年 12 月 10 日起复牌、进入摘牌整理期，摘牌整理期为 10

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

个交易日，公司股票将于 2024 年 12 月 24 日终止挂牌。

公司将按照有关法律和法规的要求，认真履行信息披露义务、及时、准确做

好信息披露工作。

特此公告。

深圳市特辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日