证券代码：871981        证券简称：晶赛科技        公告编号：2024-060

安徽晶赛科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份

结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

郑善发
董事、总经

理
637,000 0.83%

上市后通过非交易过

户方式取得

陈维彦 监事 450,800 0.59%
上市后通过非交易过

户方式取得

查晓兵 董事 131,764 0.17%
上市后通过非交易过

户方式取得

胡孔亮 监事 131,764 0.17%
上市后通过非交易过

户方式取得

丁曼 财务总监 131,764 0.17%
上市后通过非交易过

户方式取得

二、 减持计划的实施结果

（一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果：

√减持计划实施完毕 □减持时间区间届满

股

东

名

称

已减持

数量

（股）

已减

持

比例

减

持

方

式

减持

期间

减持价格区

间

已减持总金

额（元）

减

持

计

划

完

成

情

况

当前持

股数量

（股）
当前

持股

比例

郑

善

发

159,25

0

0.21

%

集

中

竞

价

2024

年 9

月 30

日

-202

4年

10月

15日

18.86-32.5

5

4,349,360.

06
是

477,75

0

0.62

%

陈

维

彦

112,70

0

0.15

%

集

中

竞

价

2024

年 9

月 30

日

-202

4年

12月

20日

18.00-55.7

0

3,403,488.

95
是

338,10

0

0.44

%

查

晓

兵

31,941
0.04

%

集

中

竞

价

2024

年 9

月 27

日

-202

4年

10月

22日

15.95-56.5

0
931,876.31 是 99,823

0.13

%

胡

孔

亮

32,941
0.04

%

集

中

竞

价

2024

年 9

月 27

日

-202

4年

10月

18日

15.95-34.0

0
819,966.13 是 98,823

0.13

%

丁

曼
32,941

0.04

%

集

中

竞

价

2024

年 9

月 30

日

-202

4年

10月

21日

17.00-48.0

0
885,237.00 是 98,823

0.13

%

（二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致

√是 □否

（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持

□是 √否

（四） 是否提前终止减持计划

√是 □否

本次减持计划股东查晓兵，计划于减持预披露公告披露之日起 15个交易日

后的 3个月内，计划减持数量不高于 32,941 股，目前实际减持数量为 31,941

股。结合自身实际及减持情况，股东查晓兵决定提前终止本次减持股份计划。

三、 备查文件目录

《股份减持结果告知函》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日  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