证券代码：920098        证券简称：科隆新材        公告编号：2024-091

陕西科隆新材料科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 29,225,976 股，占公司总股本 36.96%，可交

易时间为 2025 年 1 月 6 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓名或名

称

是否为控

股股东、

实际控制

人或其一

致行动人

董事、

监事、

高级管

理人员

任职情

况

本次解

限售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1

合恩伟业（深

圳）资产管理中

心（有限合伙）

否 否 C 6,234,413 7.88% 0

2

上海秉原旭股

权投资发展中

心（有限合伙）

否 否 C 4,332,918 5.48% 0

3
财通创新投资

有限公司
否 否 C 2,495,899 3.16% 0

4 王军会 否 否 C 1,932,664 2.44% 0

5
珠海德擎新材

料产业股权投
否 否 C 1,890,833 2.39% 0

资合伙企业（有

限合伙）

6

新余秉鸿创业

投资管理中心

（有限合伙）

否 否 C 1,870,324 2.37% 0

7 李利 否 否 C 1,072,743 1.36% 0

8 张树英 否 否 C 987,581 1.25% 0

9

宁波执耳创业

投资合伙企业

（有限合伙）

否 否 C 756,333 0.96% 0

10

陕西原上智谷

股权投资合伙

企业（有限合

伙）

否 否 C 689,655 0.87% 0

11 李海宁 否 否 C 685,786 0.87% 0

12 付奖利 否 否 C 611,721 0.77% 0

13 耿睿 否 否 C 540,000 0.68% 0

14 朱可人 否 否 C 447,490 0.57% 0

15 赵庆 否 否 C 410,368 0.52% 0

16 姚瑶 否 否 C 351,887 0.45% 0

17 荣作为 否 否 C 315,511 0.40% 0

18 郭巧华 否 否 C 311,621 0.39% 0

19

陕西合智宇能

源科技有限公

司

否 否 C 265,000 0.34% 0

20
陕西中际嘉恒

工贸有限公司
否 否 C 264,800 0.33% 0

21 司宪林 否 否 C 249,377 0.32% 0

22 王晓辉 否 否 C 240,000 0.30% 0

3

23 师东 否 否 C 200,000 0.25% 0

24 王平 否 否 C 200,000 0.25% 0

25 冯茂森 否 否 C 193,167 0.24% 0

26 王雷 否 否 C 155,860 0.20% 0

27 李静 否 否 C 150,943 0.19% 0

28 谭松青 否 否 C 150,000 0.19% 0

29 谈美凤 否 否 C 150,000 0.19% 0

30 刘云 否 否 C 149,377 0.19% 0

31 曹安科 否 否 C 137,736 0.17% 0

32 侯东 否 否 C 80,189 0.10% 0

33 李文涛 否 否 C 80,000 0.10% 0

34 贾伟斌 否 否 C 62,344 0.08% 0

35 赵大伟 否 否 C 62,344 0.08% 0

36 毋凯 否 否 C 62,344 0.08% 0

37 吕娟 否 否 C 62,344 0.08% 0

38 李琳 否 否 C 62,344 0.08% 0

39 白云峰 否 否 C 50,000 0.06% 0

40 周万军 否 否 C 40,000 0.05% 0

41 张练刚 否 否 C 31,172 0.04% 0

42 李振 否 否 C 31,172 0.04% 0

43 寇情 否 否 C 31,172 0.04% 0

44 陈瑜谦 否 否 C 31,072 0.04% 0

45 王国虹 否 否 C 30,189 0.04% 0

46 刘亚梅 否 否 C 30,189 0.04% 0

47 屈长春 否 否 C 20,000 0.03% 0

48 王敏 否 否 C 15,094 0.02% 0

合计 — 29,225,976 36.96%

注：解除限售原因：
A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售

4

B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售

C 自愿限售解除限售

D 限制性股票解除限售

E 公开发行前特定主体股票解除限售上市

F 参与战略配售取得股票解除限售上市

G 其他（说明具体原因）

自愿限售解除情况说明

2024 年 11 月 4 日，合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）等 48

名股东签署股东自愿限售申请文件，限售期间为自公司于北京证券交易所上市之

日起至上市后 1 个月届满之时为止。

截至 2025 年 1 月 4 日，上述 48 名股东自愿限售的期限届满。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 43,537,729 55.06%

有限售条件的

股份

1、高管股份 34,782,640 43.99%

2、个人或基金 300,000 0.38%

3、其他法人 450,000 0.57%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 35,532,640 44.94%

总股本 79,070,369 100%

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺；

（二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形；

（三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益

行为的情况；

（四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的

限售股份。

（五）其他说明事项

本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京

证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减

持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。

五、备查文件

（一）股东名册；

（二）股票解除限售申请表；

（三）股票解除限售申请书；

（四）《中国结算关于发布解除限售公告的通知》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日  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