长江承销保荐

关于河南黄国粮业股份有限公司的风险提示性公告

长江承销保荐作为河南黄国粮业股份有限公司的持续督导主办券商，通过日

常督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号 类别 风险事项

挂牌公司是

否履行信息

披露义务

1 信息披露 公司未能规范履行信息披露义务（收购

事项中公司及相关信息披露义务人未

能规范履行信息披露义务）

否

2 信息披露 其他（投资者及其一致行动人权益变动

违规）

否

3 其他 其他（如果实际控制人变更管理团队、

改变业务发展方向或变更经营模式，可

能会给公司经营带来不确定性）

否

（二） 风险事项情况

2024 年 11月 18 日，河南黄国粮业股份有限公司实际控制人、控股股东

周兴伍通过盘后大宗交易方式减持公司股份 49,623,800 股，本次交易前周兴

伍持有 58,328,942 股，持股比例为 45.01%，本次交易后持有公司股份 6.72%。

公司在册股东中，周兴伍之子周子钞持有公司股份 3,938,000股，周兴伍控制

的公司潢川康丽投资管理有限公司持有公司股份 9,947,000股，周子钞、潢川

康丽投资管理有限公司为周兴伍的一致行动人。周子钞和潢川康丽投资管理有

限公司本次无交易，一致行动人股份合并计算后，本次交易前，周兴伍及其一

致行动人合计持有公司股份 72,213,942 股，持股比例为 55.72%；本次交易

后，合计持有公司股份 22,590,142股，持股比例为 17.43%。

2024 年 11月 18 日，黄国粮业的股东信阳豫东南产业投资有限公司（以

下简称“豫东南”）通过盘后大宗交易方式增持公司 28,013,000 股，本次交

易前豫东南持有公司 6,979,000股，持股比例为 5.39%，本次交易后持有公司

34,992,000 股，持股比例为 27.00%。豫东南的子公司河南豫韵食创投资有限

公司为豫东南的一致行动人，本次交易前不持有公司的股份，其 11 月 18日通

过盘后大宗交易方式增持公司 21,610,800 股，本次交易后持有公司股份

16.68%。一致行动人股份合并计算后，本次交易前，豫东南及其一致行动人合

计持有公司股份 6,979,000 股，持股比例为 5.39%；本次交易后，合计持有公

司股份 56,602,800 股，持股比例为 43.68%。

综上，上述投资者及其一致行动人合计持股变动在一个交易日内达到

49,623,800 股，持股比例变动幅度达 38.29%，除因最小交易单元或大宗交易

不可分拆导致超线等特殊情形外，未按照《非上市公众公司收购管理办法》第

十三条的规定分拆交易并履行信息披露义务。公司已于两个交易日内披露《关

于股东持股情况变动的提示性公告》，但投资者及其一致行动人未及时披露《权

益变动报告书》等文件。

此外，本次权益变动涉及公司第一大股东、实际控制人及其一致行动人变

动，构成收购事项，但公司及其相关信息披露义务人尚未履行收购过程中的信

息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市

公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等相关规定。

同时，公司可能存在实际控制人变更后管理团队变动、业务发展方向或经

营模式改变的情形，可能会给公司经营带来不确定性风险。

二、 风险事项进展情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上述投资者及其一致行动人未及时披露《权益

变动报告书》等文件，权益变动涉及公司第一大股东、实际控制人及其一致行

动人变动，构成收购事项，公司及其相关信息披露义务人尚未履行收购过程中

的信息披露义务。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情

形。

上述信息披露义务人未规范操作权益变动事项，未履行收购过程中的信息

披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公

众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员存在被监管机构采取监

管措施或处罚的风险。

公司可能存在实际控制人变更后管理团队变动、业务发展方向或经营模式

改变的情形，可能会给公司经营带来不确定性风险。

四、 主办券商提示

主办券商在知悉上述事实后，立即向公司询问、核实相关情况并督促公司

与相关责任主体积极沟通，补充履行信息披露义务。主办券商于 2024 年 11月

25 日发布了《长江承销保荐关于河南黄国粮业股份有限公司的风险提示性公

告》。截至目前，公司及其相关信息披露义务人仍未履行收购过程中的信息披

露义务。作为公司的主办券商，长江承销保荐已履行对挂牌公司的持续督导义

务，督促挂牌公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的治理情况

及持续经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎做出投资决策，

注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

长江承销保荐

2024年 12 月 31日  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