公告编号：2024-050

证券代码：
93
证券简称：森宝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器        主办券商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万联证券

广州森宝电器股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

佛 山

通 宝

华 通

控 制

器 有

限 公

司

合计持

有股份

0 0% 6,570,000 19.4468%       特定

事项

协议

转让

其中：无

限售股

份

0 0% 6,570,000 19.4468%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

周 亦

武

合计持

有股份

4,800,000 14.2077% 0 0%       特定

事项

协议

转让

其中：无

限售股

份

4,800,000 14.2077% 0 0%

     有 0 0% 0 0%

限售股

份

袁 伟

明

合计持

有股份

840,000 2.4863% 0 0%       特定

事项

协议

转让

其中：无

限售股

份

840,000 2.4863% 0 0%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

杨 灼

坚

合计持

有股份

600,000 1.7760% 0 0%       特定

事项

协议

转让

其中：无

限售股

份

600,000 1.7760% 0 0%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

邓 莹

荧

合计持

有股份

210,000 0.6216% 0 0%       特定

事项

协议

转让

其中：无

限售股

份

210,000 0.6216% 0 0%

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

吴 玉

桃

合计持

有股份

120,000 0.3552% 0 0%       特定

事项

协议其中：无 120,000 0.3552% 0 0%

限售股

份

转让

     有

限售股

份

0 0% 0 0%

2024 年 12月 30日，佛山通宝华通控制器有限公司（以下简称“佛山通宝”）

与周亦武、袁伟明、杨灼坚、邓莹荧、吴玉桃分别签署了《股份转让合同》。

1、周亦武拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 4,800,000股股份，直接持股比例从 14.2077%变为 0.00%；

2、袁伟明拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 840,000 股股份，直接持股比例从 2.4863%变为 0.00%；

3、杨灼坚拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 600,000 股股份，直接持股比例从 1.7760%变为 0.00%；

4、邓莹荧拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 210,000 股股份，直接持股比例从 0.6216%变为 0.00%；

5、吴玉桃拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 120,000 股股份，直接持股比例从 0.3552%变为 0.00%；

6、佛山通宝拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式增

持挂牌公司 6,570,000股股份，直接持股比例从 0.00%变为 19.4468%。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要

内容

周亦武拟将其持有公司 4,800,000股股份，通过特定事项协议转让方式以

15,628,320.00元转让给佛山通宝。袁伟明拟将其持有公司 840,000 股股份，

通过特定事项协议转让方式以 2,734,956.00 元转让给佛山通宝。杨灼坚拟将

其持有公司 600,000 股股份，通过特定事项协议转让方式以 1,953,540.00 元

转让给佛山通宝。邓莹荧拟将其持有公司 210,000股股份，通过特定事项协议

转让方式以 683,739.00 元转让给佛山通宝。吴玉桃拟将其持有公司 120,000

股股份，通过特定事项协议转让方式以 390,708.00元转让给佛山通宝。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 佛山通宝华通控制器有限公司

法定代表人 王松

实际控制人 广州市人民政府

成立日期 2010年 12月 16日

注册资本（单位：元） 152,200,000

住所/通讯地址 佛山市禅城区上沙东街 43号

经营范围

一般项目：工业自动控制系统装置制造;智能仪

器仪表制造;机械电气设备制造;输配电及控制

设备制造:配电开关控制设备制造:电子元器件

与机电组件设备制造:汽车零部件及配件制造;

高铁设备、配件制造;电器辅件制造;电容器及其

配套设备制造:变压器、整流器和电感器制造:工

业自动控制系统装置销售:智能仪器仪表销售:

机械电气设备销售:配电开关控制设备销售:电

子元器件与机电组件设备销售;汽车零配件零

售:高铁设备、配件销售:电器辅件销售:电容器

及其配套设备销售:知识产权服务(专利代理服

务除外):企业管理咨询:技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:货

物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司类型 其他有限责任公司

股权结构

广州工业投资控股集团有限公司持股比例 15%，

井冈山市雄关漫道投资合伙企业（有限合伙）持

股比例 30%，井冈山鲲鹏展翅投资合伙企业（有

限合伙）持股比例 25%，广州工控混改股权投资

基金合伙企业（有限合伙）持股比例 5%，广州工

控国发一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

持股比例 25%。其中广州工控混改股权投资基金

合伙企业（有限合伙）与广州工控国发一号股权

投资基金合伙企业（有限合伙）最终实际控制人

为广州工业投资控股集团有限公司，因此企业控

股股东为广州工业投资控股集团有限公司，最终

实际控制人为广州市人民政府。

统一社会信用代码 91440600566655479C

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 周亦武

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 广东省广州市海珠区怡情街 30号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 袁伟明

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 广东省广州市越秀区德政中路里仁坊 12号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 杨灼坚

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 广东省广州市海珠区现代三街 12号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 邓莹荧

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 广东省广州市荔湾区龙津东路洞神坊 49号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 吴玉桃

性别 女

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否

住所/通讯地址 广东省广州市荔湾区逢源中约 58号

是否属于失信联合惩戒对象 否

2024 年 12 月 30 日，佛山通宝与周亦武、袁伟明、杨灼坚、邓莹荧、吴玉

桃分别签署了《股份转让合同》。

1、周亦武拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 4,800,000股股份，直接持股比例从 14.2077%变为 0.00%；

2、袁伟明拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 840,000 股股份，直接持股比例从 2.4863%变为 0.00%；

3、杨灼坚拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 600,000 股股份，直接持股比例从 1.7760%变为 0.00%；

4、邓莹荧拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 210,000 股股份，直接持股比例从 0.6216%变为 0.00%；

5、吴玉桃拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式减持

挂牌公司 120,000 股股份，直接持股比例从 0.3552%变为 0.00%；

6、佛山通宝拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式增

持挂牌公司 6,570,000股股份，直接持股比例从 0.00%变为 19.4468%。

二、 所涉及后续事项

1、本次拟通过特定事项协议转让方式交易股份，未违反《公司法》、《公

司章程》及全国中小企业股份转让系统业务规则等有关股份转让的规定。

2、本次股份变动未导致本公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变

化。

3、本次股份变动涉及股东权益变动，需要披露权益变动报告书。

4、2024年 12月 30日，佛山通宝与公司自然人股东魏剑光、沈金波分别签

署了《股份转让意向书》，拟于相关股份解除限售后进行交易。

公司将继续关注公司股东权益变动的交易进展情况，并履行相关的信息披露

义务。

1、周亦武拟通过特定事项协议转让方式减持挂牌公司 4,800,000 股股份，

累计直接持股比例从 14.2077%变为 0.00%。本次股份变动需要披露权益变动报告

书， 详见信息披露义务人周亦武于 2024年 12月 31日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益变动报告书》公告

编号： 2024-052）。

2、佛山通宝拟通过特定事项协议转让方式增持挂牌公司 6,570,000 股股份，

直接持股比例从 0.00%变 19.4468%。本次股份变动需要披露权益变动报告书， 详

见信息披露义务人佛山通宝于 2024 年 12 月 31 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益变动报告书》公告编号：

2024-053）。

三、 备查文件目录

1、《权益变动报告书（2024-052）》

http://www.neeq.com.cn/
http://www.neeq.com.cn/

2、《权益变动报告书（2024-053）》

3、《股份转让合同》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日

	一、 本次持股变动基本情况
	（一） 投资者股份变动情况
	（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容
	（三） 投资者基本情况
	1、 法人基本信息
	2、 自然人基本信息

	二、 所涉及后续事项
	三、 备查文件目录