公告编号：2025-003

证券代码：430064        证券简称：ST 金山顶        主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后
变动

时间

变动

方式 股数（股）
占股本比

例
股数（股）

占股本比

例

北 京

众 拓

锦 程

投 资

咨 询

中 心

（ 有

限 合

伙）

合计持有

股份

11,135,341 22.2707% 12,500,000 25% 2025

年 1月

2 日

大宗

交易

其中：无

限售股份

2,055,901 4.1118% 3,420,560 6.8411%

     有

限售股份

9,079,440 18.1589% 9,079,440 18.1589%

2025 年 1 月 2 日，北京众拓锦程投资咨询中心（有限合伙）通过大宗交易

方式增持 1364659股。拥有权益比例从 22.2707%变为 25%。

（二） 投资者基本情况

1、 合伙企业基本信息

企业名称 北京众拓锦程投资咨询中心（有限合伙）

合伙类型 有限合伙

公告编号：2025-003

执行事务合伙人 孙立成

成立日期 2011年 2月 14日

住所/通讯地址 北京市朝阳区北苑路 170号 4号楼 2层 20308室

经营范围
经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；企业管理

咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

统一社会信用代码 91110105569511702J

是否属于失信联合惩戒对象 否

2025 年 1 月 2 日，北京众拓锦程投资咨询中心（有限合伙）通过大宗交易

方式增持 1364659股。拥有权益比例从 22.2707%变为 25%。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动不会导致第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动涉及披露权益变动报告书，详见在全国中小企业股份转让系统

披露的《权益变动报告书》（公告编号：2025-002）。

三、 备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2025-002）

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日  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