证券代码：605567         证券简称：春雪食品        公告编号：2025-007

春雪食品集团股份有限公司

关于股东减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东持股的基本情况

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）40名自然人股东减持前持

股情况，详见本公告“一、减持主体减持前基本情况”。

 减持计划的实施结果情况

2024 年 11月 5 日，公司披露《春雪食品集团股份有限公司关于股东减持股

份计划的公告》（公告编号：2024-062），公司部分自然人股东因需偿还证券非交

易过户缴纳税费而发生的个人借款和银行贷款到期金额较大，故仅能依靠减持部

分股份。

截至 2024年 12 月 31日，本次减持计划的减持时间区间届满，公司 40名自

然人股东通过集中竞价交易方式减持其各自通过证券非交易过户方式取得的公

司股份合计 1,934,821 股，占公司总股本的 0.9674%，通过大宗交易方式减持其

各自通过证券非交易过户方式取得的公司股份合计 3,522,407股，占公司总股本

的 1.7612%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源

刘贵贤 5%以下股东 695,896 0.3479%
其他方式取得：513,821 股

集中竞价交易取得：182,075股

冯长兴 5%以下股东 890,898 0.4454% 其他方式取得：813,798 股

2

集中竞价交易取得：77,100股

李玉强 5%以下股东 242,600 0.1213% 其他方式取得：242,600 股

张京理 5%以下股东 432,273 0.2161% 其他方式取得：432,273 股

于建辉 5%以下股东 741,000 0.3705% 其他方式取得：741,000 股

王振才 5%以下股东 351,163 0.1756% 其他方式取得：351,163 股

李翠玲 5%以下股东 353,063 0.1765% 其他方式取得：353,063 股

姜冬梅 5%以下股东 83,463 0.0417%
其他方式取得：83,263 股

集中竞价交易取得：200股

戴国兵 5%以下股东 256,163 0.1281% 其他方式取得：256,163 股

徐春 5%以下股东 376,763 0.1884% 其他方式取得：376,763 股

王俊丽 5%以下股东 281,000 0.1405%
其他方式取得：264,000 股

集中竞价交易取得：17,000股

黄鲁 5%以下股东 330,363 0.1652% 其他方式取得：330,363 股

姜鸿 5%以下股东 403,063 0.2015% 其他方式取得：403,063 股

宋永波 5%以下股东 152,401 0.0762% 其他方式取得：152,401 股

吕永波 5%以下股东 139,501 0.0698% 其他方式取得：139,501 股

王晓芳 5%以下股东 126,701 0.0634% 其他方式取得：126,701 股

董桂平 5%以下股东 175,532 0.0878% 其他方式取得：175,532 股

辛占元 5%以下股东 126,585 0.0633% 其他方式取得：126,585 股

盖希峰 5%以下股东 168,192 0.0841% 其他方式取得：168,192 股

初成利 5%以下股东 126,592 0.0633% 其他方式取得：126,592 股

李安娜 5%以下股东 213,753 0.1069% 其他方式取得：213,753 股

隋强 5%以下股东 84,319 0.0422% 其他方式取得：84,319 股

韩卫东 5%以下股东 111,456 0.0557%
其他方式取得：98,956 股

集中竞价交易取得：12,500股

潘伟健 5%以下股东 91,356 0.0457% 其他方式取得：91,356 股

王克祝 5%以下股东 1,766,036 0.8830% 其他方式取得：1,766,036 股

朱杰鹏 5%以下股东 797,234 0.3986% 其他方式取得：797,234 股

杨丽娜 5%以下股东 249,663 0.1248% 其他方式取得：180,963 股

3

集中竞价交易取得：68,700股

赵法智 5%以下股东 351,163 0.1756% 其他方式取得：351,163 股

宋文芝 5%以下股东 214,101 0.1071% 其他方式取得：214,101 股

王磊 5%以下股东 264,693 0.1323%
其他方式取得：255,293 股

集中竞价交易取得：9,400股

代龙军 5%以下股东 175,392 0.0877% 其他方式取得：175,392 股

姜红梅 5%以下股东 312,713 0.1564% 其他方式取得：312,713 股

黄东东 5%以下股东 375,000 0.1875% 其他方式取得：375,000 股

李伟志 5%以下股东 253,300 0.1267%
其他方式取得：250,000 股

集中竞价交易取得：3,300股

徐淑芹 5%以下股东 75,000 0.0375% 其他方式取得：75,000 股

郑会民 5%以下股东 132,400 0.0662%
其他方式取得：35,000 股

集中竞价交易取得：97,400股

董锦晓 5%以下股东 225,000 0.1125% 其他方式取得：225,000 股

吕高峰 5%以下股东 69,000 0.0345%
其他方式取得：55,000 股

集中竞价交易取得：14,000股

杜京武 5%以下股东 75,000 0.0375% 其他方式取得：75,000 股

王成强 5%以下股东 75,000 0.0375% 其他方式取得：75,000 股

注：1、刘贵贤、冯长兴、李玉强、张京理、于建辉、王振才、李翠玲、姜冬梅、戴国兵、

徐春、王俊丽、黄鲁、姜鸿、宋永波、吕永波、王晓芳、董桂平、辛占元、盖希峰、初成利、

李安娜、隋强、韩卫东、潘伟健、朱杰鹏、杨丽娜、赵法智、宋文芝、代龙军“当前持股股

份来源”中“其他方式取得”是指：莱阳市同利投资中心（有限合伙）解散，通过证券非交

易过户方式取得。

2、黄东东、李伟志、徐淑芹、郑会民、董锦晓、吕高峰、杜京武、王成强“当前持股股份

来源”中“其他方式取得”是指：莱阳市春华投资中心（有限合伙）解散，通过证券非交易

过户方式取得。

3、王克祝、姜红梅、王磊“当前持股股份来源”中“其他方式取得”是指：莱阳市同利投

资中心（有限合伙）解散，通过证券非交易过户方式分别取得的 1711836 股、40113 股、201093

股；莱阳市春华投资中心（有限合伙）解散，通过证券非交易过户方式分别取得的 54200

股、272600 股、54200 股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名

称

减持数量

（股）
减持比例 减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）
减持总金额（元）

减持完成情

况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

刘贵贤 213,821 0.1069%
2024/11/26～

2024/11/26
集中竞价交易 8.92－9.07  1,932,965.00 已完成 301,400 0.1507%

冯长兴 232,800 0.1164%
2024/11/29～

2024/11/29
集中竞价交易 9.29－9.30  2,164,840.00 已完成 1,000 0.0005%

李玉强 155,200 0.0776%
2024/11/26～

2024/11/28
集中竞价交易 9.00－9.14  1,407,028.00 已完成 147,400 0.0737%

张京理 432,273 0.2161%
2024/11/25～

2024/11/25
大宗交易 8.79－8.79  3,799,679.67 已完成 0 0.0000%

于建辉 300,000 0.1500%
2024/11/18～

2024/11/18
大宗交易 8.48－8.48  2,544,000.00 已完成 441,000 0.2205%

王振才 51,700 0.0259%
2024/11/26～

2024/11/26
集中竞价交易 8.99－8.99  464,783.00 已完成 299,463 0.1497%

李翠玲 51,700 0.0259%
2024/11/26～

2024/12/10
集中竞价交易 8.95－10.48  472,495.00 已完成 301,363 0.1507%

姜冬梅 25,300 0.0127%
2024/12/10～

2024/12/12
集中竞价交易 10.18－10.80  263,440.00 已完成 58,163 0.0291%

戴国兵 51,700 0.0259%
2024/11/28～

2024/12/10
集中竞价交易 9.12－10.48  487,309.00 已完成 204,463 0.1022%

徐春 51,700 0.0259%
2024/12/31～

2024/12/31
集中竞价交易 8.91－8.91  460,647.00 已完成 325,063 0.1625%

王俊丽 51,700 0.0259%
2024/11/26～

2024/12/12
集中竞价交易 8.96－10.70  519,690.00 已完成 212,300 0.1062%

黄鲁 0 0%
2024/11/26～

2024/12/31
集中竞价交易 0－0  0 已完成 330,363 0.1652%

姜鸿 51,700 0.0259%
2024/11/29～

2024/12/31
集中竞价交易 8.88－9.38  468,396.00 已完成 41,363 0.0207%

宋永波 25,900 0.0130%
2024/11/26～

2024/11/26
集中竞价交易 8.91－8.93  231,069.00 已完成 126,501 0.0633%

吕永波 25,900 0.0130% 2024/11/28～ 集中竞价交易 9.20－10.48  249,682.00 已完成 113,601 0.0568%

2024/12/10

王晓芳 25,900 0.0130%
2024/11/26～

2024/11/26
集中竞价交易 8.98－8.98  232,582.00 已完成 100,801 0.0504%

董桂平 25,900 0.0130%
2024/12/16～

2024/12/16
集中竞价交易 10.47－10.47  271,173.00 已完成 149,632 0.0748%

辛占元 25,900 0.0130%
2024/12/10～

2024/12/10
集中竞价交易 10.48－10.48  271,432.00 已完成 100,685 0.0503%

盖希峰 25,900 0.0130%
2024/11/26～

2024/12/12
集中竞价交易 8.88－11.00  238,678.00 已完成 142,292 0.0711%

初成利 25,900 0.0130%
2024/11/26～

2024/11/28
集中竞价交易 9.06－9.15  236,454.00 已完成 100,692 0.0503%

李安娜 25,800 0.0129%
2024/12/10～

2024/12/31
集中竞价交易 8.85－11.00  253,354.00 已完成 191,453 0.0957%

隋强 15,500 0.0078%
2024/12/10～

2024/12/10
集中竞价交易 10.48－10.48  162,440.00 已完成 68,819 0.0344%

韩卫东 8,500 0.0043%
2024/12/13～

2024/12/13
集中竞价交易 11.11－11.11  94,435.00 已完成 102,956 0.0515%

潘伟健 15,500 0.0078%
2024/11/26～

2024/11/26
集中竞价交易 8.98－8.98  139,190.00 已完成 75,856 0.0379%

王克祝 206,900 0.1035%
2024/12/10～

2024/12/10
集中竞价交易 10.48－10.48  2,168,312.00 已完成 0 0%

朱杰鹏 52,000 0.0260%
2024/11/26～

2024/12/16
集中竞价交易 8.91－11.04  506,760.00 已完成 745,234 0.3726%

杨丽娜 51,700 0.0259%
2024/12/2～

2024/12/4
集中竞价交易 9.40－9.90  493,420.00 已完成 226,263 0.1131%

赵法智 51,700 0.0259%
2024/12/10～

2024/12/10
集中竞价交易 10.48－10.48  541,816.00 已完成 299,463 0.1497%

宋文芝 7,000 0.0035%
2024/12/5～

2024/12/12
集中竞价交易 9.40－10.50  71,648.00 已完成 207,101 0.1036%

王磊 67,100 0.0336%
2024/12/10～

2024/12/10
集中竞价交易 10.48－10.48  703,208.00 已完成 267,993 0.1340%

代龙军 25,900 0.0130%
2024/11/29～

2024/12/10
集中竞价交易 9.35－10.48  255,232.00 已完成 149,492 0.0747%

姜红梅 100,000 0.0500% 2024/12/2～ 集中竞价交易 9.50－10.48  999,000.00 已完成 212,713 0.1064%

2024/12/10

黄东东 30,000 0.0150%
2024/12/10～

2024/12/10
集中竞价交易 10.48－10.48  314,400.00 已完成 345,000 0.1725%

李伟志 0 0%
2024/11/8～

2024/12/31
集中竞价交易 0－0  0.00 已完成 250,300 0.1252%

徐淑芹 41,200 0.0206%
2024/11/28～

2024/11/28
集中竞价交易 9.06－9.06  373,272.00 已完成 33,800 0.0169%

郑会民 35,000 0.0175%
2024/11/28～

2024/11/28
集中竞价交易 9.11－9.11  318,850.00 已完成 58,600 0.0293%

董锦晓 0 0%
2024/11/8～

2024/12/31
集中竞价交易 0－0  0.00 已完成 225,000 0.1125%

吕高峰 41,200 0.0206%
2024/11/29～

2024/11/29
集中竞价交易 9.23－9.23  380,276.00 已完成 17,200 0.0086%

杜京武 0 0%
2024/11/8～

2024/12/31
集中竞价交易 0－0  0.00 已完成 75,000 0.0375%

王成强 41,200 0.0206%
2024/11/8～

2024/11/8
集中竞价交易 8.95－8.97  369,017.00 已完成 33,800 0.0169%

注：1、上表“减持数量（股）”栏，减持股份为莱阳市同利投资中心（有限合伙）解散或莱阳市春华投资中心（有限合伙）解散各股东通过证券非交易

过户方式取得的股份，依据相关规定及监管要求，应当予以披露。2、上表“当前持股数量（股）”，截至日期为 2024年 12月 31日。其中个别股东持

股数量相对发生变动，系个人通过集中竞价交易方式买入公司股份或卖出自行购入的公司股份。3、除上表列示外，股东通过大宗交易方式减持非交易过

户取得的股份情况如下：①2024年 11月 19日，刘贵贤通过大宗交易减持 30万股，减持价格 8.67元/股，减持总金额 260.10万元。②2024年 11月 28

日，冯长兴通过大宗交易减持 58.0998万股，减持价格 9.13元/股，减持总金额 530.451174万元。③2024年 11月 20日，姜鸿通过大宗交易方式减持

35万股，减持价格 8.86元/股，减持总金额 310.10万元。④2024年 11月 18日至 2024年 11月 22日，王克祝通过大宗交易减持 155.9136万股，减持

价格 8.00-8.19元/股，减持总金额 1,256.2898 万元。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025 年 1月 4日 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