证券代码：002445            证券简称：中南文化           公告编号：2025-003

中南红文化集团股份有限公司

关于拟出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原持有极米科技股份有

限公司（以下简称“极米科技”）1,759,363股股票（2021年年度权益分派实施

后），占极米科技总股本的2.51%，2022年3月3日上述股票解除限售，全部转为

无限售条件流通股，股份来源为极米科技首次公开发行前股份。公司于2022年6

月20日至今累计出售极米科技股份834,646股。截至目前，公司仍持有极米科技

924,717股股票，约占其总股本的1.32%。

为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及

使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过924,717股。公司于2025年1月2日召

开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括

但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、

签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，

若极米科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

 由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润

尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，

公司本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

 1、标的资产概况

标的资产名称：公司持有的极米科技股票

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重

大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转

移的其他情况。

历史沿革：2016年4月，公司以自有资金出资5,000万元对极米科技进行增资，

增资后取得当时极米科技0.7862%的股权。

极米科技首次公开发行股票于2021年3月3日在上海证券交易所科创板上市，

向社会公开发行人民币普通股（A股）1,250 万股，每股面值1元，发行价格为

133.73元/股。公司当时持有其1,256,688股股票，占极米科技总股本的2.51%。

 2022年5月，极米科技实施了2021年年度权益分派，以总股本50,000,000 股

为基数，每股派发现金红利3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4

股，共计派发现金红利150,000,000 元，转增20,000,000 股，本次分配后极米

科技总股本为70,000,000 股，公司对应的持股变为1,759,363 股。

公司于2022年6月20日至今累计出售极米科技股份834,646股。截至本公告披

露日，公司仍持有极米科技924,717股股票，约占其总股本的1.32%。

2、极米科技基本情况

公司名称：极米科技股份有限公司

统一社会信用代码：915101000833108553

类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋

法定代表人：钟波

注册资本：7000万元人民币

成立日期：2013-11-18

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；日

用家电零售；日用电器修理；家用视听设备销售；家用电器零配件销售；智能家

庭消费设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；广告制

作；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术进

出口；电子产品销售；货物进出口；软件销售；非居住房地产租赁；物业管理；

单用途商业预付卡代理销售；旧货销售；玩具销售；日用杂品销售；音响设备销

售；音响设备制造【分支机构经营】；广播电视传输设备销售；移动终端设备制

造【分支机构经营】；平面设计；广播影视设备销售；家用电器研发。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息

服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；

广播电视节目制作经营；网络文化经营；废弃电器电子产品处理；互联网域名根

服务器运行；互联网顶级域名运行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经查询，极米科技不是失信被执行人。

3、极米科技经营情况详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

披露的定期报告，该公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元（人民币）

项目
2023 年 12 月 31 日

（经审计）

2024 年 9 月 30 日

（未经审计）

资产总额 5,582,216,470.01 5,267,058,474.88

负债总额 2,462,209,298.59 2,297,289,701.64

应收账款总额 216,187,476.77 132,692,217.86

归属于上市公司股东的净资产 3,116,559,453.98 2,966,568,891.32

项目
2023 年

（经审计）

2024 年 1-9 月

（未经审计）

营业收入  3,556,563,980.75 2,281,404,056.74

营业利润  32,547,143.10 -51,533,976.16

归属于上市公司股东的净利润  120,503,477.67 -40,330,801.16

归属于上市公司的扣除非经常

性损益的净利润
68,222,244.97 -64,233,681.96

经营活动产生的现金流量净额  378,268,875.23 52,137,032.75

注：以上财务数据来源于极米科技《2023 年年度报告》及《2024 年第三季

度报告》。

三、本次交易安排

1、交易期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内

2、交易方式及数量：拟采取集中竞价、大宗交易、询价转让等上海证券交

易所认可的方式择机出售不超过 924,717 股极米科技股票，若极米科技发生送股、

资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动

3、交易价格：根据二级市场股价走势择机出售

4、授权事项：提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权

范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、

交易价格、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

四、出售股票资产的目的和对公司的影响

公司出售持有的股票资产有利于提高资产运营效率，优化公司资产结构，促

进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。本次拟出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影

响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影

响以注册会计师审计后的最终数据为准。

本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售股票

的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投

资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日