证券代码：000408          证券简称：藏格矿业        公告编号：2025-003

藏格矿业股份有限公司

关于筹划公司控制权变更事项的公告

特别提示：

1、因藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏藏格创业投

资集团有限公司及其一致行动人林吉芳女士（以下简称“藏格创投及其一致行动

人”）正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。为保证公平信

息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：

藏格矿业，股票代码：000408）自2025年1月10日（星期五）上午开市起停牌，

预计停牌时间不超过2个交易日。

2、截至本公告日，控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司持有的

341,668,908股公司股份属于质押状态，占其所持股份的94.49%，占公司总股本的

21.62%（详见《关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告》（公告编号：

2024-037））。为配合本次交易的后续股份转让过户，控股股东西藏藏格创业投资

集团有限公司将尽快办理相关股份的解除质押手续。

3、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大

投资者关注后续公告，并注意投资风险。

公司近日收到公司控股股东藏格创投及其一致行动人，以及第二大股东宁波

梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司（以下简称“新沙鸿运投资”）的通知，

正在筹划股份转让事宜，藏格创投及其一致行动人股份转让比例预计占公司总股

本的17.51%、新沙鸿运投资股份转让比例预计占公司总股本的7.21%，合计股份

转让比例预计占公司总股本的24.72%，该事项可能涉及公司的控制权变更。本次

交易对手方为紫金矿业集团股份有限公司或其控股子公司，紫金矿业集团股份有

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

限公司是一家以黄金、铜、锌及其他基本金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿

业集团，属于有色金属行业。截至2024年9月30日，紫金矿业全资子公司紫金矿

业投资（上海）有限公司持有公司0.85%的股份，如本次交易顺利进行，紫金矿

业及其子公司持有公司股份比例可能超过25%。

鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，

避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证

券交易所申请，公司股票（股票简称：藏格矿业，股票代码：000408）自2025年

1月10日（星期五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和

要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公

司股票复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上

述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年1月10日