证券代码：688786    证券简称：悦安新材      公告编号：2025-001

江西悦安新材料股份有限公司

关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股5%以上

股东权益变动的提示性公告

重要内容提示：

 本次权益变动系江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控

制人与部分一致行动人解除一致行动关系，不涉及各方减持股份，亦不触及要约收购。

 李上奎先生为公司控股股东、实际控制人，同时是赣州岳龙投资有限公司

（以下简称“岳龙投资”）的实际控制人；李上奎先生与李博先生为父子关系，李博

先生为赣州岳龙企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岳龙合伙”）及赣州宏

悦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏悦合伙”）的执行事务合伙人，鉴

于上述关系，李上奎先生、李博先生、岳龙投资、岳龙合伙及宏悦合伙构成一致行动

关系。本次权益变动前，李上奎先生、李博先生、岳龙投资、岳龙合伙及宏悦合伙合

计持有公司32,056,250股，占当时公司总股本的比例为37.52%。

 鉴于岳龙合伙的执行事务合伙人已由李博先生变更为邹平华女士；宏悦合伙

的执行事务合伙人已由李博先生变更为王启财先生，岳龙合伙、宏悦合伙与公司实际

控制人的一致行动关系解除。本次权益变动后李上奎先生、李博先生、岳龙投资合计

持有公司39,978,750股，持股比例为33.36%；岳龙合伙持有公司3,850,000股，持股比

例为3.21%；宏悦合伙持有公司1,050,000股，持股比例为0.88%。

 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、 信息披露义务人的基本情况

（一） 信息披露义务人一

姓名 李上奎

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

性别 男

国籍 中国

住所 江西省赣州市大余县新华工业园

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

（二） 信息披露义务人二

姓名 李博

性别 男

国籍 中国

住所 江西省赣州市大余县新华工业园

是否取得其他国家或

地区的居留权
否

（三） 信息披露义务人三

企业名称 赣州岳龙投资有限公司

注册地址 江西省赣州市大余县双创中心六楼

法人代表 李上奎

注册资本 155 万元

经营期限 2009年7月17日至长期

统一社会信用代码 914401136915334463

企业类型 有限责任公司

经营范围

企业自有资金投资；投资咨询服务；房屋租赁；场地租赁

（不含仓储） （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动）

（四）信息披露义务人四

企业名称 赣州岳龙企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址
江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心1号楼

509-035室

执行事务合伙人 李博

注册资本 1,650万元

经营期限 2018年11月14日-2048年11月13日

统一社会信用代码 91360702MA3886JM01

企业类型 有限合伙企业

经营范围
企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

（五）信息披露义务人五

企业名称 赣州宏悦企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址
江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心1号楼

509-036室

执行事务合伙人 李博

注册资本 450万元

经营期限 2018年11月14日-2048年11月13日

统一社会信用代码 91360702MA3886LN1G

企业类型 有限合伙企业

经营范围
企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动）

注：岳龙合伙及宏悦合伙的注册地址已同步更新。

二、本次权益变动的基本情况

公司于近日收到岳龙合伙及宏悦合伙发来的《关于赣州岳龙企业管理合伙企业

（有限合伙）、赣州宏悦企业管理合伙企业（有限合伙）变更执行事务合伙人的告知

函》，岳龙合伙执行事务合伙人由李博先生变更为邹平华女士，宏悦合伙执行事务合

伙人由李博先生变更为王启财先生。

本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人李上奎先生是岳龙投资的实际控制

人，李上奎先生与李博先生为父子关系，李博先生为岳龙合伙及宏悦合伙的执行事务

合伙人，鉴于上述关系，李上奎先生、李博先生、岳龙投资、岳龙合伙及宏悦合伙构

成一致行动关系，合计持有公司32,056,250股，占当时公司总股本的比例为37.52%。

本次权益变动后，李博先生与岳龙合伙及宏悦合伙解除一致行动关系，李博先生

不再通过岳龙合伙及宏悦合伙间接控制公司具有表决权的股份。本次权益变动导致公

司实际控制人及其一致行动人关系发生变化，不涉及各方减持股份，不会导致公司控

股股东、实际控制人的变更。

本次权益变动前后，实际控制人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况如

下：

股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)

占总股本比例

(%)

股数(股)

占总股本比例

(%)

李上奎 22,746,250 26.62 31,844,750 26.57

李博 2,905,000 3.40 4,067,000 3.39

赣州岳龙投资有限公司 2,905,000 3.40 4,067,000 3.39

赣州岳龙企业管理合伙企业

（有限合伙）
2,750,000 3.22

不再依据《上市公司收购管理办

法》规定，被认定为与实际控制

人存在一致行动关系。
赣州宏悦企业管理合伙企业

（有限合伙）
750,000 0.88

合计持有股份 32,056,250 37.52 39,978,750 33.36

其中：无限售条件股份 32,056,250 37.52 39,978,750 33.36

有限售条件股份 0 0 0 0

注 1：本表格所涉“股数”均为直接持股数量。

注 2：公司于 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 11 月 4 日，因股权激励两次归属结果导致公司总股

本由 85,440,800 股增加至 85,595,240 股，公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释

0.07%。

注3：公司于2024年5月30日实施2023年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4

股，本次转增后，公司总股本由85,595,240股增加至119,833,336股。李上奎由本次转增前持股数量

22,746,250股，变更为31,844,750股；李博由本次转增前持股数量2,905,000股，变更为4,067,000股；

岳龙投资由本次转增前持股数量2,905,000股，变更为4,067,000股。公司实际控制人及其一致行动

人合计持股比例未发生变化。

注4：本表格所涉“变动前持有股份占总股本比例”以公司首次公开发行股票并上市后的总股

本85,440,800股为基数计算；“变动后持有股份占总股本比例”以公司最新总股本119,833,336股为

基数计算。

注5：合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

三、本次变更对合伙企业的影响

本次执行事务合伙人变更后，邹平华女士作为岳龙合伙的执行事务合伙人将按照

《赣州岳龙企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定处理相关事务，王启财

先生作为宏悦合伙的执行事务合伙人将按照《赣州宏悦企业管理合伙企业（有限合伙）

合伙协议》的约定处理相关事务。本次变更不会对岳龙合伙及宏悦合伙的经营产生实

质性的影响。

四、所涉及后续事项

1、本次权益变动系岳龙合伙及宏悦合伙的执行事务合伙人变更导致公司控股股

东、实际控制人的一致行动人发生变更，不涉及各方减持股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次执行事务合伙人变更后，岳龙合伙及宏悦合伙与李博先生解除一致行动

关系；依据《上市公司收购管理办法》的相关规定，岳龙合伙及宏悦合伙与公司实际

控制人不再构成一致行动关系。

4、各信息披露义务人将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第二

十一条“大股东与其一致行动人解除一致行动关系的，相关方应当在六个月内继续共

同遵守本办法关于大股东减持股份的规定。大股东为控股股东、实际控制人的，相关

方还应当在六个月内继续共同遵守本办法第八条、第十条的规定”及其他相关规定。

5、各信息披露义务人将严格遵守其各自在《悦安新材首次公开发行股票并在科

创板上市招股说明书》中作出的承诺。

6、公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注

意投资风险。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2025年1月11日 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